证券代码：603903         证券简称：中持股份         公告编号：2023-036

中持水务股份有限公司

关于股东减持公司股份及致歉公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日收到股东宁波

杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）（以下简称“远望投资”）

发来的《关于减持中持水务股份有限公司股份的情况说明》，远望投资在其持股

比例减持至低于5%之日起的90日内，通过集中竞价方式减持了公司股份。现将

有关事项公告如下：

一、本次减持前股东持股情况

2023年1月4日，公司披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：

2023-001），远望投资在2023年2月2日至2023年8月1日期间，拟根据市场情况并

通过集中竞价方式减持不超过5,106,389股公司股份，本次减持前远望投资持有公

司股份16,547,343股。

2023年8月2日，公司披露了《股东集中竞价减持股份结果公告》（公告编号：

2023-034）和《简式权益变动报告书》，远望投资持有公司股份比例降至4.999988%，

不再为公司大股东。

二、本次减持公司股份的情况

减持数

量（股）

减持比

例
减持期间

减持方

式

减持价

格区间

（元/

股）

减持总

金额

（元）

当前持股

数量（股）

当前持

股比例

75,600 0.03% 2023/8/18
集中竞

价交易
9.31-9.4 706,664 12,690,343 4.97%

78,000 0.03% 2023/8/21
集中竞

价交易
9.37-9.49 735,114 12,612,343 4.94%

远望投资自2022年7月启动公司股票减持工作以来，全部减持均全权委托券

商采取程序化交易方式进行场内集中竞价交易。由于券商程序化交易系统未设置

大股东减持至低于5%之日起的90日内信息披露规则关联，当股价波动触及减持

价格下限时，系统会自动触发程序化交易，并不需要远望投资下达指令。远望投

资目前已通知券商停止了程序化交易，后续将积极维护市场稳定，严格依据《<

上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则>

问题解答（一）》之第5项的相关规定履行信息披露义务，督促券商尽快完善相关

程序化交易规则设置，避免此类情况发生。

公司获悉此事项后高度重视，后续将加强和持股5%以上的主要股东提前沟

通并及时提示，杜绝此类事件再次发生。

三、备查文件

远望投资出具的《关于减持中持水务股份有限公司股份的情况说明》。

特此致歉并公告。

中持水务股份有限公司董事会

2023年8月22日