证券代码：603169    证券简称：兰石重装    公告编号：临 2023-049

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于控股股东签署《股份转让协议》暨股东权益变动

的提示性公告

重要内容提示:

 本次权益变动方式为国有股权非公开协议转让，控股股东兰州兰石集团

有限公司（以下简称“兰石集团”）持有公司股份减少，湖南华菱湘潭钢铁有限

公司（以下简称“华菱湘钢”）持有公司股份增加，该事宜未触及要约收购。

 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

2023 年 8 月 23 日，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”

或“公司”）接到控股股东兰石集团通知，在履行必要的决策、审批程序后，兰

石集团与华菱湘钢签署了《股份转让协议》（以下简称“协议”），兰石集团将其

持有的 78,377,508 股公司股份（占公司总股本的 6.00%），以非公开协议转让方

式转让给华菱湘钢，本次股份转让完成后，华菱湘钢将成为公司持股 5%以上股

东。

（一）股份转让基本情况

转让方 受让方 转让方式
转让价格

（元/股）

转让数量

（股）

占总股例

（%）

转让价款

（元）

兰石集团 华菱湘钢 协议转让 6.76 78,377,508 6.00 529,831,954.00

注：转让价款以四舍五入方式取整数元。

（二）本次权益变动前后股东持股情况

股东名称

本次权益变动前 变动情况 本次权益变动后

持股数量

（股）

持股比

例（%）

变动数量

（股）

变动比

例（%）

持股数量

（股）

持股比

例（%）

兰石集团 616,431,406 47.19 -78,377,508 -6.00 538,053,898 41.19

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州兰石集团

兰驼农业装备

有限公司

64,008,298 4.90 —— —— 64,008,298 4.90

合计 680,439,704 52.09 -78,377,508 -6.00 602,062,196 46.09

华菱湘钢 —— —— +78,377,508 +6.00 78,377,508 6.00

注：兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司为兰石集团全资子公司，符合《上

海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形，属于一

致行动人。

二、交易双方基本情况

（一）转让方

公司名称：兰州兰石集团有限公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津西路 194 号

法定代表人：王彬

统一社会信用代码：91620100224469959T

注册资本：177,286.3092 万元

成立日期：1992 年 12 月 12 日

主营业务：主要提供能源化工装备、石油钻釆装备、通用机械装备、农用装

备机械装备集研发设计、生产制造及检测、EPC 总承包、工业互联网服务、投资

运营、售后及金融服务等为一体的全过程解决方案。

（二）受让方

公司名称：湖南华菱湘潭钢铁有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：湘潭市岳塘区钢城路

法定代表人：杨建华

统一社会信用代码：914303007700529151

注册资本：1,020,000.00 万元

成立日期：2004 年 12 月 17 日

主营业务：华菱湘钢主营钢、铁冶炼，金属材料制造、销售，钢压延加工等

业务。华菱湘钢系世界 500 强企业湖南钢铁集团有限公司控股上市公司湖南华菱

钢铁股份有限公司（证券简称：华菱钢铁，证券代码：000932）的全资子公司。

华菱湘钢是公司多年的业务合作伙伴，是公司优秀的原材料供应商。华菱湘钢是

中国南方千万吨级的精品钢材生产基地，具备年产钢 1200 万吨生产规模，拥有

炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材等全流程的技术装备且主体装备、生产工艺行业

领先。产品涵盖宽厚板、线材和棒材三大类 1000 多个品种，其中有 33 种产品获

得国家和部、省级优质产品称号，12 种产品获得国家冶金产品实物质量金杯奖，

远销韩国、美国、日本等国家以及欧洲、南美洲、东南亚、中东等地区，在国际

高端市场占有一席之地。

三、股份转让协议的主要内容

本股份转让协议（以下简称为“本协议”）由兰石集团与华菱湘钢双方经过

友好协商，达成一致并于 2023 年 8 月 22 日在甘肃省兰州市签署，协议主要内容

如下：

（一）标的股份

兰石集团所持兰石重装 78,377,508 股股份，占兰石重装总股本的 6.00%（均

系无限售条件流通股）。

（二）交易定价依据及股份转让价款

根据《上市公司国有股权监督管理办法》的规定，本次股份转让价格不得低

于标的公司提示性公告日（即 2022 年 12 月 7 日）前 30 个交易日的每日加权平

均价格的算术平均值及标的公司最近一个会计年度经审计的每股净资产值之中

的较高者，即本次股份转让的价格不得低于 6.76 元/股。经公开征集，最终确认

标的股份的转让价格为 6.76 元/股，标的股份转让价格总额为 529,831,954 元。本

次股份转让对价以现金方式支付。

（三）公司治理及运营

本次股份转让完成后，兰石集团仍为标的公司控股股东，华菱湘钢成为兰石

重装战略投资者，有权提名 1 名非独立董事，华菱湘钢提名的候选人经标的公司

股东大会选举通过后担任董事。

（四）过渡期安排

过渡期为本协议签订之日起至完成股份过户登记之日止。过渡期间内产生的

损益均由兰石集团享有或承担。

（五）协议生效条件

本协议自协议双方盖章之日起成立，在以下条件全部满足后生效：（1）为签

署及履行本协议，协议双方均已获得应取得的批准及授权；（2）兰石集团取得甘

肃省政府国资委批准本次股份转让的批复文件或类似文件；（3）华菱湘钢取得湖

南省国资委批准本次股权投资的批复文件或类似文件。

四、本次权益变动尚须履行的程序

本次兰石集团股份转让尚需履行如下程序：

（一）《股份转让协议》需上报国有资产监督管理部门等有权机构批准后方

可生效及实施。

（二）本次协议转让需在中国证券登记结算有限责任公司办理过户登记。

五、其他情况说明

（一）本次权益变动方式为国有股权非公开协议转让，该事宜未触及要约收

购。

（二）本次股份转让不涉及公司控股股东及实际控制人变化。

（三）本次权益变动的《简式权益变动报告》待获得国有资产监督管理部门

等有权机构批准后再行披露。

公司将密切关注本次股份转让事项的进展情况，严格按照相关法律、法规的

规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

《兰州兰石集团有限公司与湖南华菱湘潭钢铁有限公司股份转让协议》。

特此公告。

          兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

       2023 年 8 月 24 日