1

中信证券股份有限公司

关于海创药业股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为海创药业股份有限公

司（以下简称“海创药业”或“公司”）首次公开发行并在科创板上市的持续督导保荐人，根

据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办

法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售

股上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2022年1月28日出具的《关于同意海创药业股份有限

公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕250号），同意海创药业股份有

限公司（以下简称“公司”或“海创药业”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会

公众公开发行人民币普通股（A股）股票24,760,000股，并于2022年4月12日在上海证券交

易所科创板上市交易。发行完成后总股本为99,015,598股，有限售条件流通股76,381,945股，

占公司股本总数的77.14%，无限售条件流通股22,633,653股，占公司股本总数的22.86%。

其中19,076,670股限售股已于2023年6月15日上市流通（详见公司于2023年6月8日披露的

《海创药业股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2023-

022）。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期为自公司股票上市之

日起 16 个月，共涉及限售股股东数量为 25 名，对应股票数量为 14,124,342 股，占公司总

股本的 14.26%，该部分限售股将于 2023 年 8 月 31 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本

2

数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《海创药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《海创

药业股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及相关文件，本次申请解除股份

限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

1.关于股份锁定的承诺函

公司股东上海复星平耀投资管理有限公司、嘉兴力鼎富云股权投资合伙企业（有限合

伙）、厦门楹联健康产业投资合伙企业（有限合伙）、BioTrack Capital Fund I, LP、

Hermed Alpha Industrial Co., Limited、广发信德中恒汇金（龙岩）股权投资合伙企业（有

限合伙）、吉林敖东药业集团股份有限公司、宁波朗盛千汇投资合伙企业（有限合伙）、

厦门高能海银金拾创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳南岭慧业战略新兴产业股权投资

基金合伙企业（有限合伙）、共青城天禧投资合伙企业（有限合伙）、成都沛坤菁蓉创业

投资合伙企业（有限合伙）、苏州国发伍号产业投资发展合伙企业（有限合伙）、厦门硅

谷火炬创业投资基金合伙企业（有限合伙）、无锡市善宜管理咨询企业（有限合伙）、海

南律赢股权投资合伙企业（有限合伙）、沈山、萍乡市勤道鑫控股权投资基金中心（有限

合伙）、珠海横琴兴锐远航投资中心（有限合伙）、熊佳、佛山弘陶佳选股权投资合伙企

业（有限合伙）、赖粒玉、汪诚、喻晶、邵栋：

（1）自发行人股票上市之日起12个月或所持新增股份自取得之日起36个月孰长期限

内，不转让或者委托他人管理本公司/本企业/本人持有的发行人首次公开发行上市前已发

行的股份，也不提议由发行人回购该部分股份；

（2）如因本公司/本企业/本人违反上述承诺给发行人造成损失的，本公司/本企业/本

人愿意依法承担相应的赔偿责任。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行了上述承诺，不存在相关

承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 14,124,342 股

（二）本次上市流通日期为 2023 年 8 月 31 日

（三）限售股上市流通明细清单

序号 股东名称
持有限售股

数量（股）

持有限售股

占公司总股

本比例

本次上市流通

数量（股）

剩余限售股

数量（股）

1
上海复星平耀投资管理有限公

司
1,439,019 1.4533% 1,439,019 0

2
嘉兴力鼎富云股权投资合伙企

业（有限合伙）
1,414,862 1.4289% 1,414,862 0

3
厦门楹联健康产业投资合伙企

业（有限合伙）
1,297,740 1.3106% 1,297,740 0

4 BioTrack Capital Fund I, LP 1,297,740 1.3106% 1,297,740 0

5
Hermed Alpha Industrial Co.,

Limited
1,285,368 1.2981% 1,285,368 0

6
广发信德中恒汇金（龙岩）股

权投资合伙企业（有限合伙）
926,923 0.9361% 926,923 0

7
吉林敖东药业集团股份有限公

司
926,923 0.9361% 926,923 0

8
宁波朗盛千汇投资合伙企业

（有限合伙）
797,149 0.8051% 797,149 0

9
厦门高能海银金拾创业投资合

伙企业（有限合伙）
648,870 0.6553% 648,870 0

10

深圳南岭慧业战略新兴产业股

权投资基金合伙企业（有限合

伙）

556,166 0.5617% 556,166 0

11
共青城天禧投资合伙企业（有

限合伙）
519,092 0.5243% 519,092 0

12
成都沛坤菁蓉创业投资合伙企

业（有限合伙）
417,110 0.4213% 417,110 0

13
苏州国发伍号产业投资发展合

伙企业（有限合伙）
394,998 0.3989% 394,998 0

14
厦门硅谷火炬创业投资基金合

伙企业（有限合伙）
129,774 0.1311% 129,774 0

15
无锡市善宜管理咨询企业（有

限合伙）
122,413 0.1236% 122,413 0

16
海南律赢股权投资合伙企业

（有限合伙）
524,931 0.5301% 524,931 0

序号 股东名称
持有限售股

数量（股）

持有限售股

占公司总股

本比例

本次上市流通

数量（股）

剩余限售股

数量（股）

17 沈山 459,238 0.4638% 459,238 0

18
萍乡市勤道鑫控股权投资基金

中心（有限合伙）
347,907 0.3514% 347,907 0

19
珠海横琴兴锐远航投资中心

（有限合伙）
191,349 0.1933% 191,349 0

20 熊佳 173,954 0.1757% 173,954 0

21
佛山弘陶佳选股权投资合伙企

业（有限合伙）
173,954 0.1757% 173,954 0

22 赖粒玉 34,791 0.0351% 34,791 0

23 汪诚 26,710 0.0270% 26,710 0

24 喻晶 13,355 0.0135% 13,355 0

25 邵栋 4,006 0.0040% 4,006 0

合计 14,124,342 14.2646% 14,124,342 0

限售股上市流通情况表：

序号 限售股类型 本次上市流通数量（股）

1 首发限售股 14,124,342

合计 - 14,124,342

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具日，海创药业本次上市流通的限售股股份

持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中作出的承诺。本次限售股份上市流通

数量、上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法

律法规和规范性文件的要求。保荐人对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于海创药业股份有限公司首次公开发行部分

限售股上市流通的核查意见》）

保荐代表人：

                                    ____________________________

                                                               洪立斌

                                     ____________________________

                                                               胡朝峰

中信证券股份有限公司

年    月    日