1

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2023-038

天齐锂业股份有限公司

关于天齐集团及张静女士自愿承诺不减持的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年 8月 23日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司

股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）和张静女士通知，其分

别承诺自 2023年 8月 23日起 6个月内不减持其所持有的公司 A股股份，现将相关情况

公告如下：

一、承诺主体及基本情况

股东名称 持有 A股数量（股） 占公司总股本的比例（%）

天齐集团* 416,316,432 25.37

张静 68,679,877 4.18

合计 484,996,309 29.55

*注：截至 2023年 8月 22日，天齐集团持股数量为 416,072,132股；另因参与转融通证券

出借业务借出股份 244,300股，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。

二、承诺主要内容

基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，天齐集团、张静女士自

愿承诺自 2023年 8月 23日起 6个月内不减持其所持有的公司 A股股份。

在上述承诺期间内，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，承诺主

体亦遵守上述不减持的承诺。

公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并及时履行信息披露义务。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十四日