证券代码：301160        证券简称：翔楼新材        公告编号：2023-051

苏州翔楼新材料股份有限公司

关于公司持股 5%以上股东、董事、高管拟减持股份的补充

说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、已披露拟减持计划的基本情况

2023 年 8 月 23 日，公司（以下简称“公司”）披露了《关于公司持股 5%以

上股东、董事、高管拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-050）。公司

持股 5%以上股东、董事、总经理唐卫国先生拟于公告之日起的六个月内通过集

中竞价或者大宗交易减持其直接持有的公司不超过 580,000 股；董事、副总经理

周辉先生拟于公告之日起的六个月内通过集中竞价或者大宗交易减持其直接持

有的公司不超过 480,000 股。

二、已披露拟减持计划的补充说明

近日，公司接到持股 5%以上股东、董事、总经理唐卫国先生、董事、副总

经理周辉先生的通知，上述拟减持股份的减持方式由“集中竞价或者大宗交

易”调整为“大宗交易”，本次减持计划的全部拟减持股份全部将通过大宗交

易方式减持。

三、股东相关承诺与规定

 本次补充说明不违反股东相关承诺与规定。

 特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日