证券代码：603113        证券简称：金能科技          公告编号：2023-120

债券代码：113545        债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

控股股东及其一致行动人提前终止减持计划公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、减持计划的主要内容

2023 年 4 月 21 日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人减持股份计

划公告》（公告编号：2023-052）。公司控股股东秦庆平先生及其一致行动人秦璐

女士计划自 2023 年 5 月 18 日至 2023 年 11 月 13 日期间，通过集中竞价、大宗

交易等方式合计减持不超过 20,000,000 股，即不超过公司总股份的 2.3389%。

2023 年 7 月 26 日，公司披露了《关于董事减持股份计划公告》（公告编号：

2023-105）。公司董事王咏梅女士计划自 2023 年 8 月 28 日至 2024 年 2 月 23 日，

通过集中竞价、大宗交易等方式合计减持不超过 8,228,500 股，即不超过公司总

股份的 0.9623%。以上减持主体采用集中竞价交易方式减持公司股份的，在任意

连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；采用大宗交易方式减

持公司股份的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。

二、减持进展情况

截至本公告披露日，公司控股股东秦庆平、王咏梅夫妇及其一致行动人秦璐

女士尚未减持公司股份。

根据中国证券监督管理委员会进一步规范股份减持行为的规定，并结合自身

情况，控股股东秦庆平、王咏梅夫妇及其一致行动人秦璐女士对减持计划予以终

止。

金能科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日