证券代码：603101       股票简称：汇嘉时代      公告编号：2023-041

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

控股股东终止减持计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 12 日披露

了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司控股股东减持股份计划公告》（公告编号：

2023-021），公司控股股东暨实际控制人潘锦海先生拟在自本减持计划公告披露

之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式减持不超过 9,408,000 股公

司股份，即不超过公司总股本的 2%；自本减持计划公告披露之日起 3 个交易日

后的 6 个月内，以大宗交易方式减持不超过 18,816,000 股公司股份，即不超过

公司总股本的 4%。

根据证监会于 2023 年 8 月 27 日发布的监管要求，结合公司具体情况，潘锦

海先生决定终止本次减持计划。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十九日