1

证券代码：688081        证券简称：兴图新科         公告编号：2023-033

武汉兴图新科电子股份有限公司

关于 5%以上股东提前终止减持计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律

责任。

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25

日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《武汉兴图新科电子股份有限公

司 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-007）。武汉兴

图投资有限公司（以下简称“兴图投资”）计划通过集中竞价方式减持所持有的

公司股份不超过 1,472,000 股，即不超过公司股份总数的 2.00%，且在任意连

续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1.00%。

兴图投资与公司控股股东、实际控制人程家明先生为一致行动人。根据中国

证监会于 2023 年 8 月 27 日发布的监管要求，结合公司具体情况，兴图投资决

定终止上述减持计划。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日