证券代码: 300613 证券简称: 富瀚微 公告编号: 2023-058

债券代码: 123122 债券简称: 富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

关于持股 5%以上股东承诺不减持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2023 年 8 月 31 日收到公司持股 5%以上股东西藏东方企慧投资有限公司(以下简称"东方企慧")《关于不减持公司股份的承诺函》,现将相关情况公告如下:

一、承诺主体及持股情况

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股占比(%) |
|--------------|------------|---------|
| 西藏东方企慧投资有限公司 | 36,325,156 | 15.76 |

二、承诺内容

基于对富瀚微未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可,东方企慧自愿 承诺自 2023 年 8 月 31 日起 6 个月内不以任何方式减持所持有的富瀚微股份。在 上述承诺期间内,因富瀚微送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份,亦遵 守上述不减持的承诺。

三、其他说明

公司控股股东、实际控制人杨小奇及其一致行动人杰智控股有限公司、陈春梅、龚传军、以及公司董事、监事、高级管理人员均已于 2023 年 5 月 17 日在公司董事会审议发行股份及支付现金购买眸芯科技(上海)有限公司 49%股权并募集配套资金暨关联交易相关预案同时作出如下承诺:截至本承诺函出具之日,本人/本企业不存在自本次交易复牌之日起至实施完毕期间减持富瀚微股份及其衍生品的计划;如后续有减持计划的,届时将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定执行。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2023年9月1日