证券代码：688393         证券简称：安必平        公告编号：2023-057

广州安必平医药科技股份有限公司

持股 5%以上股东及董监高减持计划期限届满暨减

持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律

责任。

重要内容提示：

 大股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前,股东诸暨高特佳睿安投资合伙企业（有限合伙）（以下

简称“诸暨高特佳”）及其一致行动人重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业

（有限合伙）（以下简称“重庆高特佳”）、杭州高特佳睿海投资合伙企业（有限

合伙）（以下简称“杭州高特佳”）、杭州睿泓投资合伙企业（有限合伙）（以下

简称“杭州睿泓”）、董事王海蛟先生合计持有广州安必平医药科技股份有限公

司（以下简称“公司”或“安必平”）11,530,800 股，占公司总股本 12.3535%,

上述股份来源均为公司首次公开发行前股份，且已于 2021 年 8 月 20 日解除限售

后上市流通。

 减持计划的实施结果情况

2023 年 2 月 14 日，公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了

《关于持股 5%以上股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：2023-006）。

诸暨高特佳、重庆高特佳、杭州高特佳、杭州睿泓和董事王海蛟先生计划通过集

中竞价方式及大宗交易方式减持所持有的公司股份不超过 5,599,290 股(含本

数)，不超过公司目前总股本的 6.00%。

2023 年 9 月 6 日，公司收到股东诸暨高特佳、重庆高特佳、杭州高特佳、

杭州睿泓和董事王海蛟先生出具的《减持计划期限届满暨减持结果告知函》，本

次减持计划期限已届满，股东诸暨高特佳、重庆高特佳、杭州高特佳、杭州睿泓

和董事王海蛟先生已通过集中竞价方式累计减持公司股份 1,221,741 股,占公司

总股本的 1.3057%。其中，诸暨高特佳通过集中竞价方式累计减持公司股份

512,210 股，占公司总股本的 0.5474%；重庆高特佳通过集中竞价方式累计减持

公司股份 202,700 股，占公司总股本的 0.2166%；杭州高特佳通过集中竞价方式

累计减持公司股份 340,000 股，占公司总股本的 0.3634%，杭州睿泓通过集中竞

价方式累计减持公司股份 166,831 股，占公司总股本的 0.1783%；董事王海蛟先

生在上述减持计划期间未减持公司股份。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份
持股数量

（股）
持股比例 当前持股股份来源

诸暨高特佳睿安投

资合伙企业（有限

合伙）

5%以上非第

一大股东
6,140,523 6.5787%

IPO 前取得：

6,140,523 股

重庆高特佳睿安股

权投资基金合伙企

业（有限合伙）

5%以下股东 2,610,300 2.7966%
IPO 前取得：

2,610,300 股

杭州高特佳睿海投

资合伙企业（有限

合伙）

5%以下股东 1,820,679 1.9506%
IPO 前取得：

1,820,679 股

杭州睿泓投资合伙

企业（有限合伙）
5%以下股东 889,298 0.9528%

IPO 前取得：889,298

股

王海蛟

董事、监事、

高级管理人

员

70,000 0.0750%
IPO 前取得：70,000

股

上述减持主体存在一致行动人：

 股东名称 持股数量 持股比例 一致行动关系形成原因

（股）

第

一

组

诸暨高特佳睿安投资

合伙企业（有限合伙）

6,140,523 6.5787% 杭州高特佳、杭州睿泓执行事务

合伙人均为深圳市高特佳弘瑞

创业投资有限公司，诸暨高特佳

执行事务合伙人为上海高特佳

投资管理有限公司，重庆高特佳

执行事务合伙人为重庆高特佳

股权投资基金管理有限公司。深

圳市高特佳弘瑞创业投资有限

公司、上海高特佳投资管理公

司、重庆高特佳股权投资基金管

理有限公司控股股东均为深圳

市高特佳投资集团有限公司。同

时，杭州高特佳、诸暨高特佳、

重庆高特佳的执行事务合伙人

委派代表均为王海蛟。

重庆高特佳睿安股权

投资基金合伙企业

（有限合伙）

2,610,300 2.7966%

杭州高特佳睿海投资

合伙企业（有限合伙）

1,820,679 1.9506%

杭州睿泓投资合伙企

业（有限合伙）

889,298 0.9528%

王海蛟 70,000 0.0750%

合计 11,530,800 12.3537% —

注：

1、上述股东为一致行动人，合计持有公司股份 11,530,800 股，占公司总股本实际比例为

12.3535%，总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

2、表格中的“持股比例”以公司总股本 93,340,000 股计算。

二、减持计划的实施结果

（一）大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称
减持数量

（股）

减持比

例
减持期间 减持方式

减持价格区间

（元/股）
减持总金额（元） 减持完成情况

当前持股

数量（股）

当前持股

比例

诸暨高特佳睿安投资

合伙企业（有限合伙）
512,210 0.5474%

2023/2/14～

2023/9/6

集中竞价

交易
30.57－31.60 15,804,476.72

未完成：

2,463,867 股
5,628,313 6.0152%

重庆高特佳睿安股权

投资基金合伙企业（有

限合伙）

202,700 0.2166%
2023/2/14～

2023/9/6

集中竞价

交易
30.83－31.22  6,286,632.64

未完成：

1,059,938 股
2,407,600 2.5731%

杭州高特佳睿海投资

合伙企业（有限合伙）
340,000 0.3634%

2023/2/14～

2023/9/6

集中竞价

交易
30.62－31.00  10,481,570.170

未完成：555,423

股
1,480,679 1.5825%

杭州睿泓投资合伙企

业（有限合伙）
166,831 0.1783%

2023/2/14～

2023/9/6

集中竞价

交易
30.68－31.00  5,139,208.84

未完成：280,821

股
722,467 0.7721%

王海蛟 0 0%
2023/2/14～

2023/9/6

集中竞价

交易
0－  0 0

未完成：17,500

股
70,000 0.0748%

注：本次减持股份包含被动稀释，涉及股份减持数量及比例根据减持前和减持后分别计算，减持前的持股比例按照公司总股本 93,340,000 股计算，减

持后的持股比例按照公司目前总股本 93,567,699 股计算。

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    □是 √否

股东诸暨高特佳、重庆高特佳、杭州高特佳、杭州睿泓于 2023 年 3 月 29

日至 2023 年 6 月 29 日期间，通过集中竞价交易方式累计超额减持股份 281,265

股，具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 1 日和 2023 年 7 月 21 日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股东违规减持公司股票的致歉公告》

（公告编号：2023-040）和《关于股东违规减持公司股票并致歉的补充公告》（公

告编号：2023-044）。除上述情况外，减持情况与此前披露的减持计划、承诺一

致。

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

（五）是否提前终止减持计划    □是 √否

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 8 日