证券代码：002309                证券简称：ST中利                公告编号：2023-133

江苏中利集团股份有限公司

关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于实行其他风险警示事项及主要原因

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年年报披露时因存在控

股股东关联方非经营性资金占用情形被审计机构出具否定意见的《内部控制鉴证报

告》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，自 2022 年 5 月 31 日开市

起，公司股票交易被实施其他风险警示，公司股票简称由“中利集团”变更为“ST 中

利”，股票代码仍为“002309”，股票交易日涨跌幅限制为 5%。

公司 2022 年年报披露时因存在以前年度发生但尚未解决的控股股东及其关联方

非经营性资金占用以及违规担保的情形被审计机构出具否定意见的《内部控制审计报

告》。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月发布一次进展公

告，及时披露相关事项的进展情况。

二、进展情况

1、实际控制人已将其控制的铁岭县中盈房地产开发有限责任公司的股权质押给

上市公司，作为本次资金占用还款的保证；以及实际控制人及其一致行动人共同持有

的常熟市中盈房地产开发有限责任公司65%股权的收益权作为还款义务的担保。上述

情况均已履行了公证手续。

2、在公司2023年4月22日披露的2022年年度报告之资金占用及违规担保的内容基

础上，公司于2023年6月1日披露的2023-072号公告：常熟a公司从鄄城电站项目公司

银行账户划款导致新增资金占用金额为79.443915万元；同步减少了违规担保的同等

金额。公司、临时管理人已与相关方协商一致，常熟a公司、常熟b公司后续不再进行

划款操作。

3、子公司腾晖光伏结欠人民币1,006.995538万元的房租债务转移给中利控股，抵

销了控股股东关联方对腾晖光伏1,006.995538万元的非经营性资金占用。

公司董事会仍将持续督促控股股东及关联方积极采取各种办法、努力通过各种渠

道筹措资金尽快偿还剩余的占用资金及解除担保责任，以消除对公司的影响。目前，

产业投资人、牵头财务投资人已与公司签署《重整投资（意向）协议》，并缴纳保证金。

公司积极配合临时管理人等各方推进公司及子公司的预重整、重整相关事宜。若重整

计划的顺利实施，将有利于妥善解决上述问题。

三、其他应当予以关注的事项

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，将每月发布一次进展公

告，敬请广大投资者关注公司后续公告。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2023年 9月 28日 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