证券代码：688499         证券简称：利元亨        公告编号：2023-108

转债代码：118026         转债简称：利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司

5%以下股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律

责任。

重要内容提示：

 股东基本情况

2022 年 10 月 27 日，公司原股东宁波园道企业管理合伙企业（有限合伙）（曾

用名“宁波梅山保税港区川捷投资合伙企业（有限合伙）”“邵东共盈企业管理合

伙企业(有限合伙)”）通过非交易过户方式将持有公司 IPO 前的 2,716,830 股股票

过户至股东蔡婉婷、罗剑波、罗国运、胡昌盛、钟海昌、肖铭妍账户。具体内容

详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所披露的《广东利元亨智能装备

股份有限公司关于公司股东完成证券非交易过户的公告》。

根据蔡婉婷、罗剑波、罗国运、胡昌盛、钟海昌出具的《关于所持广东利元

亨智能装备股份有限公司股份减持结果告知函》，截至 2023年 2月 9日，蔡婉婷、

罗剑波、罗国运、钟海昌通过大宗交易和集中竞价方式累计减持了公司股份

850,848 股。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 11 日在上海证券交易所披露的《广

东利元亨智能装备股份有限公司 5%以下股东减持股份结果公告》。

2023 年 3 月 18 日公司披露了《广东利元亨智能装备股份有限公司 5%以下

股东减持股份计划公告》，公司股东肖铭妍、钟海昌、罗剑波、胡昌盛、罗国运、

蔡婉婷，计划于 2023 年 3 月 23 日至 2023 年 9 月 22 日，拟通过大宗交易和集中

竞价交易方式合计减持公司股份数量不超过 1,865,982 股。

2023 年 6 月 20 日，公司 2022 年度权益分派实施完毕，公司以权益分派股

权登记日总股本为基数，以资本公积金每股转增 0.4 股，肖铭妍、钟海昌、罗剑

波、胡昌盛、罗国运、蔡婉婷所持公司 IPO 前股份因 2022 年度资本公积金转增

股本相应增加。

 减持计划的实施结果情况

近日，公司收到了肖铭妍、钟海昌、罗剑波、胡昌盛、罗国运、蔡婉婷出具

的《关于所持广东利元亨智能装备股份有限公司股份减持结果告知函》，截至目

前，钟海昌、罗剑波、胡昌盛、罗国运、蔡婉婷通过集中竞价方式累计减持了公

司股份 1,038,965 股，占公司当前股本的 0.8404%。截至本公告披露日，本次减

持计划时间区间届满，本次减持计划实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源

肖铭妍 5%以下股东 4,997 0.0040%
IPO 前取得：3,569 股

其他方式取得：1,428 股

钟海昌 5%以下股东 163,853 0.1325%
IPO 前取得：118,597 股

其他方式取得：45,256 股

罗剑波 5%以下股东 241,987 0.1957%
IPO 前取得：184,987 股

其他方式取得：57,000 股

胡昌盛 5%以下股东 442,560 0.3580%
IPO 前取得：321,212 股

其他方式取得：121,348 股

罗国运 5%以下股东 616,943 0.4990%
IPO 前取得：461,066 股

其他方式取得：155,877 股

蔡婉婷 5%以下股东 931,525 0.7535%
IPO 前取得：776,551 股

其他方式取得：154,974 股

注：1. 减持期间因公司实施的公积金转增股本导致各减持主体所持公司 IPO 前股份数相应

增加。

2.持股比例=减持前持有公司 IPO前的股份及该部分股份因 2022年权益分派新增的股份之和

/当前公司总股本

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

（一）股东因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称
减持数量

（股）
减持比例 减持期间 减持方式

减持价格区间

（元/股）

减持总金额

（元）
减持完成情况

当前持股

数量（股）

当前持股

比例

肖铭妍 0 0%
2023/3/23～

2023/9/22

集中竞价

交易
0－0 0

未完成：4,997

股
4,997 0.0040%

罗剑波 42,487 0.0344%
2023/3/23～

2023/9/22

集中竞价

交易
90.40－94.00 3,871,331.51

未完成：

199,500 股
199,500 0.1614%

胡昌盛 44,326 0.0359%
2023/3/23～

2023/9/22

集中竞价

交易
43.00－94.00 2,809,685.54

未完成：

398,234 股
398,234 0.3221%

蔡婉婷 389,117 0.3148%
2023/3/23～

2023/9/22

集中竞价

交易
88.68－92.87 35,305,819.37

未完成：

542,408 股
542,408 0.4387%

罗国运 399,182 0.3229%
2023/3/23～

2023/9/22

集中竞价

交易
43.38－134.81 24,059,091.95

未完成：

217,761 股
217,761 0.1761%

钟海昌 163,853 0.1325%
2023/3/23～

2023/9/22

集中竞价

交易
43.30－170.00 7,115,800 已完成 0 0%

注：1. 减持数量=减持期间减持所持公司 IPO 前的股份及该部分股份因 2022 年权益分派新增的股份；

2. 减持比例=减持期间减持所持公司 IPO 前的股份及该部分股份因 2022 年权益分派新增的股份/当前公司总股本；

3. 当前持股数量=所持公司 IPO 前的股份及该部分股份因 2022 年权益分派新增的股份之和；

4. 当前持股比例=当前持有公司 IPO 前的股份及该部分股份因 2022 年权益分派新增的股份之和/当前公司总股本。

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

（五）是否提前终止减持计划    □是 √否

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日