证券代码：300377          证券简称：赢时胜         公告编号：2023-043

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

关于控股股东部分股份被司法冻结的公告

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司

控股股东唐球先生发来的《关于部分股份被冻结的告知函》，获悉唐球先生持有

的部分公司股份被冻结，现将具体情况公告如下：

一、股份被冻结的基本情况

1、本次股份被冻结的基本情况

股东

名称

是否为控股股

东或第一大股

东及其一致行

动人

本次冻结

股份数量

（ 股）

占其所

持股份

比例

占公司

总股本

比例

是否

为限

售股

起始日  到期日
冻结申

请人
原因

唐球 是 1,904,709 1.86% 0.25% 否
2023 年 8

月 22 日

2026年8

月 21 日

深圳市

福田区

人民法

院

司法

冻结

2、股东股份累计被冻结情况

股东名称 持股数量（股） 持股比例
累计被冻结数

量（ 股）

合计占其所

持股份比例

合计占公司

总股本比例

唐球 102,290,131 13.62% 1,904,709 1.86% 0.25%

3、本次股份冻结的原因说明

根据《关于部分股份被冻结的告知函》，本次唐球先生持有公司的部分股份

被冻结是黄进佳因股权转让（指黄进佳本人持有的外部合伙企业财产份额转让）

纠纷向法院申请财产保全所致。但唐球先生与黄进佳既没有签署过与此相关的财

产份额转让协议，也没有签署过与此相关的担保协议。故此，唐球先生不认可、

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

不理解本次部分股份被法院冻结的行为，并将采取相关法律措施积极维护其合法

权益，妥善解决股份冻结事项。

相关事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司的日常生产经营构成

重大影响。

二、风险提示

1、截至本公告日，唐球先生不存在股份质押的情况，除本次披露的股份冻

结事项外，唐球先生无其他股份被冻结的情况。

2、相关事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司的日常生产经营

构成重大影响。

公司将积极、持续关注上述事项的进展情况，并督促相关方依照相关法律法

规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、唐球先生出具的《关于部分股份被冻结的告知函》；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细

表》。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 11 日