证券代码：300801       证券简称：泰和科技          公告编号：2023-060

山东泰和科技股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持计划提前终止的公告

持股 5%以上的股东枣庄和生投资管理中心（有限合伙）保证信息披露的内

容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 26 日在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披

露公告》（公告编号：2023-042，以下简称“预披露公告”）。持有公司 5%以

上股份股东枣庄和生投资管理中心（有限合伙）（以下简称“枣庄和生”）计划

自预披露公告披露之日起十五个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易的方式或

自预披露公告披露之日起的 6 个月内以大宗交易的方式合计减持公司股份不超

过 2,322,000 股（约占公司总股本比例 1.06%，约占剔除截至 2023 年 5 月 31 日

回购专用证券账户中 6,530,800 股后总股本比例 1.10%）。

枣庄和生于 2023 年 7 月 24 日至 2023 年 7 月 25 日共减持 1,944,000 股。公

司于 2023 年 7 月 25 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份数量过半的进展

公告》（公告编号：2023-046），自上述披露进展公告之日至本公告披露日，枣

庄和生没有继续减持公司股份。

近日，公司收到枣庄和生出具的《关于股东减持计划提前终止的告知函》，

枣庄和生决定提前终止本次减持计划，未减持的股份在上述减持期间内将不再减

持。

截至本公告披露日，枣庄和生持有公司股票 12,636,000 股，约占公司总股本

比例 5.78%，约占剔除截至 2023 年 9 月 12 日回购专用证券账户中 7,582,700 股

后总股本比例 5.99%。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 13 日 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