证券代码：603168       证券简称：莎普爱思       公告编号：临 2023-090

浙江莎普爱思药业股份有限公司

股票交易风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2023 年

10月 12日、10月 13日连续 2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，

属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。公司于 2023

年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《浙江莎普爱思

药业股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：临 2023-088）。2023 年

10 月 16 日，公司股票继续涨停。

鉴于公司股票交易价格短期波动较大，市盈率高于同行业水平，敬请广大

投资者注意投资风险，理性投资。现对公司股票交易风险提示说明如下：

一、前期签订《技术转让（技术秘密）合同》风险：

合同签订后，尚需完成盐酸毛果芸香碱滴眼液药物临床试验批件转让，并

将开展药物临床试验，进行药品上市许可申请。合同在履行过程中，可能受宏观

经济、政策变化等不可预见的或其他不可抗力等因素影响，存在一定的不确定

性风险。

临床试验目前尚未开展，整体周期较长，后续还可能存在安全性、有效性不

达预期的风险，且需较大资金投入，临床试验进度和结果及后续申报能否获批

上市具有不确定性，本合同的签署短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

二、二级市场交易风险：

公司股票自 2023 年 10 月 11 日到 2023 年 10 月 16 日连续 4 个交易日涨停，

累计涨幅为 46.33%，公司股票涨幅远高于同期行业涨幅及上证 A 股指数涨幅，

存在市场情绪过热的情形。公司特别提醒广大投资者，公司基本面未发生重大

变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大投资者注意二级市场交

易风险，理性决策、审慎投资。

三、公司股票市盈率较高的风险：

截至 2023 年 10 月 16 日，公司 A 股股票目前市盈率为 113.2047，同行业市

盈率为 8.4272。公司 A 股股票目前市净率为 3.0073，同行业市净率为 2.4477。

公司 A 股股票市盈率、市净率均高于行业平均水平，敬请广大投资者理性决策、

审慎投资。

四、控股股东股票质押率较高的风险：

公司控股股东上海养和实业有限公司（以下简称“养和实业”）现持有公司

股份 78,249,836 股，占公司总股本的 21.01%。公司实际控制人林弘立、林弘远

及上海同辉医疗管理有限公司（以下简称“同辉医疗”）系养和实业的一致行动

人，养和实业及其一致行动人合计持有公司股份 121,965,305 股，占公司总股本

的 32.74%。截至本公告披露日，养和实业及同辉医疗累计质押公司股份总数为

71,361,919 股，占养和实业及其一致行动人合计持有公司股份总数的 58.51%，

占公司目前总股本比例的 19.16%。

养和实业不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

养和实业所持公司股份质押事项不会对公司生产经营、控制权、股权结构、公司

治理等产生影响。

本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息请以上

述报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 17 日