证券代码：000802                 证券简称：北京文化               公告编号：2023-37

北京京西文化旅游股份有限公司

关于公司第一大股东及董事、监事承诺

不减持公司股份的公告

公司第一大股东富德生命人寿保险股份有限公司及董事杜扬女士、

监事会主席江洋先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）

近日收到公司第一大股东富德生命人寿保险股份有限公司（以下简称“富

德生命人寿”）及董事杜扬女士、监事会主席江洋先生出具的《关于不减

持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下：

一、承诺主体及持股情况

股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）

富德生命人寿保险股份有限公司 111,649,909 15.60

杜扬 475,000 0.07

江洋 105,000 0.01

二、承诺主要内容

公司第一大股东富德生命人寿及董事杜扬女士、监事会主席江洋先

生承诺：自2023 年 10 月 30 日之日起 6个月内（2023 年 10 月 30日至

2024 年 4月 29 日）不以任何方式减持公司股份。如上述承诺期间因资

本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份亦遵守

上述不减持承诺。

三、其他说明

公司董事会将督促上述股东及董事、监事严格遵守承诺，并按照相

关法律法规及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、公司第一大股东富德生命人寿及董事杜扬女士、监事会主席江洋

先生出具的《关于不减持公司股份的承诺函》。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司

                                 董   事   会

                                   二〇二三年十月三十日

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