证券代码：430300          证券简称:辰光医疗         公告编号：2023-133

上海辰光医疗科技股份有限公司

关于股东所持公司股票自愿限售的公告

一、 本次股票自愿限售数量共计 25,753,959 股，占公司总股本

29.9998%，涉及自愿限售股东 5 名。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法

律责任。

公告编号：2023-133

二、 本次股票自愿限售的明细情况

单位：股

序号

股东姓

名或名

称

是否为控

股股东、

实际控制

人或其一

致行动人

董事、监

事、高级管

理人员任职

情况

截止 2023 年

12月 7日持

股数量

本次自愿限

售前已处于

限售登记状

态的股票

本次自愿

限售登记

股票数量

本 次 限

售 股 数

占 公 司

总 股 本

比例

自愿限售期间

本次限售

后该股东

所持的无

限售条件

股份数量

1 王杰 是 董事长、总经理 23,365,988 23,365,988 23,365,988 27.2181%

自 2023 年 12 月

7日至 2024年 12

月 7日

0

2 王为 否 董事、副总经理 582,524 582,524 582,524 0.6786%

自 2023 年 12 月

7日至 2024年 12

月 7日

0

3 左永生 否 董事、营销总监 1,284,671 1,284,671 1,284,671 1.4965%

自 2023 年 12 月

7日至 2024年 12

月 7日

0

上市公司已于 2022年 6 月 8日对上述股票申请限售。上述股份目前已经处于限售状态。

4 于玲 否 董事会秘书 80,252 80,252 80,252 0.0935%

自 2023 年 12 月

7日至 2024年 12

月 7日

0

5 何钧 否 行政总监 440,524 440,524 440,524 0.5131%

自 2023 年 12 月

7日至 2024年 12

月 7日

0

三、 本次股票自愿限售的依据及解除条件

基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值认可，控股股东、实际

控制人及公司高级管理人员于2023年12月7日出具的《上海辰光医疗科技

股份有限公司关于高级管理人员自愿限售股票的承诺函》。上述人员承诺

诚实经营，并自愿延长其持有全部公司股票的锁定期限至在北京证券交

易所上市之日起24个月（即：2024年12月7日止）。

在上述锁定期内，将不以任何方式转让、减持或委托他人管理所持有

的公司股份，亦不会要求公司回购所持股份。若在股份锁定期间发生资本

公积金转增股本派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定

股份数量相应予以调整。

四、 本次股票自愿限售后公司股本情况

股份性质 数量 百分比

无限售条件的股份 52,228,109 60.8385%

有限售条件的

股份

1、高管股份 25,753,959 29.9998%

2、个人或基金 5,745,980 6.6933%

3、其他法人 2,119,078 2.4684%

4、其他 0 0.00%

有限售条件股份合计 33,619,017 39.1615%

总股本 85,847,126 100.0000%

五、 其他情况

无。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

                          2023年 12 月 11 日