证券代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300800         证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简称：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技
公告编号：2023-064

力合科技（湖南）股份有限公司

关于股东减持股份计划时间届满的公告

本次提交减持计划的 49 位股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“力合科技”或“公司”）于 2023 年 5

月 16 日在巨潮资讯网披露了《关于股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-

031）。

合计持有本公司股份 14,400,000 股的 49 位股东计划以集中竞价交易方式、大

宗交易方式减持本公司股份合计不超过 4,704,000 股。通过集中竞价交易方式减持

期间为 2023 年 6 月 8 日至 2023 年 12 月 7 日；通过大宗交易方式减持期间为 2023

年 5 月 23 日至 2023 年 11 月 22 日。

近日，公司收到了 49 位股东出具的《关于减持计划实施进展的告知函》，截至

目前，上述减持计划时间已届满，现将股份减持计划实施进展情况公告如下：

一、股东减持股份情况

1、减持股份来源：通过证券非交易过户取得邵东丰铭持有的公司首次公开发

行前及上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。

2、股东减持股份情况

序号 股东姓名 减持方式 减持期间

减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

占公司总股

本比例

1 饶宁聪 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 13.71 50000 0.02%

2 石邦献 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -

3 邹雄伟 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -

4 聂波 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -

5 刘德华 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 13.70 333700 0.14%

6 黄志坚 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 13.46 120000 0.05%

7 苏凌海 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -

8 李智 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 13.87 230000 0.10%

9 文立群 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -

10 李颖 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 14.18 380000 0.16%

11 郭艳 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 13.53 360000 0.15%

12 尤海云 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 13.53 259300 0.11%

13 周来宾 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -

14 侯亮 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -

15 武军贤 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 14.57 14000 0.01%

16 贺军华 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 13.54 250000 0.11%

17 陈莲福 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 14.13 70000 0.03%

18 刘静华 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -

19 程立 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -

20 唐宏朝 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 13.68 77100 0.03%

21 李冬柏 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 14.02 30000 0.01%

22 肖绍亚 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 13.49 46500 0.02%

23 詹小波 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -

24 唐志明 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 14.10 10000 0.00%

25 陈典议 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 13.32 10000 0.00%

26 郭峰 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -

27 蒙良庆 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -

28 李安强 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -

29 张辉 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -

30 扶旺兴 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -

31 郭珍 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -

32 杨晓明 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -

33 王远振 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 14.76 50000 0.02%

34 徐优秀 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 14.07 20000 0.01%

35 熊春洪 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 14.61 8000 0.00%

36 张琳琳 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 14.28 60000 0.03%

37 胡家锋 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -

38 江才胜 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 13.30 120000 0.05%

39 易小燕 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -

40 邹慧 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -

41 张传宝 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 14.07 30000 0.01%

42 贺剑 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -

43 王成 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 13.75 60000 0.03%

44 彭亚勋 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 14.85 90000 0.04%

45 程志 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -

46 陈星 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 14.37 30000 0.01%

47 唐长城 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -

48 徐岩 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -

49 李子立 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -

合计 2,708,600 1.14%

3、 股东本次减持前后持股情况

股东

名称
股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例

饶宁聪 无限售流通股 900,000 0.38% 850,000 0.36%

石邦献 无限售流通股 900,000 0.38% 900,000 0.38%

邹雄伟

合计持有股份 810,000 0.34% 810,000 0.34%

其中：有限售条件股份 607,500 0.26% 607,500 0.26%

无限售流通股 202,500 0.09% 202,500 0.09%

聂波

合计持有股份 700,000 0.30% 700,000 0.30%

其中：有限售条件股份 700,000 0.30% 700,000 0.30%

无限售流通股 0 0.00% 0 0.00%

刘德华 无限售流通股 560,000 0.24% 226,300 0.10%

黄志坚 无限售流通股 540,000 0.23% 420,000 0.18%

苏凌海 无限售流通股 500,000 0.21% 500,000 0.21%

李智 无限售流通股 480,000 0.20% 250,000 0.11%

文立群

合计持有股份 450,000 0.19% 450,000 0.19%

其中：有限售条件股份 337,500 0.14% 337,500 0.14%

无限售流通股 112,500 0.05% 112,500 0.05%

李颖 无限售流通股 440,000 0.19% 60,000 0.03%

郭艳 无限售流通股 420,000 0.18% 60,000 0.03%

尤海云 无限售流通股 420,000 0.18% 160,700 0.07%

周来宾

合计持有股份 400,000 0.17% 400,000 0.17%

其中：有限售条件股份 300,000 0.13% 300,000 0.13%

无限售流通股 100,000 0.04% 100,000 0.04%

侯亮

合计持有股份 400,000 0.17% 400,000 0.17%

其中：有限售条件股份 300,000 0.13% 300,000 0.13%

无限售流通股 100,000 0.04% 100,000 0.04%

武军贤 无限售流通股 390,000 0.16% 376,000 0.16%

贺军华

合计持有股份 340,000 0.14% 90,000 0.04%

其中：有限售条件股份 0 0.00% 67,500 0.03%

无限售流通股 340,000 0.14% 22,500 0.01%

陈莲福 无限售流通股 320,000 0.14% 250,000 0.11%

刘静华 无限售流通股 300,000 0.13% 300,000 0.13%

程立

合计持有股份 300,000 0.13% 300,000 0.13%

其中：有限售条件股份 225,000 0.10% 225,000 0.10%

无限售流通股 75,000 0.03% 75,000 0.03%

唐宏朝 无限售流通股 290,000 0.12% 212,900 0.09%

李冬柏 无限售流通股 270,000 0.11% 240,000 0.10%

肖绍亚 无限售流通股 240,000 0.10% 193,500 0.08%

詹小波 无限售流通股 240,000 0.10% 240,000 0.10%

唐志明 无限售流通股 240,000 0.10% 230,000 0.10%

陈典议 无限售流通股 240,000 0.10% 230,000 0.10%

郭峰 无限售流通股 240,000 0.10% 240,000 0.10%

蒙良庆

合计持有股份 240,000 0.10% 240,000 0.10%

其中：有限售条件股份 180,000 0.08% 180,000 0.08%

无限售流通股 60,000 0.03% 60,000 0.03%

李安强

合计持有股份 200,000 0.08% 200,000 0.08%

其中：有限售条件股份 150,000 0.06% 150,000 0.06%

无限售流通股 50,000 0.02% 50,000 0.02%

张辉

合计持有股份 200,000 0.08% 200,000 0.08%

其中：有限售条件股份 150,000 0.06% 150,000 0.06%

无限售流通股 50,000 0.02% 50,000 0.02%

扶旺兴 无限售流通股 190,000 0.08% 190,000 0.08%

郭珍

合计持有股份 180,000 0.08% 180,000 0.08%

其中：有限售条件股份 135,000 0.06% 135,000 0.06%

无限售流通股 45,000 0.02% 45,000 0.02%

杨晓明 无限售流通股 180,000 0.08% 180,000 0.08%

王远振 无限售流通股 150,000 0.06% 100,000 0.04%

徐优秀 无限售流通股 150,000 0.06% 130,000 0.05%

熊春洪 无限售流通股 150,000 0.06% 142,000 0.06%

张琳琳 无限售流通股 150,000 0.06% 90,000 0.04%

胡家锋 无限售流通股 150,000 0.06% 150,000 0.06%

江才胜 无限售流通股 120,000 0.05% 0 0.00%

易小燕

合计持有股份 100,000 0.04% 100,000 0.04%

其中：有限售条件股份 75,000 0.03% 75,000 0.03%

无限售流通股 25,000 0.01% 25,000 0.01%

邹慧

合计持有股份 100,000 0.04% 100,000 0.04%

其中：有限售条件股份 75,000 0.03% 75,000 0.03%

无限售流通股 25,000 0.01% 25,000 0.01%

张传宝 无限售流通股 90,000 0.04% 60,000 0.03%

贺剑 无限售流通股 90,000 0.04% 90,000 0.04%

王成 无限售流通股 90,000 0.04% 30,000 0.01%

彭亚勋 无限售流通股 90,000 0.04% 0 0.00%

程志 无限售流通股 90,000 0.04% 90,000 0.04%

陈星 无限售流通股 90,000 0.04% 60,000 0.03%

唐长城 无限售流通股 90,000 0.04% 90,000 0.04%

徐岩 无限售流通股 90,000 0.04% 90,000 0.04%

李子立 无限售流通股 90,000 0.04% 90,000 0.04%

合计 14,400,000 6.08% 11,691,400 4.94%

注 1：除现任董监高外的其他股东本次只统计通过证券非交易过户取得的邵东丰铭持有的力

合科技股份的变动情况。

注 2：计算占公司总股本比例时，公司总股本按 236,759,000 股计算（已扣除公司股份回购

专用账户中的 1,641,000 股）。

二、其他相关说明

1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相

关规定。

2、上述股东中，公司董事长邹雄伟，副董事长、总经理文立群，董事、副

总经理、董事会秘书侯亮，董事贺军华，监事会主席邹慧，监事李安强，副总经

理郭珍、蒙良庆、周来宾、张辉，财务总监易小燕如减持股份，将在首次卖出的

十五个交易日前公告减持计划。

3、上述 49 位股东本次减持与此前披露的减持计划及相关承诺不存在差异。

4、上述 49 位股东不属于公司控股股东。本次减持计划的实施不会导致公司

控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。

三、备查文件

1、49 位股东共同出具的《关于减持计划实施进展的告知函》

特此公告

力合科技（湖南）股份有限公司董事会

                                          2023 年 12 月 11 日

 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