证券代码：002723        证券简称：小崧股份         公告编码：2023-103

广东小崧科技股份有限公司

关于控股股东减持计划期限届满及致歉、承诺购回的公告

本公司控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司保证向公司提供的

信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、减持情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2023

年 3 月 17 日披露了《关于控股股东、董事减持股份的预披露公告》（公告编码：

2023-017），公司控股股东华欣创力计划自 2023 年 4 月 10 日起六个月内（根据

中国证监会、深圳证券交易所相关规定及个人承诺禁止减持的期间除外）通过集

中竞价方式减持公司股份 3,181,356 股，占公司目前总股本比例为 1%。公司于

2023 年 7 月 13 日披露了《关于控股股东减持计划时间过半未减持股份的公告》

（公告编码：2023-066）。截止目前，上述减持计划期限已届满，具体减持情况

如下：

股东名称 减持方式 减持区间 减持均价 减持数量 减持比例

华欣创力 集中竞价
2023年8月25日 11.00 元/股 300,000 0.0943%

2023 年 9月 4日 10.77 元/股 953,000 0.2997%

二、致歉及购回承诺

华欣创力上述减持原因是履行其债务偿还义务，公司前期已披露减持预披露

公告。上述减持中，华欣创力于 2023 年 9 月 4 日减持公司股份 953,000 股的减

持行为违反了中国证监会《进一步规范股份减持行为》相关要求。华欣创力已深

刻认识到本次违规减持公司股份的错误，对本次失误减持表示真诚的歉意，并作

出如下承诺：

公司控股股东华欣创力承诺将在规则允许的范围内尽快购回上述违规减持

的 953,000 股公司股份，若此部分股份购回涉及收益所得将全部归上市公司所

有。今后将严格遵守法律法规，规范自身交易行为，维护中小投资者股东的权益

和资本市场的良好运行。

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

                                                   2023 年 12 月 15 日