证券代码：605499        证券简称：东鹏饮料       公告编号：2023-060

东鹏饮料（集团）股份有限公司

股东及董监高减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 股东及董监高持股的基本情况

截至本次减持计划实施前，东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公

司”）股东：烟台市鲲鹏投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“鲲鹏投资”）、

蔡运生先生、李达文先生、陈义敏先生、彭得新先生、黎增永先生、刘美丽女士、

刘丽华女士、蒋薇薇女士、卢义富先生所持公司股份均为公司首次公开发行前取

得的股份，自 2023 年 5 月 29 日起解除限售并上市流通，持股详见本公告“一、

减持主体减持前基本情况”。

 减持计划的实施结果情况

1、公司于 2023 年 5月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

发布《东鹏饮料（集团）股份有限公司股东及董监高减持股份计划的公告》（公

告编号：2023-035），上述股东与董监高计划以集中竞价交易方式和大宗交易方

式减持公司合计不超过 35,741,517 股股份，即不超过公司总股本的 8.9352％，减

持价格按市场价格确定。

2、公司于近日收到上述股东及董监高的《减持计划结果告知函》，上述股东

及董监高本次减持计划期限届满，上述股东及董监高在减持期间通过集中竞价及

大宗交易方式共计减持公司股份 7,437,489 股，占公司股份总数的 1.8593%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份
持股数量

（股）
持股比例 当前持股股份来源

鲲鹏投资
5%以上非第一

大股东
25,759,234 6.4396% IPO 前取得：25,759,234 股

蔡运生
董事、监事、高

级管理人员
9,282,607 2.3206% IPO 前取得：9,282,607 股

李达文
董事、监事、高

级管理人员
5,105,434 1.2763% IPO 前取得：5,105,434 股

东鹏远道 5%以下股东 4,730,000 1.1825% IPO 前取得：4,730,000 股

陈义敏
董事、监事、高

级管理人员
3,573,804 0.8934% IPO 前取得：3,573,804 股

彭得新
董事、监事、高

级管理人员
2,320,652 0.5801% IPO 前取得：2,320,652 股

黎增永
董事、监事、高

级管理人员
2,320,652 0.5801% IPO 前取得：2,320,652 股

刘美丽
董事、监事、高

级管理人员
2,088,587 0.5221% IPO 前取得：2,088,587 股

东鹏致远 5%以下股东 1,510,000 0.3775% IPO 前取得：1,510,000 股

东鹏致诚 5%以下股东 1,160,000 0.2900% IPO 前取得：1,160,000 股

刘丽华
董事、监事、高

级管理人员
800,000 0.2000% IPO 前取得：800,000 股

蒋薇薇
董事、监事、高

级管理人员
400,000 0.1000% IPO 前取得：400,000 股

卢义富
董事、监事、高

级管理人员
400,000 0.1000% IPO 前取得：400,000 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东

名称

减持数量

（股）

减持比

例
减持期间 减持方式

减持价格区

间

（元/股）

减持总金额

（元）
减持完成情况

当前持股数量

（股）

当前持股

比例

鲲鹏

投资
0 0%

2023/6/20～

2023/12/17

集中竞价交

易、大宗交易
0－0 0

未完成：

23,438,582 股
25,759,234 6.4396%

蔡运

生
132,000 0.0330%

2023/6/20～

2023/12/17

集中竞价交

易、大宗交易

184.76－

192.30
25,160,716

未完成：

2,190,652 股
9,152,607 2.2881%

李达

文
518,600 0.1296%

2023/6/20～

2023/12/17

集中竞价交

易、大宗交易

170.61－

193.24
90,566,790

未完成：

757,759 股
4,586,834 1.1467%

东鹏

远道
3,129,974 0.7825%

2023/6/20～

2023/12/17

集中竞价交

易、大宗交易

182.08－

195.63
588,087,761.43 未完成：26 股 1,600,026 0.4000%

陈义

敏
283,000 0.0707%

2023/6/20～

2023/12/17

集中竞价交

易、大宗交易

168.07－

170.51
47,766,330

未完成：

610,451 股
3,290,804 0.8227%

彭得

新
80,900 0.0202%

2023/6/20～

2023/12/17

集中竞价交

易、大宗交易

185.43－

192.40
15,483,316

未完成：

499,263 股
2,239,752 0.5599%

黎增

永
301,000 0.0752%

2023/6/20～

2023/12/17

集中竞价交

易、大宗交易

168.07－

190.35
50,611,350

未完成：

279,163 股
2,019,652 0.5049%

刘美

丽
165,000 0.0412%

2023/6/20～

2023/12/17

集中竞价交

易、大宗交易

171.23－

192.02
28,564,795

未完成：

357,147 股
1,923,587 0.4809%

东鹏

致远
1,489,978 0.3725%

2023/6/20～

2023/12/17

集中竞价交

易、大宗交易

177.95－

184.96
273,156,998.23 未完成：22 股 20,022 0.0050%

东鹏

致诚
1,109,937 0.2775%

2023/6/20～

2023/12/17

集中竞价交

易、大宗交易

182.05－

188.94
206,423,817.20 未完成：63 股 50,063 0.0125%

刘丽

华
199,100 0.0498%

2023/6/20～

2023/12/17

集中竞价交

易、大宗交易

178.71－

193.86
37,855,913 未完成：900 股 600,900 0.1502%

蒋薇

薇
0 0%

2023/6/20～

2023/12/17

集中竞价交

易、大宗交易
0－0 0

未完成：

100,000 股
400,000 0.1000%

卢义

富
30,000 0.0075%

2023/6/20～

2023/12/17

集中竞价交

易、大宗交易

184.05－

189.01
5,661,476

未完成：70,000

股
370,000 0.0925%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

本次减持计划未设置最低减持数量和减持比例。

(五)是否提前终止减持计划    □是 √否

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日