雅本化学股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：雅本化学股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：雅本化学

股票代码：300261

信息披露义务人：宁波雅本控股有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家 366 号 2516 室

通讯地址：上海市普陀区中江路 118 弄 22 号海亮大厦 A 座 15 层

股份变动性质：股份减少（减持及被动稀释）

一致行动人：

姓名：蔡彤

通讯地址：上海市普陀区中江路 118 弄 22 号海亮大厦 A 座 15 层

姓名：王卓颖

通讯地址：上海市普陀区中江路 118 弄 22 号海亮大厦 A 座 15 层

姓名：毛海峰

通讯地址：上海市普陀区中江路 118 弄 22 号海亮大厦 A 座 15 层

姓名：马立凡

通讯地址：上海市普陀区中江路 118 弄 22 号海亮大厦 A 座 15 层

姓名：汪新芽

通讯地址：上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼 2102 室

签署日期：2024 年 2 月 2 日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
第一节  信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及

相关法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，

本报告书已全面披露信息披露义务人在雅本化学股份有限公司（以下简称“雅本

化学”）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露

的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在雅本化学

中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人

外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做

出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

第二节  释义

本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

信息披露义务人 指 宁波雅本控股有限公司

一致行动人 指 蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡、汪新芽

公司、上市公司、雅本化学 指 雅本化学股份有限公司

报告书、本报告书 指 雅本化学股份有限公司简式权益变动报告书

深交所 指 深圳证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

元 指 人民币元

第三节  信息披露义务人及其一致行动人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称：宁波雅本控股有限公司

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

住所：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家 366 号 2516 室

法定代表人：蔡彤

注册资本：壹仟捌佰万元人民币

社会统一信用代码：91360503694515235U

经营范围：一般项目：控股公司服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；

信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；（以上不含投资咨询）（除依法须

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

经营期限：2009-09-05 至无固定期限

主要股东：蔡彤（31.89%）、刘译铭（16.06%）、毛海峰（12.61%）、王

卓颖（11.90%）、张农（8.03%）、王惠丰（7.84%）、马力凡（7.10%）、李航

（4.58%）。

通讯地址：上海市普陀区中江路 118 弄 22 号海亮大厦 A 座 15 层

信息披露义务人的董事及负责人情况：

姓名 性别 职务 国籍 长期居住地
是否取得其他国家

或地区居留权

蔡彤 男 董事长 中国香港 上海 否

王卓颖 女 董事 中国 上海 否

马立凡 男 董事 中国 上海 否

张晗 男 总经理 中国 上海 否

二、一致行动人基本情况

（一）蔡彤

姓名：蔡彤

性别：男

国籍：中国香港

身份证号码：H1059******

通讯地址：上海市普陀区中江路 118 弄 22 号海亮大厦 A 座 15 层

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

（二）王卓颖

姓名：王卓颖

性别：女

国籍：中国

身份证号码：3202031976********

通讯地址：上海市普陀区中江路 118 弄 22 号海亮大厦 A 座 15 层

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

（三）毛海峰

姓名：毛海峰

性别：男

国籍：中国

身份证号码：3201131975********

通讯地址：上海市普陀区中江路 118 弄 22 号海亮大厦 A 座 15 层

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

（四）马立凡

姓名：马立凡

性别：男

国籍：中国

身份证号码：5190021974********

通讯地址：上海市普陀区中江路 118 弄 22 号海亮大厦 A 座 15 层

是否取得其他国家或者地区的居留权：新西兰

（五）汪新芽

姓名：汪新芽

性别：女

国籍：中国香港

身份证号码：H1052****

通讯地址：上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼 2102 室

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

三、信息披露义务人与一致行动人的关系说明

截至本公告日，公司总股本为 963,309,471 股，其中信息披露义务人持有公

司 257,729,839 股股份，占公司总股本的比例为 26.75%，为公司控股股东。蔡彤、

王卓颖、毛海峰、马立凡合计持有信息披露义务人 63.50%的股权。蔡彤、王卓

颖、毛海峰、马立凡和汪新芽直接持有公司股份数量分别占公司股份总数的

2.53%、0.28%、0.42%、0.38%和 6.75%。

蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡、汪新芽于 2014 年 8 月 13 日签署了《一致

行动人协议书》，一致同意在持有雅本化学股份期间，对雅本化学的相关事项作

出完全一致的决策。蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡、汪新芽作为一致行动人合

计控制公司 357,484,500 股股份，约占公司股份总数 37.11%，为公司的实际控制

人。

四、信息披露义务人股权结构图

五、信息披露义务人一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股

份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人的一致行动人之一汪新芽通过其控

制的 ABA-Bio (Hong Kong) Limited 持有科创板上市公司益方生物科技（上海）

股份有限公司（证券代码：688382）的股份比例 5.73%。

六、其他情况

信息披露义务人及其一致行动人不是失信被执行人，最近 3 年不存在证券市

场不良诚信记录的情形，不存在为海关失信企业及其法定代表人(负责人)、董事、

监事、高级管理人员的情形，不存在《公司法》第一百四十八条规定的情形。

第四节  权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人及其一致行动人本次权益变动是基于自身资金需求及所持

股份被动稀释。

二、未来十二个月增持或减持股份的计划

截至本报告签署日，信息披露义务人及其一致行动人尚无在未来 12 个月内

增加或减少其持有雅本化学股份的明确计划，信息披露义务人及其一致行动人不

排除在未来 12 月内根据经营需要或财务安排，增加或减少其在雅本化学中拥有

权益股份的可能，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定执

行。

第五节  权益变动方式

一、权益变动方式

自 2020 年 1 月 14 至 2023 年 12 月 8 日，信息披露义务人及一致行动人累计

减持公司股份 49,499,868 股，持股比例由原来的 42.25%下降至 37.45%（以总股

本剔除公司回购专用账户中 8,623,900 股计算）。

2024 年 1 月 31 日，雅本化学收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司下发的《证券过户登记确认书》，“雅本化学股份有限公司回购专用证券账户”

所持有的 8,623,900 股公司股票已以非交易过户的方式过户至“雅本化学股份有

限公司—2023 年员工持股计划”。

公司回购股份完成非交易过户，回购专用账户中的股份数量变为 0 股，计算

相关比例时的公司总股本由 954,685,571 股（即公司总股本 963,309,471 股扣除

已回购股份 8,623,900 股）增加至 963,309,471 股，导致信息披露义务人的持股

比例被动稀释，信息披露义务人及一致行动人持股比例下降至 37.11% 。

综上，信息披露义务人及一致行动人持股比例由 42.25%下降至 37.11%，变

动比例达到 5.14%，依据《上市公司收购管理办法》等规定编制及披露本《简式

权益变动报告书》。

二、信息披露义务人及其一致行动人拥有权益的股份数量和比例

截止本报告书签署之日，信息披露义务人持有雅本化学股份 257,729,839 股，

占雅本化学总股本的 26.75%；信息披露义务人及其一致行动人持有雅本化学股

份 357,484,500 股，占雅本化学总股本的 37.11%。

三、本次权益变动情况

1、本次权益变动明细

股东名称 变动日期 变动股份数量（股）
成交均

价

交易方

式

交易方

向

宁波雅本控股有

限公司

2020 年 1 月 14

日
7,666,000 4.08

大宗交

易
卖出

2023 年 7 月 18

日
2,800,000  8.28

大宗交

易
卖出

2023 年 7 月 20

日
494,300  9.11

集合竞

价
卖出

2023 年 7 月 21

日
891,900  9.01

集合竞

价
卖出

2023 年 7 月 24

日
497,500  9.02

集合竞

价
卖出

2023 年 7 月 24

日
3,000,000  7.89

大宗交

易
卖出

2023 年 7 月 24

日
5,000,000  7.89

大宗交

易
卖出

2023年7月25日  736,589  9.01
集合竞

价
卖出

2023年7月26日  716,412  9.07
集合竞

价
卖出

2023年11月23

日
 976,541  8.01

集合竞

价
卖出

2023年11月24

日
 491,086  8.07

集合竞

价
卖出

2023年11月28

日
 1,304,100  7.84

集合竞

价
卖出

2023年11月29

日
 317,600  7.73

集合竞

价
卖出

2023年11月30

日
 118,300  7.60

集合竞

价
卖出

2023年12月1日  314,400  7.61
集合竞

价
卖出

2023年12月4日  610,300  7.64
集合竞

价
卖出

2023年12月5日  524,100  7.45
集合竞

价
卖出

2023年12月6日  1,696,800  7.43
集合竞

价
卖出

2023年12月7日  1,523,840  7.31
集合竞

价
卖出

2023年12月8日  820,100  7.29
集合竞

价
卖出

汪新芽
2021年11月30

日
19,000,000 7.24

大宗交

易
卖出

合计 - 49,499,868 - - -

2、信息披露义务人及其一致行动人在本次权益变动前后持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人持有雅本化学股份

406,984,368 股，占雅本化学总股本的 42.25%；本次权益变动后，信息披露义务

人及其一致行动人持有雅本化学股份 357,484,500 股，占雅本化学总股本的

37.11%。具体情况如下：

股东名称 股份性质

本次权益变动前持股 本次权益变动后持股

股数（股）
占总股本比

例（%）
股数（股）

占总股本比

例（%）

宁波雅本控

股有限公司

合计持股情

况
288,229,707 29.92 257,729,839 26.75

其中：有限售

条件股份
0 0 0 0

无限售条件 288,229,707 29.92 257,729,839 26.75

股份

蔡彤

合计持股情

况
24,376,051 2.53 24,376,051 2.53

其中：有限售

条件股份
18,282,038 1.90 18,282,038 1.90

无限售条件

股份
6,094,013 0.63 6,094,013 0.63

王卓颖

合计持股情

况
2,710,110 0.28 2,710,110 0.28

其中：有限售

条件股份
2,032,582 0.21 2,032,582 0.21

无限售条件

股份
677,528 0.07 677,528 0.07

毛海峰

合计持股情

况
4,043,700 0.42 4,043,700 0.42

其中：有限售

条件股份
3,032,775 0.31 3,032,775 0.31

无限售条件

股份
1,010,925 0.10 1,010,925 0.10

马立凡

合计持股情

况
3,624,450 0.38 3,624,450 0.38

其中：有限售

条件股份
2,718,337 0.28 2,718,337 0.28

无限售条件

股份
906,113 0.09 906,113 0.09

汪新芽

合计持股情

况
84,000,350 8.72 65,000,350 6.75

其中：有限售

条件股份
0 0 0 0

注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

四、权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人持有的公司股份质

押的情况如下：

股东名称 持股总数（股） 持股比例（%）
质押股份

股份状态 数量（股）

宁波雅本控股有限

公司
257,729,839 26.75 质押 104,310,000

汪新芽 65,000,350 6.75 质押 65,000,000

蔡彤 24,376,051 2.53 质押 15,000,000

除上述情形之外，信息披露义务人及其一致行动人所持有的公司股份不存在

任何其他权利限制。

五、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动，不会导致公司实际控制人发生变化，亦不会导致公司控制权

发生变化。信息披露义务人及其一致行动人不存在未清偿其对上市公司的负债，

不存在上市公司为其负债提供担保，不存在损害上市公司利益的其他情形。信息

披露义务人本次权益变动涉及股份数量及信息披露严格遵守了《上市公司股东、

董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、

高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

无限售条件

股份
84,000,350 8.72 65,000,350 6.75

合计  406,984,368 42.25 357,484,500 37.11

 15

第六节  前六个月内买卖雅本化学股票的情况

信息披露义务人及其一致行动人在本报告书签署日前 6 个月内，存在卖出雅

本化学股票的情形，具体如下：

股东名称 变动日期
变动股份数量

（股）

成交均

价（元/

股）

交易方

式

交易方

向

宁波雅本控股

有限公司

2023 年 7 月 18 日 2,800,000  8.28
大宗交

易
卖出

2023 年 7 月 20 日 494,300  9.11
集合竞

价
卖出

2023 年 7 月 21 日 891,900  9.01
集合竞

价
卖出

2023 年 7 月 24 日 497,500  9.02
集合竞

价
卖出

2023 年 7 月 24 日 3,000,000  7.89
大宗交

易
卖出

2023 年 7 月 24 日 5,000,000  7.89
大宗交

易
卖出

2023年7月25日  736,589  9.01
集合竞

价
卖出

2023年7月26日  716,412  9.07
集合竞

价
卖出

2023年11月23日  976,541  8.01
集合竞

价
卖出

2023年11月24日  491,086  8.07
集合竞

价
卖出

2023年11月28日  1,304,100  7.84
集合竞

价
卖出

2023年11月29日  317,600  7.73
集合竞

价
卖出

2023年11月30日  118,300  7.60
集合竞

价
卖出

2023年12月1日  314,400  7.61
集合竞

价
卖出

2023年12月4日  610,300  7.64
集合竞

价
卖出

2023年12月5日  524,100  7.45
集合竞

价
卖出

2023年12月6日  1,696,800  7.43
集合竞

价
卖出

2023年12月7日  1,523,840  7.31
集合竞

价
卖出

2023年12月8日  820,100  7.29
集合竞

价
卖出

合计 - 22,833,868 - - -

第七节  其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人已按有关规定对本

次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解

而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者深圳证券交易所依法要求信息披露

义务人提供的其他信息。

第八节  备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人营业执照；

2、一致行动人身份证明文件；

3、信息披露义务人董事及其主要负责人名单及其身份证明文件；

3、中国证监会或深圳证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件置备地点

1、雅本化学董事会办公室

2、联系电话：021-32270636

3、联系人：王一川、朱佩芳

第九节  信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：宁波雅本控股有限公司

签名：

信息披露义务人的一致行动人：蔡彤

签名：

信息披露义务人的一致行动人：王卓颖

签名：

信息披露义务人的一致行动人：毛海峰

签名：

信息披露义务人的一致行动人：马立凡

签名：

信息披露义务人的一致行动人：汪新芽

签名：

2024 年 2 月 2 日

附表一

雅本化学股份有限公司简式权益变动报告书附表

基本情况

上市公司名称 雅本化学股份有限公司
上市公司所在

地

江苏省苏州市太仓港港口开发区

石化区东方东路 18 号

股票简称 雅本化学 股票代码 300261

信息披露义务

人名称
宁波雅本控股有限公司

信息披露义务

人住所

浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖

人家 366 号 2516 室

拥有权益的股

份数量变化

增加 □    减少 

不变，但持股人发生变化 □

有无一致行动

人
有          无 

信息披露义务

人是否为上市

公司第一大股

东

是        否 

信息披露义务

人是否为上市

公司实际控制

人

是          否 

权益变动方式

（可多选）

通过证券交易所的集中交易             协议转让  

国有股行政划转或变更  □                间接方式转让  □

取得上市公司发行的新股               执行法院裁定  □

继承  □      赠与  □

其他  ☑  被动稀释          （请注明）

信息披露义务

人披露前拥有

权益的股份数

量及占上市公

司已发行股份

比例

本次变动前，信息披露义务人宁波雅本控股有限公司持有雅本化学 288,229,707 股，

信息披露义务人及一致行动人合计持有雅本化学 406,984,368 股，持股比例为

42.25%

本次权益变动

后，信息披露义

务人拥有权益

的股份数量及

变动比例

本次变动后，信息披露义务人宁波雅本控股有限公司持有雅本化学 257,729,839 股，

信息披露义务人及一致行动人合计持有雅本化学 357,484,500 股，持股比例为

37.11%

在上市公司中

拥有权益的股

份变动的时间

及方式

时间：2020 年 1 月 14 日至 2024 年 1 月 31 日

方式：大宗交易、集合竞价、被动稀释

是否已充分披

露资金来源
不适用

信息披露义务

人是否拟于未

来 12 个月内继

续增持

是□      否 

信息披露义务

人在此前 6 个

月是否在二级

市场买卖该上

市公司股票

是☑        否

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的 ，信息披露义务人还应当就以 下内容予以说明：

控股股东或

实际控制人减

持时是否存在

侵害上市公司

和股东权益的

问题

是□       否☑

控股股东或实

际控制人减持

时是否存在未

清偿其对公司

的负债，未解除

公司为其负债

提供的担保，或

者损害公司利

益的其他情形

是□      否☑

本次权益变动

是否需取得批

准

是□      否☑

是否已得到批

准
不适用

信息披露义务人：宁波雅本控股有限公司

                 日期：2024 年 2 月 2 日

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