证券代码：601677        证券简称：明泰铝业        公告编号：临 2024-009

河南明泰铝业股份有限公司

关于向特定对象发行股票限售股上市流通的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为

100,000,000股。

本次股票上市流通总数为 100,000,000股。

 本次股票上市流通日期为 2024年 2月 19日。

一、本次限售股上市类型

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）本次上市流通的限售股类型

为向特定对象发行限售股。

（一）同意注册时间

公司于 2023 年 5 月 18 日收到中国证监会出具的《关于同意河南明泰铝业股

份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1056 号），详见

公司于 2023年 5月 19日在上海证券交易所网站发布的临 2023-042号公告。

（二）股份登记时间

公司于 2023 年 8 月 16 日办理完毕本次向特定对象发行股票的股份登记，详

见公司于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站发布的《明泰铝业向特定对象

发行股票发行结果暨股本变动公告》（临 2023-054号）。

（三）锁定期安排

公司本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为 6 个月，本次

限售股上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日（因 2024 年 2 月 16 日为非交易日，故

顺延至下一交易日）。

二、本次限售股形成至今公司股本数量变化情况

本次向特定对象发行股份完成后，公司新增有限售条件股份 100,000,000 股，

总股本由 969,821,232 股增加至 1,069,821,232 股，2023 年 8 月 17 日至 2023 年 10

月 23 日，公司可转债转股 122,670,795 股，总股本增加至 1,192,492,027 股。限售

股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致公司股本数量发生变化

的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人均承诺其所认购的股份自发行结束之日起 6 个

月内不进行转让。除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承

诺。

截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了各自所作出的承诺，不存在相

关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

公司向特定对象发行股票的保荐人东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐

人”）对本次向特定对象发行股票限售股上市流通有关事项的核查意见如下：

公司本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等事项符合《证券发行上市

保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求；本

次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司关于本次

限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐人对公司向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通的数量为 100,000,000股；

（二）本次限售股上市流通的日期为 2024 年 2 月 19 日（因 2024 年 2 月 16

日为非交易日，故顺延至下一交易日）；

（三）本次限售股上市流通明细清单：

序

号
股东名称

持有限售股

数量（股）

持有限售

股占公司

总股本比

例（%）

本次上市

流通数量

（股）

剩余限

售股数

量（股）

1 宋文光 3,906,250 0.33 3,906,250 0

2

平安养老保险股份有限公

司-平安安赢股票型养老

金产品

3,906,250 0.33 3,906,250 0

序

号
股东名称

持有限售股

数量（股）

持有限售

股占公司

总股本比

例（%）

本次上市

流通数量

（股）

剩余限

售股数

量（股）

3
平安养老保险股份有限公

司-万能-团险万能
3,906,250 0.33 3,906,250 0

4 财通基金管理有限公司 10,390,625 0.87 10,390,625 0

5

泰康资产管理有限责任公

司-泰康人寿保险有限责

任公司分红型保险产品

5,078,125 0.43 5,078,125 0

6
上海国泰君安证券资产管

理有限公司
7,578,125 0.64 7,578,125 0

7
国泰君安证券股份有限公

司
9,687,500 0.81 9,687,500 0

8
中信建投证券股份有限公

司
6,328,125 0.53 6,328,125 0

9 邵军辉 5,546,875 0.47 5,546,875 0

10 中信证券股份有限公司 11,718,750 0.98 11,718,750 0

11

泰康资产管理有限责任公

司-泰康资产聚鑫股票专

项型养老金产品

3,906,250 0.33 3,906,250 0

12

华菱津杉（天津）产业投

资基金合伙企业（有限合

伙）

3,906,250 0.33 3,906,250 0

13 诺德基金管理有限公司 9,296,875 0.78 9,296,875 0

14 UBS AG 13,046,875 1.09 13,046,875 0

15 大成基金管理有限公司 1,796,875 0.15 1,796,875 0

总计 100,000,000 8.39
100,000,00

0
0

本次限售股上市流通情况表如下：

限售股类型 本次上市流通数量（股）

向特定对象发行股票 100,000,000

合计 100,000,000

六、股本变动结构表

股份类别
变动前（2023 年

10 月 23 日）
变动数

变动后（2024 年 2

月 19 日）

有限售条件流通股 100,000,000 -100,000,000 0

无限售条件流通股 1,092,492,027 100,000,000 1,192,492,027

总股本 1,192,492,027 0 1,192,492,027

七、上网公告附件

《东吴证券关于明泰铝业向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

                                                     董  事  会

2024年 2月 6日