证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-010

深圳市安奈儿股份有限公司

关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（证券简称：

安奈儿，证券代码：002875）连续10个交易日（2024年2月22日至2024年3月6日）

收盘价格涨幅偏离值累计达到105.83%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于

股票交易严重异常波动情形。

2、2023年12月15日，公司披露了《关于拟收购深圳创新科技术有限公司22%

股权的公告》。由于标的公司深圳创新科技术有限公司（以下简称“创新科”）

的其他股东存在优先购买权，所以创新科股东是否行使优先购买权是本次交易

的先决条件。截至目前，公司尚未收到关于创新科其他股东是否行使优先购买权

的书面文件，敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。

3、本次拟收购创新科22%股权事项（以下简称“本次交易”或“本次对外

投资”）已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，

尚需公司股东大会审议通过，能否顺利通过尚存在不确定性，敬请广大投资者理

性分析、谨慎决策、注意投资风险。

4、公司目前正在对创新科进行全面尽职调查，尚有部分尽调程序未履行完

毕，公司将尽快完成尽调工作。以上尽调工作的完成情况也将影响本次交易的进

行，若尽调过程中发现影响本次交易的重大风险，则本次交易可能存在终止的风

险。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。

5、本次交易标的为创新科22%的股权，评估机构采用收益法评估结果，由

于收益法是基于一系列假设并基于对未来的预测，如未来情况出现预期之外的

较大变化，可能导致资产估值与实际情况不符的风险，提请投资者注意标的资产

估值的风险。

6、本次对外投资是基于公司战略规划和大数据产业发展前景等方面所做出

的慎重决策，但未来的实际情况，如政策法规的变化、市场环境的变化、行业的

竞争状况的变化以及创新科自身的因素变化等，都将会对标的资产的盈利能力

产生影响，从而导致创新科的盈利能力存在一定的不确定性，敬请广大投资者理

性分析、谨慎决策、注意投资风险。

7、本次对外投资的合同涉及新领域、新业务，合同虽已对合同双方的权利

义务、争议解决方式等作出明确约定，但合同的实际履行仍可能因宏观经济波动、

行业政策变化、需求预测调整等受到影响，可能存在合同无法如期或全部履行的

风险。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。

公司于2024年3月6日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对

深圳市安奈儿股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2024〕第40号）（以下

简称“关注函”），公司进行了认真自查和核实，现根据关注函的要求，对关注函

相关事项做出回复并披露如下：

问题 1：详细说明你公司收购创新科交易的最新进展情况，包括但不限于交

易对手方卓云智创是否向创新科的其他股东发出是否行使优先购买权的通知，

如是，说明发出时间及所收到的反馈情况。

回复：

公司于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第

九次会议，审议通过了《关于拟收购深圳创新科技术有限公司 22%股权的议案》，

该议案仍需股东大会审议通过，公司目前尚未召开股东大会。

关于交易对手方深圳卓云智创科技有限公司（以下简称“卓云智创”）是否

向创新科的其他股东发出是否行使优先购买权的通知，经公司与创新科沟通，

2023 年 12 月 26 日，创新科已协助股东卓云智创向其他股东征求是否就本次交

易行使优先购买权的意见。

截至目前，公司尚未收到关于创新科其他股东是否行使优先购买权的书面文

件，敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。

问题 2：详细说明截至目前本次交易所处的具体阶段，除优先购买权之外,是

否还有其他交易先决条件；如是，请说明有关条件的具体情况，是否已经满足，

若仍存在重大不确定事项或重大障碍，请你公司进一步说明知悉的具体时间并

充分揭示风险。

回复：

公司于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第

九次会议，审议通过了《关于拟收购深圳创新科技术有限公司 22%股权的议案》，

该议案仍需股东大会审议通过，公司目前尚未召开股东大会。公司尚未召开股东

大会的原因如下：

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.6 条规定：“上市公司发生交

易达到本规则第 6.1.3 条规定标准，交易标的为公司股权的，应当披露标的资产

经审计的最近一年又一期财务会计报告。会计师事务所发表的审计意见应当为无

保留意见，审计基准日距审议相关交易事项的股东大会召开日不得超过六个

月。……公司依据其他法律法规或其公司章程提交股东大会审议，或者自愿提交

股东大会审议的，应当适用前两款规定，本所另有规定的除外。”公司目前已取

得《深圳创新科技术有限公司审计报告》（鹏盛审字[2023]01409 号），由于公

司取得的该审计报告的审计基准日是 2023 年 6 月 30 日，截至目前已超过六个

月，所以公司尚需取得创新科 2023 年度经审计的审计报告。同时，公司在创新

科 2023 年年度审计中高度关注其应收账款情况，并要求创新科在 2023 年年度审

计中向其客户发函确认应收账款回款期限及金额等相关事项。

2、除此以外，公司还持续开展了对创新科包括法律、财务等方面的全面尽

职调查。截至目前，尚有部分尽调程序未履行完毕，公司将尽快完成尽调工作。

以上尽调工作的完成情况也将影响本次交易的进行，若尽调过程中发现影响

本次交易的重大风险，则本次交易可能存在终止的风险。敬请广大投资者理性分

析、谨慎决策、注意投资风险。

问题 3：根据本所《上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》中“其他

事项类第 1 号上市公司股票交易异常波动公告格式”的规定，关注、核实相关事

项，确认是否存在应披露而未披露的重大信息，公司基本面是否发生重大变化。

回复：

1、公司不存在应披露而未披露的重大信息

公司根据《上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》中“其他事项类第

1 号上市公司股票交易异常波动公告格式”的规定向控股股东和实际控制人曹璋

先生、王建青女士，及公司的董事、监事、高级管理人员进行了核实，并进行了

认真自查。经核查，公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。

2、公司基本面未发生重大变化

公司是一家主营中高端童装业务的自有品牌服装企业，旗下拥有“Annil 安

奈儿”童装品牌，从事童装产品价值链中的自主研发设计、供应链管理、品牌运

营推广及直营与加盟销售等核心业务环节。公司深耕童装行业多年，聚焦孩子的

健康成长，致力于为 3-12 岁儿童提供科技超舒的童装产品。

近些年受消费市场环境影响，公司的主营业务受到较大冲击。因此，公司在

2022 年进行了战略升级，增加“科技”为新的核心。为夯实“科技”战略，公司

既寻求对内突破，又寻求向外拓展，将“科技”概念在公司原有业务上进一步向

外延伸。公司关注到大数据产业对未来制造业发展的影响越来越大，因此公司拟

在大数据产业中进行拓展，优化业务结构，增强发展动力。目前公司的大数据业

务尚处于开拓阶段，正在有序推进中，暂未对公司产生重大影响。

综上所述，公司目前基本面未发生重大变化。

问题 4：根据本所相关规定，详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情

况，是否存在违反公平披露原则的事项。

回复：

公司在股价异动期间（2024 年 2 月 22 日至 2024 年 3 月 6 日）不存在接待

机构和个人投资者调研的情况，不存在违反公平披露原则的事项。

问题 5：核查你公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖

你公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。

回复：

公司就股价异动期间（2024 年 2 月 22 日至 2024 年 3 月 6 日）董事、监事、

高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖公司股票的行为，要求公司董事、监事、

高级管理人员及其直系亲属进行自查。根据公司董事、监事、高级管理人员的书

面报告、邮件回复，以及通过深圳证券交易所主板业务专区持股变动信息申报自

查，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在股价异动期间（2024 年 2 月

22 日至 2024 年 3 月 6 日）不存在买卖公司股票行为，不存在涉嫌内幕交易的情

形。

特此公告。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日