证券代码：002309              证券简称：ST中利            公告编号：2024-042

江苏中利集团股份有限公司

关于公司股票交易被叠加其他风险警示及退市风险警示

暨股票交易停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）

出具的 2023 年度审计报告，江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或

“中利集团”）最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，

且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在重大不确定性，触及《深圳证券

交易所股票上市规则》第 9.8.1（七）条的相关规定将被叠加实施其他风险警示；

公司 2023 年度末合并口径经审计净资产为负值，触及《深圳证券交易所股票上

市规则》第 9.3.1 条的相关规定，公司股票交易将被叠加实施退市风险警示。

2、公司股票于 2024 年 4 月 24 日（星期三）开市起停牌一天，并于 2024

年 4 月 25 日（星期四）开市起复牌。

3、公司股票自 2024 年 4 月 25 日开市起被叠加实施其他风险警示及实施退

市风险警示，公司股票简称由“ST 中利”变更为“*ST 中利”，股票代码仍为

“002309”，股票交易日涨跌幅限制仍为 5%。

一、股票种类、简称、股票代码以及实行其他风险警示及退市风险警示起

始日

1、股票种类：人民币普通股；

2、股票简称：由“ST 中利”变更为“*ST 中利”；

3、股票代码：002309；

4、实施其他风险警示及退市风险警示起始日：2024 年 4 月 25 日。
二、实施风险警示的适用情形

（一）叠加实施其他风险警示的适用情形

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1（七）条的相关规定，公司

最近三年连续亏损且苏亚金诚对公司 2023 年度财务报告出具了带持续经营能

力重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，公司股票交易将被叠加实施其他

风险警示。

（二）实施退市风险警示的适用情形

根据苏亚金诚出具的 2023 年度审计报告，公司 2023 年度末合并口径经审计

净资产为负值，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条的相关规定，

公司股票交易将实施退市风险警示。

三、董事会关于争取撤销其他风险警示及退市风险警示的意见及具体措施

针对公司目前的经营状况，公司董事会及管理层将积极采取措施改善公司经

营状况和财务状况，积极配合重整工作的推进，以增强公司的持续经营能力及盈

利能力，力争早日撤销其他风险警示及退市风险警示。公司董事会拟采取如下具

体措施：

1、鉴于中利集团及其七家下级核心子公司均已正式启动预重整或重整程序，

截至目前，中利集团重整层报工作正在江苏省层面持续、有序推进。公司董事会

将持续配合临时管理人（管理人）及各方有序推进重整及预重整相关工作。若重

整实施完成，将彻底使公司卸下历史包袱、解决违规事项、有效改善现金流，重

回到健康高速发展的良性轨道。

2、公司董事会和管理层将继续努力保持公司整体经营模式、产品和服务的

品种结构、管理团队的稳定性、客户和供应商的稳定性等均不发生重大不利变化，

依然能够保持一定的市场份额与行业地位。2024 年，公司在维护好老客户的同

时积极开发新客户，顺应行业发展趋势，丰富产品矩阵，力争保持品牌价值和影

响力，为后续“涅槃重生”铺平道路。

四、公司接受投资者咨询的主要方式

公司股票被叠加实施其他风险警示及退市风险警示并期间，公司仍将通过电

话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询，在不违反内幕信息保密相关规定的
前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：

1、联系部门：公司董事会办公室

2、联系地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8号

3、联系电话：0512-52571188

4、传真：0512-52572288

5、邮箱：zhonglidm@zhongli.com

6、邮编：215542

公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证

券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均

以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日