证券代码：688361        证券简称：中科飞测         公告编号：2024-025

深圳中科飞测科技股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）；股票认购方式为网下，

上市股数为 13,004,235 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配

售股份数量。

 除战略配售股份外，本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，

上市股数为 166,699,247 股。

 本次股票上市流通总数为 179,703,482 股。

 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 20 日（因 2024 年 5 月 19 日为非交易日

故顺延至 2024 年 5 月 20 日）。

一、 本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意深圳中科

飞测科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]367 号文），

深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中科飞测”）首次向社会

公众公开发行人民币普通股 80,000,000 股，并于 2023 年 5 月 19 日在上海证券交

易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行后总股本为 320,000,000 股，其中有限售

条件流通股合计 260,071,959 股，占公司总股本的 81.27%，无限售条件流通股合计

59,928,041 股，占公司总股本的 18.73%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股以及部分限

售股，限售股股东数量为 26 名，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，该部分

限售股股东对应的限售股份数量为 179,703,482 股，占公司总股本的 56.1573%，将

于 2024 年 5 月 20 日解除限售并上市流通。其中，战略配售限售股股份数量为

13,004,235 股，占公司股份总数的 4.0638%，股东数量 4 名。除战略配售股份外，

本次上市流通的限售股数量为 166,699,247 股，占公司股份总数的 52.0935%，股东

数量 22 名。

二、 本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致

股本数量变化的情况。

三、 本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《深圳中科飞测科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招

股说明书》及《深圳中科飞测科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告

书》，本次申请股份解除限售的股东关于其持有的限售股的有关承诺如下：

（一）关于股份锁定的承诺

1、公司股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）、北京

芯动能投资基金（有限合伙）、海南岭南晟业创业投资有限公司（曾用名：深圳市

岭南晟业有限公司）、海南博林京融创业投资有限公司（曾用名：深圳市前海博林

股权投资基金有限公司）、中国科学院微电子研究所、上海物联网二期创业投资基

金合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市人才创新创业一

号股权投资基金（有限合伙）、哈勃科技创业投资有限公司、上海聚源载兴投资中

心（有限合伙）、宁波丹广盛深创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：宁波丹盛

企业管理咨询合伙企业（有限合伙））、上海自贸试验区三期股权投资基金合伙企业

（有限合伙）、华控湖北科工产业投资基金（有限合伙）、西藏国科鼎奕投资中心（有

限合伙）、深圳力合融通创业投资有限公司、上海聚源启泰投资中心（有限合伙）、

苏州聚源铸芯创业投资合伙企业（有限合伙）、虞仁荣、王家恒、上海睿朴资产管

理有限公司、共青城力合汇盈创业投资管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：共青

城力合汇盈投资管理合伙企业（有限合伙））关于限售安排、自愿锁定股份、延长

锁定期限的承诺如下：

（1）自公司首次公开发行股票并上市后 12 个月内，本企业/本人/本单位不转

让或委托他人管理本企业/本人/本单位持有的公司本次发行前已发行的股票，也不

由公司回购该部分股份，并依法办理本企业/本人/本单位所持股份的锁定手续。

（2）本企业/本人/本单位将严格遵守法律、法规、规章及规范性文件和现行适

用的《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》中关于股东、董事、监事和高级管理

人员义务和责任的各项规定及要求。

（3）如果相关监管规则不再对某项承诺内容予以要求时，相应部分自行终止。

如果监管规则对上市发行人股份锁定或减持有新的规定，则本企业/本人/本单位在

锁定或减持发行人股份时将执行届时适用的最新监管规则。

（4）如果本企业/本人/本单位因未履行上述承诺事项而获得收益的，所得的收

益归中科飞测所有，本企业/本人/本单位在获得收益的 5 日内将前述收益支付至中

科飞测指定账户；如果因本企业/本人/本单位未履行上述承诺事项给中科飞测或者

其他投资者造成损失的，本企业/本人/本单位将向中科飞测或者其他投资者依法承

担赔偿责任。

2、公司股东粤莞先进制造产业（东莞）股权投资基金（有限合伙）关于限售

安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺如下：

（1）自公司首次公开发行股票并上市后 12 个月内，本企业/本人/本单位不转

让或委托他人管理本企业/本人/本单位持有的公司本次发行前已发行的股票，也不

由公司回购该部分股份，并依法办理本企业/本人/本单位所持股份的锁定手续。

（2）本企业/本人/本单位将严格遵守法律、法规、规章及规范性文件和现行适

用的《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》中关于股东、董事、监事和高级管理

人员义务和责任的各项规定及要求。

（3）如果相关监管规则不再对某项承诺内容予以要求时，相应部分自行终止。

如果监管规则对上市发行人股份锁定或减持有新的规定，则本企业/本人/本单位在

锁定或减持发行人股份时将执行届时适用的最新监管规则。

（4）如果因本企业/本人/本单位未履行上述承诺事项给中科飞测或者其他投

资者造成损失的，本企业/本人/本单位将依法承担赔偿责任。

（二）关于持股意向及减持意向的承诺

公司股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）、北京芯

动能投资基金（有限合伙）、海南岭南晟业创业投资有限公司（曾用名：深圳市岭

南晟业有限公司）、海南博林京融创业投资有限公司（曾用名：深圳市前海博林股

权投资基金有限公司）、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市人才创新创业一号

股权投资基金（有限合伙）关于持股意向及减持意向的承诺如下：

1、本人/本企业/本单位对公司的未来发展充满信心，愿意长期持有公司股票，

并将严格遵守关于股份锁定期的承诺；

2、如本人/本企业/本单位在锁定期届满之日后拟减持公司股份，将认真遵守中

国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所关于股东减持的相

关规定，并结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计

划，在股票锁定期届满之日后逐步减持；

3、本人/本企业/本单位减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具

体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；

4、本人/本企业/本单位减持公司股份应按照中国证监会及上海证券交易所届

时生效的规则及时、准确地履行信息披露义务。相关监管规则届时对减持信息披露

另有规定，则本人/本企业/本单位在减持公司股份时将执行届时适用的最新监管规

则，并将综合考虑自身财务规划、公司稳定股价的目的、资本运作及长远发展的需

求，进行合理减持；

5、如果中国证监会和上海证券交易所相关监管规则不再对某项承诺内容予以

要求时，相应部分自行终止。若相关监管规则对持股及减持另有特别规定，则本人

/本企业/本单位在减持公司股份时将执行届时适用的最新监管规则；

6、若本人/本企业/本单位违反上述减持承诺，则减持公司股票所得收益归公司

所有。若本人/本企业/本单位因违反上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，

本人/本企业/本单位将向公司及其他投资者依法承担赔偿责任；

7、公司上市后，本人/本企业/本单位依法增持的股份不受上述承诺约束。

（三）战略配售股份的限售承诺

国泰君安君享科创板中科飞测 1 号战略配售集合资产管理计划、国泰君安君

享科创板中科飞测 2 号战略配售集合资产管理计划、上海硅产业集团股份有限公

司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司承诺其所获配的股票限售期限

为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了相应的承

诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、 中介机构核查意见

经核查，保荐人国泰君安证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具之日，

公司上述限售股持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。

本次限售股上市流通符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规

则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关

法律法规的要求；公司对本次限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司本次限售股上市流通事项无异议。

五、 本次上市流通的限售股情况

（一）本次限售股上市流通数量为 179,703,482 股，占公司总股本的 56.1573%。

1. 本次上市流通的战略配售股份数量为 13,004,235 股，占公司股本总数的

4.0638%，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。

2. 除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 166,699,247 股，占公司

总股本的 52.0935%，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。

（二）本次限售股上市流通日期为 2024 年 5 月 20 日。

（三）限售股上市流通明细清单：

单位：股

序

号
股东名称

持有限售股

股数

持有限售股占

公司总股本比

例

本次上市流

通数量

（股）

剩余限售

股数量

（股）

1
国投（上海）科技成果转化创

业投资基金企业（有限合伙）
36,465,943 11.3956% 36,465,943 0

2
北京芯动能投资基金（有限合

伙）
15,382,835 4.8071% 15,382,835 0

3
海南岭南晟业创业投资有限公

司
14,564,419 4.5514% 14,564,419 0

4
海南博林京融创业投资有限公

司
13,334,490 4.1670% 13,334,490 0

5
中国科学院微电子研究所

（SS）
11,604,106 3.6263% 11,604,106 0

6
上海物联网二期创业投资基金

合伙企业（有限合伙）
10,226,754 3.1959% 10,226,754 0

7
深圳市创新投资集团有限公司

（CS）
9,789,934 3.0594% 9,789,934 0

8
深圳市人才创新创业一号股权

投资基金（有限合伙）
9,215,221 2.8798% 9,215,221 0

9 哈勃科技创业投资有限公司 7,927,072 2.4772% 7,927,072 0

10
上海聚源载兴投资中心（有限

合伙）
6,887,711 2.1524% 6,887,711 0

11
粤莞先进制造产业（东莞）股

权投资基金（有限合伙）
4,607,611 1.4399% 4,607,611 0

12
宁波丹广盛深创业投资合伙企

业（有限合伙）
4,597,701 1.4368% 4,597,701 0

13
上海自贸试验区三期股权投资

基金合伙企业（有限合伙）
3,686,088 1.1519% 3,686,088 0

14
华控湖北科工产业投资基金

（有限合伙）
3,686,088 1.1519% 3,686,088 0

15
西藏国科鼎奕投资中心（有限

合伙）
3,578,820 1.1184% 3,578,820 0

16
深圳力合融通创业投资有限公

司
3,498,159 1.0932% 3,498,159 0

17
上海聚源启泰投资中心（有限

合伙）
2,417,522 0.7555% 2,417,522 0

18
苏州聚源铸芯创业投资合伙企

业（有限合伙）
2,298,851 0.7184% 2,298,851 0

19 虞仁荣 1,149,425 0.3592% 1,149,425 0

20 王家恒 747,125 0.2335% 747,125 0

21 上海睿朴资产管理有限公司 747,125 0.2335% 747,125 0

22
共青城力合汇盈创业投资管理

合伙企业（有限合伙）
286,247 0.0895% 286,247 0

23
国泰君安君享科创板中科飞测 1

号战略配售集合资产管理计划
3,470,338 1.0845% 3,470,338 0

注 1：持有限售股占公司总股本比例以四舍五入的方式保留四位小数。

（四）限售股上市流通情况表：

单位：股

序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）

1 首发限售股 166,699,247 12

2 战略配售股 13,004,235 12

合计 179,703,482 -

六、 上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于深圳中科飞测科技股份有限公司首次公开

发行部分限售股上市流通之核查意见》

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 11 日

24
国泰君安君享科创板中科飞测 2

号战略配售集合资产管理计划
4,449,152 1.3904% 4,449,152 0

25 上海硅产业集团股份有限公司 847,457 0.2648% 847,457 0

26
国家集成电路产业投资基金二

期股份有限公司
4,237,288 1.3242% 4,237,288 0

合计 179,703,482 56.1573% 179,703,482 0 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