证券代码：603222        证券简称：济民医疗      公告编号：2024-030

济民健康管理股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年5月13

日、5月14日、5月15日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根

据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司不

存在应披露而未披露的重大信息，除公司已披露的以集中竞价交易方式回购公司

股份、部分董事高级管理人员核心人员及关联公司员工增持公司股份事项外，未有

正筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、破产重

整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2024 年 5 月 13 日、5月 14 日、5月 15 日连续三个交易日内收

盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规

定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项，现说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司主营业务未发生重大变化，内外部经营环境未发生重大变化，

不存在应披露而未披露的重要事项。

（二）重大事项情况

经公司自查，并书面征询控股股东和实际控制人，除公司已披露的以集中竞价

交易方式回购公司股份、部分董事高级管理人员核心人员及关联公司员工增持公

司股份事项外，截止本公告日，公司、控股股东和实际控制人不存在其他与本公司

相关的应披露而未披露的重大事项，未有正筹划涉及公司的重大资产重组、股份发

行、重大交易类事项、业务重组、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重

大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

1、媒体报道方面

有媒体报道海军军医大学第二附属医院（上海长征医院）殷浩教授团队联合中

国科学院程新教授团队，在国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植，成功

治愈一名胰岛功能严重受损的 2 型糖尿病患者，目前该患者已彻底脱离胰岛素长

达 33 个月。相关成果刊发于国际期刊《细胞发现》。同时报道济民医疗是美国加利

福尼亚大学尔湾分校外科与生物医学工程系 Jonathan Robert Todd Lakey 教授在

中国的独家合作伙伴，公司对其科研成果在中国技术转化具有优先权，其中用于胰

岛移植治疗糖尿病已经获得 FDA 在加利福尼亚大学尔湾分校进行临床试验。

2、公司相关情况

（1）公司旗下博鳌国际医院于 2019 年 1 月与 Jonathan Robert Todd Lakey

教授签署了合作协议，聘请 Jonathan Robert Todd Lakey 教授为首席科学家，其

主要职责为医院提供干细胞相关领域的技术支持，并共同开展科研项目，合作期为

3 年。截至目前，双方合作已经结束，公司未对其相关科研成果推进在中国转化。

（2）博鳌国际医院目前干细胞药物研发管线主要包括脂肪间充质干细胞

（ADSC）治疗视网膜色素变性（RP）、脂肪间充质干细胞（ADSC）治疗 2型糖尿病

（T2DM）、 脂肪间充质干细胞（ADSC）治疗慢性阻塞性肺疾病（COPD），但均处于

临床前阶段，项目较为早期。创新药研发周期长、环节多、风险高，从研制、临床

试验、报批到投产容易受到技术、审批、政策等诸多因素影响，后续的研发推进存

在诸多的不确定性。

公司未发现其他需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

三、相关风险提示

（一）药品研发风险

公司目前干细胞药物研发管线相关项目均处于临床前阶段，项目较为早期。创

新药研发周期长、环节多、风险高，从研制、临床试验、报批到投产容易受到技术、

审批、政策等诸多因素影响，后续的研发推进存在诸多的不确定性。敬请广大投资

者谨慎决策，注意防范投资风险。

（二）二级市场交易风险

公司股票于 2024 年 5 月 13 日、5月 14 日、5月 15 日连续三个交易日内收

盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅

度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（三）公司控股股东及一致行动人质押风险

截至本公告日，公司控股股东及一致行动人总持股数为 233,792,540 股，累计

质押 113,540,000 股，累计质押占其所持公司股份比例 48.56%，累计质押占公司

总股份比例 21.13%。上述质押的股份不存在平仓风险。

（四）其他风险提示

本公司提醒广大投资者，本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国

证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），

本公司有关信息以公司在上述指定媒体披露的内容为准。敬请广大投资者理性投

资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司

目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议

等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而

未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司

前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

                            2024 年 5 月 16 日