东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持公司股份至 5%以下的权益变动提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次权益变动属于持股5%以上股东减持,不涉及要约收购:
- 2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化;
- 3、本次权益变动后,中阅资本管理股份公司旗下中阅战略优选 2 号私募证券投资基金、中阅定制 2 号私募证券投资基金合计持有公司股份 11,020,134股,占公司总股本的比例为 2.6267%,中阅资本管理股份公司不再为公司持股 5%以上的股东。

2024年5月23日, 东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")收到持股5%以上股东中阅资本管理股份公司(代表旗下中阅战略优选2号私募证券投资基金、中阅定制2号私募证券投资基金)(以下简称"中阅资本")出具的《简式权益变动报告书》。

中阅资本于2024年5月22-23日在深圳证券交易所交易系统通过集中 竞价的方式减持公司无限售流通股10,009,860股,占公司总股本的2.3859%。

一、股东减持及权益变动情况

1、信息披露义务人基本情况

公司名称	中阅资本管理股份公司(代表旗下中阅战略优选2号私募证券投资基金、中阅定制2号私募证券投资基金)
社会统一信用代码	91110111MA00CCAX9T
成立日期	2017年3月1日
类型	股份有限公司
注册地址	北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 B 座 411
出资额	10000 万人民币
法定代表人	孙建波

经营范围	资产管理;投资管理。("1、未经有关部门批准,不得以公开
	方式募集资金; 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易
	活动; 3、不得发放贷款; 4、不得对所投资企业以外的其他企业
	提供担保; 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最
	低收益";市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依
	法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
	动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
	动。)
经营期限	2017年3月1日到2047年2月28日
通讯地址	北京市丰台区龙湖西宸广场 2 号楼 332-337

2、股东减持股份情况

(1) 具体减持情况详见下表:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数	占公司总股本
			(元/股)	(股)	比例 (%)
中阅资本	集中竞价	2024. 5. 22-5. 23	3. 58	10, 009, 860	2. 3859
合计	-			10, 009, 860	2. 3859

- (2) 减持股份来源:二级市场集中竞价购买的无限售流通股;
- (3) 减持价格区间: 3.43-3.78 元/股
- (4)自前次披露《权益变动报告书》至本公告日,中阅资本累计减持 10,009,860 股,占公司总股本的 2.3859%。

3、股东本次减持前后持股情况

本次权益变动后,中阅资本持有公司股份 11,020,134 股,占公司总股本的比例为 2.6267 %,持有公司股份比例降至 5%以下,不再为公司持股 5%以上的股东,减持前后具体持股情况见下表:

		本次减持前	7持有股份	本次减持后持有股份
股东名称	股份性质	股数(股)	占公司总 股本比例 (%)	股数(股)	占公司总 股本比例 (%)
	合计持有股份	21, 029, 994	5. 0127	11, 020, 134	2.6267
中阅资本	其中: 无限售条件股份	21, 029, 994	5. 0127	11, 020, 134	2.6267
	有限售条件股份	0	0.0000	0	0.0000

二、其他相关说明

1、2023 年 11 月 23 之前,中阅战略优选 2 号持有 8,830,391 股,占总股本的 2.10%。2023 年 11 月 23 日到 2024 年 5 月 21 日,中阅战略优选 2 号合计买入 东易日盛 8,943,000 股,中阅定制 2 号合计买入东易日盛 925,203 股,两个基金产品合计持股为 5.01%。2024 年 5 月 22 至 5 月 23 日,中阅战略优选 2 号合计卖出东易日盛 10,009,860 股,占总股本的 2.39%,其中 8,943,000 股为前 6 个月期间买入,卖出的 8,943,000 股构成短线交易。

股东名称	交易日期	交易方向	交易数量 (股)	交易后 持有股数(股)	交易后持股 比例(%)
中阅资本-中 阅战略优选 2 号私募证券 投资基金	2023年11月23日-2024年5月21日	买入	8, 943, 000	17, 773, 391	4. 24%
中阅资本-中 阅战略优选 2 号私募证券 投资基金	2024年5月22日-2024年5月23日	卖出	10, 009, 860	7, 763, 531	1. 85%

中阅资本管理股份公司(代表旗下中阅战略优选2号私募证券投资基金、中阅定制2号私募证券投资基金)本次短线交易无收益,并对本次短线交易给公司和市场带来的不良影响,向广大投资者致以诚挚的歉意,后期将加强相关法律、法规的学习并严格遵守相关规定。

- 2、根据相关规定,本次交易不存在需要预先披露减持计划的情况。
- 3、中阅资本不是公司控股股东、实际控制人,本次减持不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
- 4、信息披露义务人编制的《简式权益变动报告书》将与本公告同日披露于巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、中阅资本出具的《简式权益变动报告书》

特此公告。