证券代码：688175        证券简称：高凌信息         公告编号：2024-030

珠海高凌信息科技股份有限公司

关于股东购回减持股份结果的公告

公司股东金起航贰号保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高凌信息”）于

2024 年 5 月 8 日披露了《关于股东违规减持致歉并承诺购回股份的公告》（公

告编号：2024-024）（以下简称“致歉公告”），股东厦门鑫九投资管理有限公

司－盐城金起航贰号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金起航贰号”）

承诺将在致歉公告披露后的 6个月内，择机购回违规减持的股份 269,313 股，购

回股份后，违规减持收益全部缴纳至公司指定账户。

2024 年 5 月 13 日，中国证券监督管理委员会广东监管局对金起航贰号出具

了《行政监管措施决定书》（[2024]45 号），责令金起航贰号积极采取措施，

消除违规影响，切实加强证券法律法规学习，规范减持上市公司股份行为，依法

依规履行相关信息披露义务，杜绝此类违规行为再次发生。

公司于 2024 年 6 月 2 日收到金起航贰号发来的《关于购回减持股份的告知

函》，截至 2024 年 5 月 31 日，金起航贰号已通过集中竞价交易方式购回 269,313

股公司股份，违规减持收益 97,976.13 元将支付至高凌信息指定账户。同时金起

航贰号承诺，本次购回的股份自 2024 年 5 月 31 日起 6个月内不减持。

金起航贰号将认真总结并吸取教训，加强对相关法律法规及规范性文件的学

习，严格遵守要求，杜绝违规减持事件再次发生。

特此公告。

 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

 2024 年 6 月 3 日