证券代码：600179         证券简称：安通控股       公告编号：2024-029

安通控股股份有限公司

关于筹划本次重组停牌前一交易日公司前十大股东及

前十大无限售流通股股东持股情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公

司拟发行股份收购中外运集装箱运输有限公司的 100%股权、广州招商滚装运输有

限公司的 70%股权（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避

免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 5 月 29

日（星期三）开市起停牌。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日披露的《安通控

股股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2024-025）

及 2024 年 6 月 5 日披露的《安通控股股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的

停牌进展公告》（公告编号：2024-026）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》相关规定，

现将公司停牌前一个交易日（2024 年 5 月 28 日）登记在册的前十大 A 股股东及

前十大 A股无限售流通股股东的名称、持股数量、持股比例等信息披露如下：

一、公司停牌前一个交易日前十大 A股股东持股情况

截至公司停牌前一个交易日（2024 年 5 月 28 日），公司前十大 A 股股东的名

称、持股数量及持股比例情况如下：

序号 股东名称 持股数量（股）
占公司总股本

的比例（%）

1 福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙） 482,142,858 11.39

2 安通控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 352,288,356 8.33

3 招商局港口集团股份有限公司 288,817,293 6.83

4 一润供应链管理（上海）有限公司 200,000,000 4.73

序号 股东名称 持股数量（股）
占公司总股本

的比例（%）

5
国新证券－招商银行－国新股票宝 33 号集合资产管

理计划
178,500,000 4.22

6 郭东圣 174,186,851 4.12

7 深圳前海航慧投资管理有限公司 116,666,667 2.76

8 郭东泽 106,825,933 2.52

9
四川信托有限公司－四川信托－锦信 1 号单一资金

信托
100,442,000 2.37

10
海南博时创新管理有限公司－广东博资二号股权投

资合伙企业（有限合伙）
100,000,001 2.36

二、公司停牌前一个交易日前十大 A股无限售流通股股东持股情况

截至公司停牌前一个交易日（2024 年 5 月 28 日），公司前十大 A 股无限售流

通股股东的名称、持股数量及持股比例情况如下：

序号 股东名称
持有无限售流通

股数量（股）

占公司无限售

流通股股本的

比例（%）

1 福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙） 482,142,858 12.91

2 安通控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 352,288,356 9.43

3 一润供应链管理（上海）有限公司 200,000,000 5.36

4
国新证券-招商银行－国新股票宝 33号集合资产管

理计划
178,500,000 4.78

5 招商局港口集团股份有限公司 174,171,293 4.66

6 深圳前海航慧投资管理有限公司 116,666,667 3.12

7
海南博时创新管理有限公司－广东博资二号股权投

资合伙企业（有限合伙）
100,000,001 2.68

8 宁波环生医疗投资中心（有限合伙） 100,000,000 2.68

9
中保投资有限责任公司－中保投－信达壹号专项私

募股权投资基金
100,000,000 2.68

10 中国化工资产管理有限公司 82,908,988 2.22

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的公司股东名册。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日