证券代码：603228          证券简称：景旺电子        公告编号:2024-069

债券代码：113602          债券简称：景 20 转债

债券代码：113669          债券简称：景 23 转债

深圳市景旺电子股份有限公司

关于控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动

超过 5%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动系由于信息披露义务人 2020 年减持、2021 年增持深圳市景

旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份、以及公司实施股权激励计划授

予股份登记及后续回购注销、可转债转股等事项导致公司总股本增加，信息披露

义务人持股数量及持股比例发生变化，其合计持有的公司股份累计变动超过 5%。

● 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生

变化，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。

 本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份数量从 425,639,424 股增

加至 588,657,775 股，占公司总股本的比例由 70.66%减少至 65.54%。

● 关于本次权益变动的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn） 披露的《简式权益变动报告书》。

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到信息披露义

务人发来的《简式权益变动报告书》，由于信息披露义务人 2020 年减持、2021 年

增持公司股份、以及公司实施股权激励计划授予股份登记及后续回购注销、可转

债转股等事项导致公司总股本增加，信息披露义务人持股数量及持股比例发生变

化，其合计持有的公司股份累计变动超过 5%。现将有关权益变动的具体情况公

告如下：

一、信息披露义务人基本情况

1、信息披露义务人一：深圳市景鸿永泰投资控股有限公司（以下简称“景

鸿永泰”）

名称 深圳市景鸿永泰投资控股有限公司

注册地
深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号

景旺电子大厦 13 层

法定代表人 黄小芬

注册资本 2,000 万元人民币

统一社会信用代码 9144030058917220XU

企业类型 有限责任公司

经营范围 实业投资

成立日期 2012-01-06

主要股东
黄小芬持股 50%、深圳市奕兆投资合伙企业（有

限合伙）持股 50%

2、信息披露义务人二：智创投资有限公司（以下简称“智创投资”）

名称 智创投资有限公司

注册地 香港九龙观塘成业街 7 号宁晋中心 18 楼 B1 室

董事 卓军

已发行股本 1 港元

公司编号： 1702447

经营范围 从事投资控股业务

成立日期 2012 年 2 月 1 日

主要股东 卓军持股 100%

3、信息披露义务人三：深圳市奕兆投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奕

兆投资”）

公司名称： 深圳市奕兆投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：
深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 195 号天利中央商务广

场（二期）C2305

执行事务合伙人： 黄小芬

注册资本： 1,000 万元人民币

统一社会信用代码： 91440300MACPABU58B

经营范围： 以自有资金从事投资活动

成立日期： 2023 年 7 月 24 日

股东构成： 黄小芬持股 51%；刘羽持股 49%

4、信息披露义务人四：刘绍柏

姓名 刘绍柏

性别 男

国籍 中国

身份证号 44030119620908****

通讯地址
深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号

景旺电子大厦

公司任职 董事长

是否拥有其他国家和地区永久居留权 否

5、信息披露义务人五：黄小芬

姓名 黄小芬

性别 女

国籍 中国

身份证号 44032119631110****

通讯地址
深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号

景旺电子大厦

公司任职 董事

是否拥有其他国家和地区永久居留权 否

6、信息披露义务人六：卓军

姓名 卓军

性别 女

国籍 中国香港

身份证号 H0222***

通讯地址 香港九龙观塘成业街 7 号宁晋中心 18 楼 B1 室

公司任职 董事

是否拥有其他国家和地区永久居留权 香港永久居民

7、信息披露义务人七：刘羽

姓名 刘羽

性别 男

国籍 中国香港

身份证号 R3072***

通讯地址
深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号

景旺电子大厦

公司任职 董事、总裁

是否拥有其他国家和地区永久居留权 香港永久居民

二、信息披露义务人一致行动关系的说明

公司控股股东景鸿永泰、智创投资及实际控制人刘绍柏先生、黄小芬女士、

卓军女士于 2020 年 1 月 6 日共同签署了《一致行动协议》，构成一致行动人关

系；刘羽先生于 2023 年 8 月 14 日出具了《关于遵守<一致行动协议>的承诺函》，

与前述一致行动人保持一致行动。此外，刘绍柏先生、黄小芬女士、刘羽先生、

奕兆投资构成《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动关系。

综上，截至本报告书签署日，景鸿永泰、智创投资、奕兆投资、刘绍柏先生、

黄小芬女士、卓军女士、刘羽先生构成一致行动关系，上述一致行动人合计直接

及间接持有公司股份 588,657,775 股，占本报告书签署日公司总股本的比例为

65.54%。其中，景鸿永泰持有公司股份 293,731,122 股，占本报告书签署日公司

总股本的比例为 32.70%；智创投资持有公司股份 293,731,108 股，占本报告书签

署日公司总股本的比例为 32.70%；刘绍柏先生直接持有公司股份 638,405 股，占

本报告书签署日公司总股本的比例为 0.07%；黄小芬女士直接持有公司股份

557,140 股，占本报告书签署日公司总股本的比例为 0.06%；卓军女士、刘羽先

生未直接持有公司股份。

截至本报告书签署日，上述信息披露义务人股权控制关系如下图：

三、信息披露义务人本次权益变动情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司股份 425,639,424 股，占前

次简式权益报告签署日（2020 年 1 月 6 日）总股本数 602,371,610 股的 70.66%。

本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份 588,657,775 股，占本报告

书签署日公司总股本数 898,181,889 股的 65.54%。

信息披露义务人持有公司股份变动前后具体情况如下：

股东

名称

本次权益变动前持有公司股份情况

（2020 年 1 月 6 日）

本次权益变动后持有公司股份情况

（2024 年 7 月 16 日）

持股数量（股）
持 股 比 例

（%）
股份性质 持股数量（股）

持 股 比 例

（%）
股份性质

景 鸿

永泰
212,819,712 35.33

有限售条

件股份
293,731,122 32.70

无限售条

件股份

智 创

投资
212,819,712 35.33

有限售条

件股份
293,731,108 32.70

无限售条

件股份

刘 绍

柏
- - - 638,405 0.07

无限售条

件股份

黄 小

芬
- - - 557,140 0.06

无限售条

件股份

合计 425,639,424 70.66  588,657,775 65.54

四、本次权益变动方式

自 2020 年 1 月 6 日至本报告书签署日，因信息披露义务人 2020 年减持、

2021 年增持公司股份、以及公司实施股权激励计划授予股份登记及回购注销、

可转债转股等事项导致公司总股本增加，使其持有的公司股份比例累计变动超过

5%，信息披露义务人权益变动具体如下：

股东名称 变动日期 变动方式
变动数量

（股）

变动比

例

（%）

股份种

类

景鸿永泰

2020/3/20
2019 年股权激励计划限制性股

票首次授予登记导致被动稀释
0 -0.74

人民币

普通股
智创投资

景鸿永泰

2020/5/12
公司 2018 年股权激励计划部分

限制性股票回购注销
0 0.04

人民币

普通股 智创投资

景鸿永泰 2020/4/27-

2020/5/13
集中竞价交易方式减持

-3,011,768 -0.50 人民币

普通股 智创投资 -3,011,778 -0.50

景鸿永泰

2020/5/27

公司实施 2019 年年度权益分派

实施，向全体股东每 10 股派发

现金红利人民币 3.00 元（含税），

同时以资本公积金转增股本，每

10 股转增 4 股。

83,923,178 0.00

人民币

普通股

智创投资 83,923,174 0.00

景鸿永泰

2020/6/23
公司 2018、2019 年股权激励计

划部分限制性股票回购注销
0 0.02

人民币

普通股 智创投资

景鸿永泰

2020/12/22

2019 年限制性股票激励计划限

制性股票预留授予登记导致被

动稀释

0 -0.17
人民币

普通股
智创投资

景鸿永泰
2021/3/1-

2021/4/28

公司 2019 年股权激励计划部分

限制性股票回购注销、景 20 转

债转股被动变化

0 0.02
人民币

普通股 智创投资

刘绍柏 2021/5/21-

2021/5/25
集中竞价交易方式增持

638,405 0.07 人民币

普通股 黄小芬 557,140 0.07

上述一致

行动人

2021/6/1-

2024/7/8

公司 2018、2019 年股权激励限

制性股票回购注销、可转债转股

导致被动稀释

0 -0.74
人民币

普通股

上述一致

行动人

2024/7/9-

2024/7/16

公司 2024 年股权激励计划首次

限制性股票授予、可转债转股导

致被动稀释

0 -2.71
人民币

普通股

合计 163,018,351 -5.12

1、2020 年 3 月 20 日，公司完成 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制

性股票的登记工作，向 166 名首次授予激励对象授予 636.28 万股限制性股票，

公司总股本由 602,371,610 股增加为 608,734,410 股，信息披露义务人持股数量不

变，合计持股比例由 70.66%变更为 69.92%。

2、2020 年 5 月 12 日，公司回购注销 2018 年限制性股票激励计划已经授予

但尚未解除限售的 363,177 股限制性股票，公司总股本由 608,734,410 股减少为

608,371,233 股，信息披露义务人持股数量不变，合计持股比例由 69.92%变更为

69.96%。

3、2020 年 3 月 4 日，公司披露了《景旺电子股东集中竞价减持股份计划公

告》（公告编号:2020-007），景鸿永泰、智创投资计划自公告之日起 15 个交易日

后的 3 个月内，分别以集中竞价方式减持其持有的公司无限售条件流通股不超过

3,011,800 股。2020 年 5 月 15 日，公司披露了《景旺电子股东集中竞价减持股份

结果公告》（公告编号：2020-039），2020 年 4 月 27 日至 2020 年 5 月 13 日期间，

景鸿永泰、智创投资分别通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 3,011,768 股、

3,011,778 股，减持计划实施完毕后，景鸿永泰持股数量由 212,819,712 股减少为

209,807,944 股，智创投资持股数量由 212,819,712 股减少为 209,807,934 股，信

息披露义务人合计持股比例由 69.96%变更为 68.97%。

4、2020 年 5 月 27 日，公司 2019 年年度权益分派实施完毕，向全体股东每

10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10

股转增 4 股，公司总股本由 608,371,233 股增加为 851,719,726 股，景鸿永泰、智

创投资持股数量分别变更为 293,731,122 股、293,731,108 股，信息披露义务人合

计持股比例不变。

5、2020 年 6 月 23 日，公司回购注销 2018 年、2019 年股权激励计划已获授

但尚未解除限售的 30.3832 万股限制性股票，公司总股本由 851,719,726 股减少

为 851,415,894 股，信息披露义务人持股数量不变，合计持股比例由 68.97%变更

为 69.00%。

6、2020 年 8 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺

电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1176 号）

文批准，公司公开发行了 1,780 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总

额人民币 178,000 万元，期限 6 年。转股期间为 2021 年 3 月 1 日至 2026 年 8 月

23 日止。

7、2020 年 12 月 22 日，公司完成 2019 年限制性股票激励计划预留授予限

制性股票的登记工作，向 62 名激励对象授予 206.78 万股限制性股票，公司总股

本由 851,415,894 股增加为 853,483,694 股，信息披露义务人持股数量不变，合计

持股比例由 69.00%变更为 68.83%。

8、2021 年 3 月 1 日至 2021 年 4 月 28 日，公司回购注销 2019 年股权激励

计划已获授但尚未解除限售的 25.5360 万股限制性股票；景 20 转债累计转股数

量为 1,710 股。公司总股本由 853,483,694 股变更为 853,230,044 股，信息披露义

务人持股数量不变，合计持股比例由 68.83%变更为 68.85%。

9、2021 年 5 月 26 日，公司披露了《景旺电子关于实际控制人增持公司股

份的公告》（公告编号：2021-053），公司实际控制人刘绍柏先生、黄小芬女士于

2021 年 5 月 21 日、5 月 24 日、5 月 25 日通过上交所集中竞价交易系统分别增

持了公司股份 638,405 股、557,140 股。增持后，信息披露义务人合计持有公司

股份 588,657,775 股，合计持股比例由 68.85%变更为 68.99%。

10、2023 年 4 月 4 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺

电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]127 号）文

批准，公司公开发行了 1,154 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额

人民币 115,400 万元，期限 6 年。转股期间为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月

3 日。

11、2021 年 6 月 1 日至 2024 年 7 月 8 日，公司累计回购注销 2018、2019 年

限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的 11,360,716 股限制性股票；景 20

转债、景 23 转债累计转股数量为 20,666,508 股，公司总股本由 853,230,044 股变

更为 862,535,836 股，信息披露义务人持股数量不变，持股比例由 68.99%变更为

68.25%。

12、2024 年 7 月 9 日至 2024 年 7 月 16 日，公司完成 2024 年股票期权与限

制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作，向 414 名激励对象授予

1,202.41 万股限制性股票；景 20 转债、景 23 转债累计转股数量为 23,621,953 股，

公司总股本由 862,535,836 股增加为 898,181,889 股，信息披露义务人持股数量不

变，合计持股比例由 68.25%变更为 65.54%。

五、所涉及后续事项

1、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发

生变化，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。

2、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证

券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等法律、法规及

规范性文件，本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，具体

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益

变动报告书》。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2024 年 7 月 19 日