证券代码：688561        证券简称：奇安信        公告编号：2024-024

奇安信科技集团股份有限公司

关于持股 5%以上股东拟以协议转让方式减持公司

股份的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律

责任。

奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 25 日收

到公司持股 5%以上股东天津奇安壹号科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇

安壹号”）拟以协议转让方式减持公司股份的书面通知，主要内容如下：

奇安壹号现持有公司股份 40,653,900 股，占本公告披露日公司总股本的

5.93%。奇安壹号计划于 2024 年 7 月 31 日至 10 月 30 日期间，通过协议转让的

方式将其持有的不超过 34,258,619 股（不超过公司股份总数的 5.01%)公司股份

转让给特定战略对象。

奇安壹号、协议转让受让方与公司实际控制人齐向东先生三方均无任何关联

关系。本次减持不涉及实际控制人减持，亦不会导致公司控制权发生变更。

本次提示性公告的披露符合奇安壹号相关承诺事项，即：

“在本合伙企业作为持有公司 5%以上股份的股东期间，本合伙企业减持股

份前，应提前三个交易日予以公告（如法律、法规、规范性文件及上海证券交易

所相关规则等规定另有要求的，从其规定），并按照法律、法规、规范性文件及

上海证券交易所相关规则等规定的要求及时、准确地履行信息披露义务。”

风险提示：

本次公司股东奇安壹号拟通过协议转让方式将其持有的不超过 5.01%公司

股份转让给特定战略对象事宜，尚未签署相关协议，能否顺利完成存在不确定性，

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

奇安壹号承诺将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、

法规、规范性文件及上海证券交易所相关规则等规定的要求，并及时履行信息披

露义务。

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 26 日