证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2024-042

中科星图股份有限公司

关于控股股东、持股 5%以上股东及公司部分董事、高管

承诺不减持公司股票的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东中科

九度（北京）空间信息技术有限责任公司（以下简称“中科九度”）、持股5%以上

股东曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”）以及公司副董事长、

总经理邵宗有先生出具的《关于不减持中科星图股份有限公司股份的承诺函》，

现在将相关情况公告如下：

1、中科九度作为公司控股股东，截至本公告日，持有公司股份153,526,757

股，占公司总股本的28.26%。中科九度承诺自2024年8月26日起12个月内不减持

持有的公司股票（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票）。

2、中科曙光作为公司持股5%以上股东，截至本公告日，持有公司股份

85,306,583股，占公司总股本的15.70%。中科曙光承诺自2024年8月26日起12个月

内不减持持有的公司股票（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产

生的股票）。

3、邵宗有先生作为公司副董事长、总经理，通过宁波星图群英创业投资合

伙企业（有限合伙）和共青城九度领英投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有

公司股票。截至本公告日，邵宗有先生合计间接持有公司股份37,432,648股，占

公司总股本的6.89%。邵宗有先生承诺自2024年8月26日起12个月内不减持其间接

持有的公司股票（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票）。

公司董事会将及时督促承诺12个月内不减持公司股票的股东及公司部分董

事、高管严格遵守承诺，同时在上述承诺期满后，督促其继续遵守证券监督机构、

证券交易所等有关部门颁布的相关减持规定，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日