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
证券代码：002564                证券简称：*ST 天沃                公告编号：2024-060

苏州天沃科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证

监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1．可能被终止上市的风险

公司于 2023 年 6 月 29 日披露了 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为负值。根据《深

圳证券交易所股票上市规则》（下称“《股票上市规则》”）第 9.3.1 条规定，公司股票交易被实施退市风险警示。详情请见

公司于同日披露的《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示暨继续停牌一个交易日公告》（公告编号：2023-

060）。

公司于 2023 年 11 月 9 日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-103）。根据更正后

的 2022 年财务报表，公司 2022 年末净资产仍为负值，公司股票交易继续被实施退市风险警示。

根据《股票上市规则》第 9.3.12 条的规定，上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款情形，其股票交易被实施退市风险

警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：

（1）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元；

或者

（2）经审计的期末净资产为负值；或者

（3）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；或者

（4）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿

元；或者追溯重述后期末净资产为负值；或者

（5）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告；或者

（6）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的

除外；或者

（7）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；或者

（8）虽符合第 9.3.8 条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；或者

（9）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意；或者

（10）本所认定的其他情形；

公司已于 2024 年 4 月 26 日收盘后披露《2023 年年度报告》和会计师出具的无保留意见标准审计报告，并向深圳证券

交易所申请撤销退市风险警示及其他风险警示，详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于申请撤销退市风险警示及其他

风险警示的公告》。本次申请能否获得深圳证券交易所核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

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
公司已于 2024 年 5 月 14 日收到深交所上市公司管理一部出具的《关于对苏州天沃科技股份有限公司 2023 年年报的问

询函》（公司部问询函〔2024〕第 131 号），并分别于 2024 年 5 月 29 日、6 月 5 日和 6 月 13 日披露关于延期回复深交所

问询函的公告（公告编号：2024-044、2024-045、2024-046）。目前，公司正在积极协调各相关方推进《问询函》的回复工

作，争取尽快完成《问询函》回复并按规定履行信息披露义务。

2．中小股东诉讼风险

截至本报告披露日，公司存在部分尚未结案的诉讼或仲裁事项。其中,就中小股东诉讼索赔事项，公司已收到法院发出

的中小股东诉讼索赔通知 108 起，涉案金额共计 1,380.99 万元，未收到代表人诉讼索赔通知，且截至本公告披露日尚未收

到正式判决结果。此外，公司亦已收到由部分中小股东委托的律师直接向公司发出的律师函，涉及中小股东 63 人，涉及索

赔金额共计 1,275.49 万元。就前述中小股东诉讼案件，公司已根据《股票上市规则（2024 年修订）》7.4.2 条相关要求，在

分别于 2023 年 11 月 30 日、2024 年 4 月 27 日和 2024 年 6 月 18 日披露的《累计诉讼、仲裁情况的公告》或《重大诉讼、

仲裁情况的公告》（公告编号：2023-117、2024-039、2024-047）中披露相关情况。因小股东诉讼索赔事项目前暂无法合理

估计诉讼赔偿金额，公司对其暂不计提预计负债。

若公司就前述案件进展情况获得的进一步信息能够满足《企业会计准则》的相关规定，将按照规定进行相应的会计处

理。公司将密切关注上述诉讼事项的进展情况，并根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

3．在建工程风险

截至目前，在建工程玉门光热项目未全部完工，部分模块相关技术参数尚未达到商业运行标准，仍在性能调试阶段，

项目尚未正式投产。

鉴于该项目所采用的熔盐塔式二次反射光热发电技术属国内首创，存在技术集成、环境适应、部分模块技改有效性、

发电效率等技术难点与不确定性，如该项目在后续技术应用、项目执行等方面与可研设计目标偏离，将可能影响项目建设

进度和项目效益。

2021 年，玉门项目公司已向政府部门上报电价补贴的申请，最终电价需经政府对示范项目验收通过后才能确定。最终

核定电价如低于 1.15 元/千瓦时，可能对该项目效益和公司业绩产生不利影响。

如上述因素导致项目经济性发生重大变化，公司将根据相关法律法规要求及时披露并根据会计准则要求进行相应会计

处理。

非标准审计意见提示

□适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称 *ST 天沃 股票代码 002564

股票上市交易所 深圳证券交易所

变更前的股票简称（如有） 张化机

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
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 荣光磊 李晟

办公地址 上海市普陀区中山北路 1715 号 E 座 3 楼 上海市普陀区中山北路 1715 号 E 座 3 楼

电话 021-60290016 021-60290016

电子信箱 zhengquanbu@thvow.com zhengquanbu@thvow.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

 本报告期 上年同期
本报告期比上年同期

增减

营业收入（元） 1,198,127,617.13 1,947,395,516.85 -38.48%

归属于上市公司股东的净利润（元） 15,508,374.66 -648,054,410.90 102.39%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

利润（元）
-29,265,799.51 -668,975,619.03 95.63%

经营活动产生的现金流量净额（元） -112,934,549.38 -66,896,958.82 -68.82%

基本每股收益（元/股） 0.02 -0.75 102.67%

稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.75 102.67%

加权平均净资产收益率 12.67% 26.93% -14.26%

 本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度

末增减

总资产（元） 6,592,995,396.90 6,957,284,899.86 -5.24%

归属于上市公司股东的净资产（元） 130,193,003.37 114,276,694.93 13.93%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数 37,015
报告期末表决权恢复的优先股股

东总数（如有）
0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条

件的股份数量

质押、标记或冻结情况

股份状态 数量

上海电气控股集团有

限公司
国有法人 15.42% 132,458,814 0 不适用 0

陈玉忠 境内自然人 15.29% 131,290,074 0 质押
130,000,00

0

毛瓯越 境内自然人 0.72% 6,196,400 0 不适用 0

烟台宏桥私募（投

资）基金管理有限公

司－宏桥古戈尔一号

私募证券投资基金

境内非国有法人 0.72% 6,144,800 0 不适用 0

郭广萍 境内自然人 0.70% 5,998,500 0 不适用 0

魏娟意 境内自然人 0.69% 5,892,850 0 不适用 0

北京首拓融通投资有

限公司
境内非国有法人 0.68% 5,880,000 0 不适用 0

舒俊 境内自然人 0.68% 5,877,800 0 不适用 0

张晓夏 境内自然人 0.60% 5,118,700 0 不适用 0

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
王志达 境内自然人 0.59% 5,031,600 0 不适用 0

上述股东关联关系或一致行动的说明

陈玉忠先生将其持有的公司股份计 131,290,074 股（占公司总股本的

15.29%）对应的表决权委托上海电气行使。其余股东未知是否存在关联关

系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明（如有）

公司股东烟台宏桥私募（投资）基金管理有限公司－宏桥古戈尔一号私募

证券投资基金除通过普通账户持有 52,600 股外，还通过国投证券股份有限

公司客户信用交易担保证券账户持有 6,092,200 股，实际合计持有

6,144,800 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 不适用

三、重要事项

一、报告期内公司从事的主要业务

2024 年上半年， 天沃科技认真贯彻落实上海电气集团“聚焦国家战略，稳中求进，重点突破，实现集团高质量发展”的

指导思想，围绕高端化、智能化、绿色化的战略方向，进一步聚焦电力设计及系统解决方案、高端装备制造和国防建设等

主要业务领域，紧盯全年目标任务，逐项落实重点工作。公司经营业绩逐步企稳，各项工作稳中有进。

（一）重点经营指标明显改善

2023 年末，公司通过重大资产重组，剥离近年来对公司业绩持续带来不利影响的下属子公司中机电力。报告期内，公

司一方面加大应收款的催收力度，收回部分已计提的损失率较大的逾期应收款项；另一方面努力向金融机构争取降低融资

利率，财务费用同比有所降低。 截至 2024 年 6 月底，公司归母净利润较去年同期相比实现扭亏为盈，现金流净值与去年

同期相比亦有所好转，重点经营指标明显改善。但是，由于公司有息负债整体规模仍然较大，利息支出仍然较高，公司现

金流量本期仍处于净流出状态。

（二）企业经营稳步发展

1．重点产品顺利交付

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
报告期内，公司下属子公司张化机成功交付了多项重点产品，进一步增强了公司在化工装备制造领域的品牌影响力；

公司下属子公司红旗船厂、江南锻造亦顺利完成产品交付。

2．科研引领、拓展资质

报告期内，红旗船厂钢制船舶资质升级为二级Ⅰ类，完成铝制二级船舶资质扩项认证，取得建筑业企业（钢结构工程

专业承包二级）资质证书；张化机取得授权专利 26 件，其中实用新型 5 件，发明专利 21 件；公司下属新能源设计研究院

完成电力行业乙级工程设计资质的维护；江南锻造完成了创新型中小企业认定和工程技术研究中心认定。

（三）公司治理水平持续优化

1．完善公司治理结构，提升上市公司治理水平

报告期内，公司完成补选董监事会人员，治理结构不断完善；公司积极落实《公司法（2023 年修订）》《独立董事管

理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等近期修订和发布的相关法律法规及规范性文件要求，

全面修订《公司章程》等 25 项公司治理相关制度，不断提升上市公司治理水平。

2． 持续完善内控机制和风险管控体系

报告期内，公司持续加强落实预算和资金支付相关管理制度，增强了资金支出管理的计划性与合规性。为防范重点业

务和关键领域风险，公司结合近年业务发展、组织变革及风险管控等因素，持续完善并更新相关管理制度，为业务规范运

作提供支撑。在内审方面，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及有关内部控制规则要求，公司在今年上半年

完成了对外担保、关联交易、对外提供财务资助、购买或出售资产、募集资金、大额资金往来、对外投资、高风险投资等

规定领域的专项审计工作，为公司稳健、持续、健康发展保驾护航。

（四）安环水平稳步提升，牢牢守住安全红线

1．全面落实全员安环责任制

报告期内，公司进一步推进安全生产标准化建设。张化机顺利通过安全生产标准化二级企业评审，有序推进班组标准

化建设，并组织开展了特种作业人员和特种设备作业人员持证上岗自查专项行动以及配套的落实整改工作。

2．重大事故隐患排查治理常抓不懈

报告期内，公司持续开展重大事故隐患排查治理工作，共开展 7 次 EHS 监督检查。2024 年上半年，公司未出现重伤及

以上生产安全事故。

二、公司面临的主要风险和应对措施

1．可能被终止上市的风险

公司于 2023 年 6 月 29 日披露了 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为负值。根据《深

圳证券交易所股票上市规则》（下称“《股票上市规则》”）第 9.3.1 条规定，公司股票交易被实施退市风险警示。详情请见

公司于同日披露的《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示暨继续停牌一个交易日公告》（公告编号：2023-

060）。

公司于 2023 年 11 月 9 日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-103）。根据更正后

的 2022 年财务报表，公司 2022 年末净资产仍为负值，公司股票交易继续被实施退市风险警示。

根据《股票上市规则》第 9.3.12 条的规定，上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款情形，其股票交易被实施退市风险

警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：

（1）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元；

或者

（2）经审计的期末净资产为负值；或者

（3）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；或者

苏州天沃科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要

7

（4）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿

元；或者追溯重述后期末净资产为负值；或者

（5）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告；或者

（6）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的

除外；或者

（7）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；或者

（8）虽符合第 9.3.8 条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；或者

（9）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意；或者

（10）本所认定的其他情形；

公司已于 2024 年 4 月 26 日收盘后披露《2023 年年度报告》和会计师出具的无保留意见标准审计报告，并向深圳证券

交易所申请撤销退市风险警示及其他风险警示，详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于申请撤销退市风险警示及其他

风险警示的公告》。本次申请能否获得深圳证券交易所核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司已于 2024 年 5 月 14 日收到深交所上市公司管理一部出具的《关于对苏州天沃科技股份有限公司 2023 年年报的问

询函》（公司部问询函〔2024〕第 131 号），并分别于 2024 年 5 月 29 日、6 月 5 日和 6 月 13 日披露关于延期回复深交所

问询函的公告（公告编号：2024-044、2024-045、2024-046）。目前，公司正在积极协调各相关方推进《问询函》的回复工

作，争取尽快完成《问询函》回复并按规定履行信息披露义务。

2．中小股东诉讼风险

截至本报告披露日，公司存在部分尚未结案的诉讼或仲裁事项。其中,就中小股东诉讼索赔事项，公司已收到法院发出

的中小股东诉讼索赔通知 108 起，涉案金额共计 1,380.99 万元，未收到代表人诉讼索赔通知，且截至本公告披露日尚未收

到正式判决结果。此外，公司亦已收到由部分中小股东委托的律师直接向公司发出的律师函，涉及中小股东 63 人，涉及索

赔金额共计 1,275.49 万元。就前述中小股东诉讼案件，公司已根据《股票上市规则（2024 年修订）》7.4.2 条相关要求，在

分别于 2023 年 11 月 30 日、2024 年 4 月 27 日和 2024 年 6 月 18 日披露的《累计诉讼、仲裁情况的公告》或《重大诉讼、

仲裁情况的公告》（公告编号：2023-117、2024-039、2024-047）中披露相关情况。因小股东诉讼索赔事项目前暂无法合理

估计诉讼赔偿金额，公司对其暂不计提预计负债。

若公司就前述案件进展情况获得的进一步信息能够满足《企业会计准则》的相关规定，将按照规定进行相应的会计处

理。公司将密切关注上述诉讼事项的进展情况，并根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

3．在建工程风险

截至目前，在建工程玉门光热项目未全部完工，部分模块相关技术参数尚未达到商业运行标准，仍在性能调试阶段，

项目尚未正式投产。

鉴于该项目所采用的熔盐塔式二次反射光热发电技术属国内首创，存在技术集成、环境适应、部分模块技改有效性、

发电效率等技术难点与不确定性，如该项目在后续技术应用、项目执行等方面与可研设计目标偏离，将可能影响项目建设

进度和项目效益。

2021 年，玉门项目公司已向政府部门上报电价补贴的申请，最终电价需经政府对示范项目验收通过后才能确定。最终

核定电价如低于 1.15 元/千瓦时，可能对该项目效益和公司业绩产生不利影响。

如上述因素导致项目经济性发生重大变化，公司将根据相关法律法规要求及时披露并根据会计准则要求进行相应会计

处理。 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