证券代码：002736          证券简称：国信证券        公告编号：2024-074

国信证券股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项停牌前一个交

易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过发行股份购买万

和证券96.08%股份（以下简称“本次交易”）。

因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投

资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司

申请，公司A股股票（证券简称：国信证券，证券代码：002736.SZ）于2024年

8月22日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于

2024年8月22日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及公司指定信息披露媒

体上发布的《国信证券股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》

（公告编号：2024-066号）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关要

求，现将公司股票停牌前一个交易日（2024年8月21日）前十大股东的名称及持

股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量披露如下：

一、公司 A股股票停牌前一个交易日前十大股东持股情况

截至2024年8月21日，公司前十大股东的持股情况如下表所示：

 %

1 深圳市投资控股有限公司 3,223,114,384 33.53

2 华润深国投信托有限公司 2,136,997,867 22.23

3 云南合和（集团）股份有限公司 1,611,627,813 16.77

4 全国社会保障基金理事会 456,690,209 4.75

5 北京城建投资发展股份有限公司 282,550,000 2.94

6 一汽股权投资（天津）有限公司 113,656,956 1.18

7 香港中央结算有限公司 111,061,792 1.16

8 中国证券金融股份有限公司 75,086,423 0.78

9
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指

证券公司交易型开放式指数证券投资基金
59,447,200 0.62

10 中央汇金资产管理有限责任公司 48,429,503 0.50

二、公司 A股股票停牌前一个交易日前十大流通股股东持股情况

截至2024年8月21日，公司前十大流通股股东的持股情况如下表所示：

 %

1 深圳市投资控股有限公司 2,749,526,814.00 30.09

2 华润深国投信托有限公司 2,136,997,867.00 23.38

3 云南合和(集团)股份有限公司 1,611,627,813.00 17.63

4 全国社会保障基金理事会 456,690,209.00 5.00

5 北京城建投资发展股份有限公司 282,550,000.00 3.09

6 一汽股权投资（天津）有限公司 113,656,956.00 1.24

7 香港中央结算有限公司 111,061,792.00 1.22

8 中国证券金融股份有限公司 75,086,423.00 0.82

9
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指

证券公司交易型开放式指数证券投资基金
59,447,200.00 0.65

10 中央汇金资产管理有限责任公司 48,429,503.00 0.53

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2024 年 9 月 5 日