证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-055

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于公司减持雅达股份股票计划实施完毕的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024

年 08月 19日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司择

机减持雅达股份股票的议案》，为优化公司的资产结构，提高经营效益，

增加资产流动性，董事会同意公司择机通过北京证券交易所以竞价交易

或大宗交易的方式减持公司所持有的广东雅达电子股份有限公司（以下

简称“雅达股份”）股份总数不超过200万股（约占雅达股份总股本比

例1.24%），实施期限为董事会审议通过之日起12个月内，并授权公司

管理层人员负责办理减持相关具体事宜。

上述相关内容详见公司于 2024 年 08 月 20 日刊登在中国证监会

指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的

《关于公司择机减持雅达股份股票的公告》。

二、交易进展情况

公司于 2024 年 10 月 09 日至 2024 年 10 月 21 日期间通过北京证

券交易所以集中竞价、大宗交易的方式减持雅达股份股票合计

2,000,000 股，约占雅达股份总股本的 1.24%。其中，以集中竞价方式

减持雅达股份股票合计1,599,691股，约占雅达股份总股本的0.99%；

以大宗交易方式减持雅达股份股票合计 400,309 股，约占雅达股份总

股本的 0.25%。本次减持后，公司不再持有雅达股份股票，公司减持

雅达股份股票的计划已实施完毕。

本次减持股份情况：

股东名称
减持

方式
减持期间

减持价格

（元/股）

减持股数

(股）

减持股数占

雅达股份总

股本比例(%)

广州中海

达卫星导

航技术股

份有限公

司

集中竞

价交易

2024 年 10 月 09 日

- 10 月 18 日

5.50-

6.08
1,599,691 0.99%

大宗

交易
2024 年 10 月 21 日 6.74 400,309 0.25%

合      计 2,000,000 1.24%

本次减持前后持股情况：

股东姓名 股份性质

本次减持前持有雅达股份

股票

本次减持后持有雅达股份

股票

股数（股）
占总股本比

例
股数（股）

占总股本比

例

广州中海达卫

星导航技术股

份有限公司

合计持有

股份
2,000,000 1.24% 0 0

其中：无限

售条件股

份

2,000,000 1.24% 0 0

有限售条

件股份
0 0 0 0

注 2：上述表格数据计算四舍五入，保留至小数点后四位数。

三、本次交易对公司的影响

本次减持计划的实施预计将对公司经营业绩和现金流有一定积

极的影响，具体以审计机构年度审计为准。本次交易符合公司及全体

股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日