证券代码：300872         证券简称：天阳科技        公告编号：2024-110

债券代码：123184         债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司

关于控股股东、实际控制人之一致行动人拟协议转让公司部

分股份暨权益变动的提示性公告

控股股东、实际控制人欧阳建平之一致行动人连云港皓宏智业创业投资合伙

企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“天阳科技”、“公司”或“标

的公司”）控股股东、实际控制人欧阳建平之一致行动人连云港皓宏智业创业投

资合伙企业（有限合伙）（以下简称“皓宏智业”或“转让方”）与云南国际信

托有限公司（代表“云南信托-云昇 2024-652号集合资金信托计划”）（以下简

称“云南国际信托”或“受让方”）于 2024年 11 月 21日签署了《股份转让协

议》。皓宏智业拟通过协议转让方式，将其持有的公司 23,200,000股无限售条件

流通股转让给云南国际信托。本次转让完成后，皓宏智业持有公司股份16,550,117

股，占公司截至 2024年 11月 20日总股本的 3.58%，占扣除回购专户股份后公司

总股本的 3.62%，云南国际信托持有公司股份 23,200,000 股，占公司截至 2024

年 11月 20日总股本的 5.02%，占扣除回购专户股份后公司总股本的 5.07%。

2、本次协议转让受让方云南国际信托承诺在转让完成后的六个月内不减持

本次交易获得的公司股份。

3、本次权益变动系因皓宏智业拟通过协议转让方式，将其持有的部分公司

无限售条件流通股转让给云南国际信托；公司向不特定对象发行可转换公司债券

（以下简称“可转债”）转股以及公司完成了 2023 年限制性股票激励计划（以

下简称“股权激励计划”）首次授予部分 336.51 万股限制性股票的归属登记工

作导致股东持有的股份比例被动稀释。

4、本次权益变动后，控股股东、实际控制人欧阳建平先生的持股数量保持

不变，欧阳建平先生与皓宏智业合计持有公司股份 104,655,971 股，占公司截至

2024年 11月 20日总股本的 22.65%，占扣除回购专户股份后公司总股本的 22.87％，

本次权益变动事项不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经

营产生重大影响。

5、本次权益变动不触及要约收购，不构成关联交易。

6、本次协议转让股份需深圳证券交易所合规性审核后方能在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，且股份过户相关手续

需要一定时间才能全部完成。本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在不确定

性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于近日收到皓宏智业的通知，获悉皓宏智业与云南国际信托于 2024 年

11月 21日签署了《股份转让协议》以及皓宏智业、云南国际信托出具的《简式

权益变动报告书》，现将有关情况公告如下：

一、本次权益变动的基本情况

（一）本次权益变动的基本情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于同意天阳宏业科技股份有限公司向不

特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕47号文）同意

注册，公司于 2023年 3月 23日向不特定对象发行了 975.00万张可转换公司债

券，每张面值 100元，发行总额 97,500.00万元，债券简称“天阳转债”，债券

代码“123184”，于 2023年 4月 18日在深圳证券交易所挂牌上市，并于 2023

年10月 9日进入转股期。自2024年3月13日至2024年11月20日，共有6,396,904

张“天阳转债’转股，转股数量合计 54,208,181股。

公司于 2024年 4月 18日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一

个归属期归属条件成就的议案》。公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部

分第一个归属期归属的 3,365,100股股份于 2024年 7月 26日上市流通。

综合上述事项，公司总股本由 404,429,094股增加至 462,002,375 股。皓宏智

业持股数量为 39,750,117 股，持股比例由 9.83%（占当时剔除回购专户股份总股

本的 9.94%）被动稀释至 8.60%（占剔除回购专户股份总股本的 8.69%）；欧阳建

平持股数量为 88,105,854 股，持股比例由 21.79%（占当时剔除回购专户股份总股

本的 22.02%）被动稀释至 19.07%（占剔除回购专户股份总股本的 19.25%）。

2、皓宏智业与云南国际信托于 2024年 11月 21日签署了《股份转让协议》，

皓宏智业拟向云南国际信托转让其持有的 23,200,000股公司股份，占公司目前总

股本的 5.02%，占扣除回购专户股份后公司总股本的 5.07%，转让价格为 12.60

元/股，股份转让总价款共计人民币 292,320,000元。

（二）本次协议转让股份实施前后，交易双方持股情况

（三）本次权益变动前后股东及其一致行动人持股情况

股东

名称
股份性质

本次权益变动前 本次权益变动后

持股数量

（股）

持股比

例（%）

占当时扣

除回购专

户股份后

总股本比

例（%）

持股数量

（股）

持股比

例（%）

占扣除回

购专户股

份后总股

本比例（%）

皓宏

智业

合计持有股

份
39,750,117 9.83 9.94 16,550,117 3.58 3.62

其中：无限

售条件股份
39,750,117 9.83 9.94 16,550,117 3.58 3.62

有限售条件

股份
- - - - - -

欧阳 合计持有股 88,105,854 21.79 22.02 88,105,854 19.07 19.25

股东名称

本次股份转让前

变动数量

(股）

本次股份转让后

股数（股）

占总股

本比例

（%）

占扣除回购

专户股份后

总股本比例

（%）

股数（股）

占总股

本比例

（%）

占扣除回购

专户股份后

总股本比例

（%）

转让方

皓宏智

业
39,750,117 8.60 8.69

-23,200,00

0
16,550,117 3.58 3.62

受让方

云南国

际信托
0 0 0

+23,200,0

00
23,200,000 5.02 5.07

建平 份

其中：无限

售条件股份
22,026,464 5.45 5.51 22,026,464 4.77 4.81

有限售条件

股份
66,079,390 16.34 16.52 66,079,390 14.30 14.44

合计 127,855,971 31.61 31.96 104,655,971 22.65 22.87

云南

国际

信托

合计持有股

份
0 0 0 23,200,000 5.02 5.07

其中：无限

售条件股份
0 0 0 23,200,000 5.02 5.07

有限售条件

股份
- - - - - -

注 1：根据相关规定，计算相关股份比例时，总股本应当剔除公司回购专用账户中的股份数量（以公

司最新披露的数据为准），因此上表中本次权益变动前持股比例按公司截至 2024 年 3 月 12 日股本总额

404,429,094 股，扣除公司当时最新披露的回购专用账户中的回购股份 4,346,480 股后的公司总股本

400,082,614 股计算；本次权益变动后持股比例按公司截至 2024年 11月 20 日股本总额为 462,002,375 股，

扣除公司最新披露的回购专用账户中的回购股份 4,346,480股后的公司总股本 457,655,895股计算；

注 2：权益变动的时间为因签署《股份转让协议》导致交易双方在公司拥有的股份权益变动的时间，

即交易双方在证券登记公司办理股份过户登记手续完成之日；

注 3：本次权益变动系由于公司可转债转股、完成股权激励计划部分限制性股票归属登记工作导致公

司总股本由 404,429,094股增加至 462,002,375 股，股东持股比例被动稀释以及股东进行协议转让；

注 4：上述数值保留至小数点后二位数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五

入原因造成。

二、本次股份协议转让交易方基本情况

（一）转让方

1、名称：连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙）

2、住所/通讯地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区海滨大

道 2 号阳光国际中心 D座 1701-BQ（0012室）

3、执行事务合伙人：北京志鸿中科信息咨询有限公司（委派代表 欧阳建平）

（以下简称“志鸿中科”）

4、注册资本：1,213.093838万元人民币

5、企业类型：有限合伙企业

6、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；社会经济咨询

服务；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

组织文化艺术交流活动；市场营销策划；会议及展览服务；市场调查（不含涉外

调查）；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展

经营活动）

7、经营期限：2014-12-15至 2064-12-14

8、统一社会信用代码：91110108327133091L

9、股东及持股比例：欧阳建平持有其 78.01%股权；开封创利云企企业管理

咨询合伙企业（有限合伙）持有其 10.00%股权；四川康健农业开发有限公司持有

其 6.39%股权；鲁委持有其 4.90%股权；青岛科悦融通企业管理咨询合伙企业（有

限合伙）持有其 0.51%股权；青岛启祥博瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

持有其 0.12%股权；北京志鸿中科信息咨询有限公司持有其 0.08%股权。

（二）受让方

1、名称：云南国际信托有限公司（代表“云南信托-云昇 2024-652 号集合

资金信托计划”）

2、法定代表人：甘煜

3、注册资本：220,000万元人民币

4、统一社会信用代码：91530000709711504J

5、企业类型：其他有限责任公司

6、经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财

产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经

营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国

务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管

及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；

以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管

理委员会批准的其他业务。

7、营业期限：1991-02-11至无固定期限

8、注册地址：云南省昆明市南屏街（云南国托大厦）

9、股权结构：

序号 股东名称 持股比例

1 云南省国有金融资本控股集团有限公司 25%

2 涌金实业（集团）有限公司 24.5%

3 上海纳米创业投资有限公司 23%

4 北京知金科技投资有限公司 17.5%

5 深圳中民电商控股有限公司 7.5%

6 云南合和（集团）股份有限公司 2.5%

转让方与受让方不存在关联关系，且不属于《上市公司收购管理办法》中规

定的一致行动人。

三、本次股份转让协议的主要内容

（一）协议各方

甲方、转让方：连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙）

乙方、受让方：云南国际信托有限公司（代表“云南信托-云昇 2024-652号

集合资金信托计划”）

（二）转让股份的种类、数量、比例、股份性质

甲方同意根据本协议约定的条款和条件，向乙方转让其所持有的标的公司

2,320 万股无限售流通股股票（以下简称“标的股票”），占标的公司总股本的

5.02%（占剔除回购股份后总股本的 5.07%）。乙方同意按照本协议约定的条件和

条款，以支付现金的方式受让标的股票。

（三）转让价款、支付对价及其来源

双方确认，标的股票的转让价格依据本协议签署生效日前一交易日标的公司

股票收盘价的 80.20%确定，即人民币 12.60 元/股，标的股票对应的转让价款合

计人民币 292,320,000.00 元（大写：贰亿玖仟贰佰叁拾贰万元整）。

（四）付款安排

股份转让价款的支付安排如下：标的股票转让在中国证券登记结算有限责任

公司完成变更登记之日起 20 日内，乙方以现金方式向甲方指定账户支付首笔转

让价款人民币 95,000,000.00 元（大写：玖仟伍佰万元整）；剩余转让价款于标

的股票转让在中国证券登记结算有限责任公司完成变更登记之日起 30 日内支付。

（五）协议签订时间

2024 年 11 月 21 日。

（六）生效时间及条件

本协议自甲方乙方双方法定代表人或执行事务合伙或授权代表签字或加盖

人名章并加盖公章或合同专用章后生效。如甲方为自然人，则由自然人签字并捺

指印，乙方法定代表人或授权代表签字或加盖人名章并加盖公章或合同专用章后

生效。

四、本次权益变动的原因及对公司的影响

本次权益变动是由于公司可转债转股、完成股权激励计划部分限制性股票归

属登记工作导致股东持股比例被动稀释以及信息披露义务人出于经营发展需要

及资金需求进行的协议转让。

本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续

经营产生重大影响。

五、其他相关说明

1、本次协议转让符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司流通股协议转让业务办

理暂行规则》及《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》等法律

法规及规范性文件的规定。

2、交易各方已向公司提供了简式权益变动报告书，详见公司同日在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》（皓宏智业）、《简

式权益变动报告书》（云南国际信托）。

3、本次协议转让未触及要约收购，也不会导致公司控股股东及实际控制人

发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，也不存在损害上市公

司及其他股东利益的情形。

4、皓宏智业严格履行了其在公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作

出的承诺，本次减持及权益变动不存在违反其此前所作承诺的情形。

5、本次协议转让完成后，转让方和受让方承诺其股份变动将严格按照中国

证监会《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级

管理人员减持股份》等相关规定执行。

6、受让方云南国际信托承诺在转让完成后的六个月内不减持本次交易获得

的公司股份。

7、本次协议转让尚需通过深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手续，公司将持续关注

相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易双方按照有关法律法规的要求

及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、《股份转让协议》（编号：云信信 2024-1603-XYZR）；

2、《天阳宏业科技股份有限公司简式权益变动报告书（皓宏智业）》；

3、《天阳宏业科技股份有限公司简式权益变动报告书（云南国际信托）》；

4、中国证监会或深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 25 日

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