证券代码：300204         证券简称：舒泰神         公告编号：2024-44-01

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

关于持股 5%以上股东及其一致行动人权益变动的提示性公告

持股 5%以上股东香塘集团有限公司及其一致行动人保证信息披露的内容真

实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；

2、本次权益变动后，香塘集团及其一致行动人累计减持比例达到公司有表

决权股份数量的 5%；

3、本次权益变动后，香塘集团仍是持有公司 5%以上股份的股东。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“舒泰神”）于 2024

年 11 月 26 日收到持股 5%以上股东香塘集团有限公司（以下简称“香塘集团”）

及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》，2022 年 05 月 19 日至 2024 年

11 月 26 日，香塘集团通过深圳证券交易所集中竞价交易系统及大宗交易系统对

外累计减持本公司无限售条件流通股股份 2,353.5418万股，减持比例为 4.9997%，

累计减持比例达到公司有表决权股份数量的 5%，现将有关情况公告如下：

一、股东权益变动的基本情况

香塘集团于 2022 年 05 月 19 日至 2024 年 11 月 26 日通过深圳证券交易所集

中竞价交易系统及大宗交易系统减持本公司无限售条件流通股股份情况具体如

下：

股东名称 减持日期
减持股数

（万股）

占当时有表

决权股份总

股本比例

减持均价

（元/每股）

变动方

式

香塘集团有限公 2022.07.15 120.00 0.2539% 11.02 大宗交

司 2022.07.15 114.00 0.2412% 11.02 易

2023.02.10 409.00 0.8604% 10.98

2022.5.19 20.00 0.0423% 14.88

集中竞

价

2022.5.20 31.00 0.0656% 15.02

2022.5.23 40.00 0.0846% 14.86

2022.6.1 56.60 0.1197% 13.17

2022.6.6 80.00 0.1693% 12.74

2022.6.7 17.36 0.0367% 13.00

2022.6.8 14.00 0.0296% 13.06

2022.6.13 2.00 0.0042% 12.65

2022.6.14 61.70 0.1305% 12.19

2022.12.27 110.33 0.2321% 13.67

2022.12.28 157.11 0.3305% 13.85

2022.12.29 207.91 0.4374% 13.96

2023.6.20 80.8078 0.1700% 10.28

2023.6.21 80.14 0.1686% 9.95

2024.11.21 1.58 0.0033% 8.09

2024.11.25 178.00 0.3726% 8.15

2024.11.26 28.42 0.0595% 8.39

顾振其

2022.11.14 113.00 0.2377% 16.03

大宗交

易

2022.11.21 153.00 0.3219% 14.49

2022.11.22 80.8005 0.1700% 14.11

2022.11.22 68.7835 0.1447% 14.11

顾晓磊 2022.11.02 128.00 0.2693% 12.09
大宗交

易

合计  2,353.5418 4.9997%

详见公司分别于2022年06月15日、2022年11月15日、2022年12月30日、2023

年06月20日、2023年12月22日、2024年08月13日在创业板信息披露指定网站巨潮

资讯网发布的《关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告》、《关于持股

5%以上股东减持股份达到1%的公告》、《关于持股5%以上股东及其一致行动人

减持股份达到1%的公告》、《关于持股5%以上股东减持计划减持数量过半的进

展公告》、《关于持股5%以上股东减持股份达到1%的公告》、《关于完成工商

变更登记的公告》（股份占比被动稀释）、《关于持股5%以上股东减持股份的

预披露公告》等相关公告。

2022年05月19日至2024年11月26日，信息披露义务人通过深圳证券交易所集

中竞价交易系统及大宗交易系统对外累计减持本公司无限售条件流通股股份

2,353.5418万股，减持比例为4.9997%，累计减持比例达到公司总持股数量的5%，

应当披露简式权益变动报告书。

二、股东权益变动前后持股情况

股东名称 股份性质

本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份

股数(万股)

占当时有表

决权股份总

股本比例

(%)

股数(万股)

占有表决权

股份总股本

比例(%)

香塘集团有限

公司

合计持有股份 5,749.2286 12.16% 3,939.2708 8.25%

其中：无限售条件

股份
5,749.2286 12.16% 3,939.2708 8.25%

     有限售条件

股份
0 0% 0 0%

苏州香塘同轩

科技有限公司

合计持有股份 4.5067 0.01% 4.5067 0.01%

其中：无限售条件

股份
4.5067 0.01% 4.5067 0.01%

     有限售条件

股份
0 0.00% 0 0.00%

顾振其

合计持有股份 415.5840  0.88% 0  0.00%

其中：无限售条件

股份
415.5840  0.88% 0 0.00%

     有限售条件

股份
0 0.00% 0 0.00%

顾晓磊

合计持有股份 128.0000 0.27% 0 0.00%

其中：无限售条件

股份
128.0000 0.27% 0 0.00%

     有限售条件

股份
0 0.00% 0 0.00%

合计  6,297.3193  13.32% 3,943.7775 8.26%

注： 因股权激励导致公司回购专户持股数量及公司总股本变动，本次权益变动前有表决的股份总数为

47,266.4755 万股，本次权益变动后有表决的股份总数为 47,777.2555 万股。

三、其他相关说明

1、根据相关法律法规的要求，信息披露义务人编制了《简式权益变动报告

书》，相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《简式权益变动报告书》。

2、本次减持后，香塘集团有限公司及其一致行动人仍是持有舒泰神 5%以上

股份的股东。

3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实

施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

四、备查文件

1、简式权益变动报告书；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

                                              董事会

                                         2024 年 11 月 27 日