证券代码：603160        证券简称：汇顶科技         公告编号：2024-091

深圳市汇顶科技股份有限公司

关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和

前十大流通股股东持股情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付

现金的方式购买云英谷科技股份有限公司的 100%股份，同时公司拟发行股份募

集配套资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免

造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司证券（证券简称：汇顶

科技，证券代码：603160）自 2024 年 11 月 25 日（周一）开市起开始停牌，预

计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司 2024 年 11 月 23 日披露的

《深圳市汇顶科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集

配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2024-086）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相关

要求，现将公司截至本次停牌前 1 个交易日（2024 年 11 月 22 日）前 10 大股

东的名称及持股数量、前 10 大流通股股东的名称及持股数量和所持股份类别公

告如下：

一、公司股票停牌前一个交易日前十大股东持股情况

截至 2024 年 11 月 22 日，公司前十大股东的持股情况如下表所示：

序号 股东姓名/名称 持股数量（股）
占总股本比例

（%）
股东性质

1 张帆 206,296,376 44.72 境内自然人

2
汇发国际（香港）有限

公司
13,126,705 2.85 境外法人

3 朱星火 11,000,000 2.38 境内自然人

4 香港中央结算有限公司 8,302,609 1.80 境外法人

5
全国社保基金五零三组

合
7,000,000 1.52 其他

6

国泰君安证券股份有限

公司约定购回式证券交

易专用证券账户

5,000,000 1.08 其他

7

中国农业银行股份有限

公司－中证 500 交易型

开放式指数证券投资基

金

4,121,792 0.89 其他

8

国泰君安证券股份有限

公司－国联安中证全指

半导体产品与设备交易

型开放式指数证券投资

基金

3,494,634 0.76 其他

9

深圳市汇顶科技股份有

限公司－2023 年第一期

员工持股计划

3,482,296 0.75 其他

10 杜宣 3,209,701 0.70 境内自然人

二、公司股票停牌前一个交易日前十大流通股股东持股情况

截至 2024 年 11 月 22 日，公司前十大流通股股东的持股情况如下表所示：

序号 股东姓名/名称 持股数量（股）

占无限售条件流

通股股份总数的

比例（%）

股东性质

1 张帆 206,296,376 44.72 境内自然人

2
汇发国际（香港）有限

公司
13,126,705 2.85 境外法人

3 朱星火 11,000,000 2.38 境内自然人

4 香港中央结算有限公司 8,302,609 1.80 境外法人

5
全国社保基金五零三组

合
7,000,000 1.52 其他

6

国泰君安证券股份有限

公司约定购回式证券交

易专用证券账户

5,000,000 1.08 其他

7

中国农业银行股份有限

公司－中证 500 交易型

开放式指数证券投资基

金

4,121,792 0.89 其他

8

国泰君安证券股份有限

公司－国联安中证全指

半导体产品与设备交易

型开放式指数证券投资

基金

3,494,634 0.76 其他

9

深圳市汇顶科技股份有

限公司－2023 年第一期

员工持股计划

3,482,296 0.75 其他

10 杜宣 3,209,701 0.70 境内自然人

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 7 日