宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告

证券代码：600793                 证券名称：宜宾纸业               公告编号：临 2024-060

宜宾纸业股份有限公司

股票交易风险提示性公告

重要内容提示：

● 宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年12

月6月、12月9日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，

根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常

波动，公司已于2024年12月10日披露了《宜宾纸业股份有限公司股票交

易异常波动公告》（公告编号2024-059）。自2024年12月6日起，公司股

票已经连续三个交易日涨停,累计涨幅已达33.08%，公司股票短期内涨幅

较大。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

● 公司2024年三季度业绩亏损，公司归属上市公司股东的净利润为

-12,965.03万元，扣非后净利润为-14,556.42万元。三季度末负债总额

19.43亿元，资产负债率81.19%，敬请投资者注意公司业绩波动风险。

一、二级市场交易风险

自2024年12月6日起，公司股票已经连续三个交易日涨停，累计涨幅

已达33.08%，公司股票短期内涨幅较大。公司提醒广大投资者理性投资，

注意投资风险。

二、业绩波动风险

经公司自查，公司日常经营情况未发生重大变化，内部生产经营秩

序正常，市场环境和行业政策未发生重大调整。公司2024年三季度报告

公司归属上市公司股东的净利润为-12,965.03万元，扣非后净利润为

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-14,556.42万元。三季度末负债总额19.43亿元，资产负债率81.19%。

三、其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《证券日报》为公司指

定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指

定信息披露网站，公司发布的信息以《上海证券报》《证券日报》和上

海证券交易所网站的披露为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风

险。

特此公告。

                                        宜宾纸业股份有限公司

董事会

                                          2024 年 12 月 11 日