哈森商贸(中国)股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股 东和前十大流通股股东持股情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈森商贸(中国)股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划通过发行股份的方式购买苏州辰瓴光学有限公司(以下简称"辰瓴光学")100%股权、苏州郎克斯精密五金有限公司(以下简称"苏州郎克斯")45%股权,同时拟发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:哈森股份,证券代码:603958)于 2024年12月12日(星期四)开市起停牌,并于 2024年12月13日(星期五)开市起继续停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于 2024年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2024-094)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相关 要求,现将公司停牌前一个交易日(即 2024 年 12 月 11 日)前十大股东的名 称及持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量披露如下:

一、公司股票停牌前一个交易日前十大股东持股情况

截至 2024年12月11日,公司前十大股东的持股情况如下表所示:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	珍兴国际股份有限公司	136,297,735	62.13
2	香港欣荣投资有限公司	3,326,805	1.52
3	昆山珍实投资咨询有限公司	3,001,069	1.37

4	陈玲玲	1,123,867	0.51
5	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	899,695	0.41
6	上海顽岩私募基金管理有限公司 — 顽岩烽火私募证券投资基金	842,400	0.38
7	高盛公司有限责任公司	656,491	0.30
8	山东东宏私募基金管理有限公司一 东宏蓝筹进取3期私募证券投资基金	587,721	0.27
9	金国萍	526,000	0.24
10	BARCLAYS BANK PLC	524,339	0.24

二、公司股票停牌前一个交易日前十大流通股股东持股情况

截至 2024年12月11日,公司前十大流通股股东的持股情况如下表所示:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	珍兴国际股份有限公司	136,297,735	62.13
2	香港欣荣投资有限公司	3,326,805	1.52
3	昆山珍实投资咨询有限公司	3,001,069	1.37
4	陈玲玲	1,123,867	0.51
5	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	899,695	0.41
6	上海顽岩私募基金管理有限公司 — 顽岩烽火私募证券投资基金	842,400	0.38
7	高盛公司有限责任公司	656,491	0.30
8	山东东宏私募基金管理有限公司一 东宏蓝筹进取3期私募证券投资基金	587,721	0.27
9	金国萍	526,000	0.24
10	BARCLAYS BANK PLC	524,339	0.24

特此公告。

哈森商贸(中国)股份有限公司董事会 2024年12月26日