证券代码：601686                 证券简称：友发集团             公告编号：2024-198

债券代码：113058                转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司

关于“友发转债”可选择回售的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“友发集团”或“公司”）于 2024 年 12 月 31

日发布了《关于“友发转债”可选择回售的公告》（公告编号：2024-196）。由于工作疏忽，

已披露的原公告中出现错误，现就相关内容更正如下：

一、更正前：

重要内容提示：

 回售价格：100.7781 元/张元人民币/张（含当期利息、含税）

 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.7781 元/张（含当期利息）卖出持有的“友

发转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“友发转债”的收盘价格高于本次回售

价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

一、回售条款概述

（二）回售价格：

根据公司《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不

算尾）。

其中：i=1.00%（“友发转债”第三个计息期年度，即 2024 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月

29 日的票面利率）；t=284 天（2024 年 3 月 30 日至 2025 年 1 月 8 日，算头不算尾）。

计算可得：IA=100×1.00%×284/365=0.7781 元/张（含当期利息、含税）。

由上可得“友发转债”本次回售价格为 100.7781 元/张（含当期利息、含税）。

二、本次可转债回售的有关事项

（四）回售价格：100.7781 元人民币/张（含当期利息、含税）。

二、更正后：

重要内容提示：

 回售价格：100.78 元/张元人民币/张（含当期利息、含税）

 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.78 元/张（含当期利息）卖出持有的“友

发转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“友发转债”的收盘价格高于本次回售

价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

一、回售条款概述

（二）回售价格：

根据公司《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不

算尾）。

其中：i=1.00%（“友发转债”第三个计息期年度，即 2024 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月

29 日的票面利率）；t=284 天（2024 年 3 月 30 日至 2025 年 1 月 8 日，算头不算尾）。

计算可得：IA=100×1.00%×284/365=0.7781≈0.78 元/张（含当期利息、含税）。

由上可得“友发转债”本次回售价格为 100.78 元/张（含当期利息、含税）。

二、本次可转债回售的有关事项

（四）回售价格：100.78 元人民币/张（含当期利息、含税）。

除上述更正外，公司《关于“友发转债”可选择回售的公告》其他内容不变。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

 2024 年 12 月 31 日