证券代码：603928        证券简称：兴业股份         公告编号：2025-002

苏州兴业材料科技股份有限公司

股票交易风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2025年 1

月 16日、1月 17日、1月 20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达

20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波

动情形。2025年 1 月 21日公司股价再次涨停。 敬请广大投资者注意二级市场

交易风险，理性决策，审慎投资。

●根据证监会行业分类，公司所属“化学原料和化学制品制造业”，公司

在中证指数有限公司查询的最新（数据统计至 2025年 1月 20日）行业静态市

盈率为 21.84倍，公司当前（数据统计至 2025年 1月 20日）的最新市盈率为

34.23倍，公司市盈率高于化学原料和化学制品制造业市盈率。截止 2025年 1

月 21日收盘，公司 1月份股价累计涨幅为 31.76%，远高于行业指数相关指

标。公司股价短期涨幅较大，可能存在炒作风险，敬请投资者注意二级市场交

易风险。

●公司研发成功的半导体光刻胶用酚醛树脂等产品暂未形成销售收入，敬

请投资者关注公司在指定媒体披露的相关信息。

●经公司自查，截至本公告披露之日，确认不存在应披露而未披露的重大

事项。

●公司董事会确认，公司日常经营活动正常，不存在影响公司股票交易价

格异常波动的重大事项。

一、相关风险提示

(一) 股价短期涨幅较大风险

公司股票于2025年1月16日、1月17日、1月20日连续三个交易日收盘价格涨

幅偏离值累计达20%并发布股票交易异常波动公告后，2025年1月21日公司股价

再次涨停。2025年1月21日公司股票收盘价为10.91元/股，与2024年12月31日公

司股票收盘价相比，股价累计涨幅达31.76%。剔除大盘和板块整体因素后的实

际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎投

资。

（二）经营业绩风险

公司2024年第三季度实现营业收入1,086,307,067.88元，同比减少3.92%；

实现归属于上市公司股东的净利润36,582,972.25元，同比减少43.19%；实现归

属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,050,699.27元，同比减少

38.74%。敬请广大投资者注意公司经营风险。

（三）主营业务未发生变化

公司主要业务是以有机合成树脂为主的功能新材料的研发、生产、销售和

相关技术服务。公司主要产品分为铸造材料（铸造树脂、涂料、冒口、过滤

器、球化剂、孕育剂、蠕化剂等）、特种酚醛树脂（电子级、改性、热固性、

粉体等特种酚醛树脂）和其他化工材料（丙烯酸、浸渍树脂）三大类别。

公司近期关注到有媒体把公司列为光刻胶概念股，公司的半导体光刻胶用

酚醛树脂目前尚处于送样阶段，相关产品暂未形成销售收入，敬请投资者关注

公司在指定媒体披露的相关信息。

二、其他事项

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信

息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资

风险。

特此公告。

      苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2025 年 1月 21日