公告编号：2025-002

证券代码：833468        证券简称：双剑股份      主办券商：恒泰长财证券

湖北双剑鼓风机股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后 变

动

时

间

变

动

方

式

股数（股）
占股本

比例
股数（股）

占股本比

例

杨建明

合计持有股份 42,054,000 39.8239% 31,540,500 29.8679% 2025

年 1

月 21

日

特定

事项

协议

转让

其中：无限售股份 10,513,500 9.9560% 0 0%

     有限售股份 31,540,500 29.8679% 31,540,500 29.8679%

广东省

广业装

备制造

集团有

限公司

合计持有股份 37,188,998 35.2169% 47,702,498 45.172820%
2025

年 1

月 21

日

特定

事项

协议

转让

其中：无限售股份 0 0% 10,513,500 9.955966%

     有限售股份 37,188,998 35.2169% 37,188,998 35.216854%

2025年 1月 21日，杨建明通过特定事项协议转让，减持公司 10,513,500 股。

同日，广东省广业装备制造集团有限公司（以下简称“装备集团”）通过特定事项协

议转让，增持 10,513,500 股。

（二） 投资者基本情况

1、 法人基本信息

公司名称 广东省广业装备制造集团有限公司

法定代表人 徐旋波

实际控制人 广东省人民政府

成立日期 2000年 9月 1日

注册资本（单位：元） 178,940,000

住所/通讯地址 广州市越秀区越华路 185号 12-13楼

经营范围

环境保护专用设备制造、研发、销售和服务；汽

车销售；电子机械产品及信息产品代理与销售；

数控机床、信息技术及产品的研发、销售；项目

投资；电子机械技术服务；销售：建筑材料，金

属材料（不含金银），农副产品，医疗用品及器

材，劳动防护用品，医疗器械；物业租赁。货物

进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项

目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可

后方可经营）。销售化工产品{含危险化学品[3

（1）、3（2）、3（3）、5（1）、6（1）、8（1）、

8（2）的批发（无储存设施）]，剧毒品、成品

油和液化石油气除外，具体按危险化学品许可的

范围经营}；制造：医疗器械，劳动防护用品，

卫生材料及医药用品，医疗卫生用塑料制品。(依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动)

公司类型
有限责任公司

（非自然人投资或控股的法人独资）

股权结构 广东省环保集团有限公司持股 100%

统一社会信用代码 91440000724790511K

是否属于失信联合惩戒对象 否

2、 自然人基本信息

姓名 杨建明

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 -

住所/通讯地址 湖北省广水市应山办事处永阳大道

是否属于失信联合惩戒对象 否

装备集团通过本次特定事项协议转让，增持 10,513,500 股，增持后收购公

司完成。

本次收购完成后，收购人装备集团成为公司第一大股东。根据《非上市公众

公司收购管理办法》相关规定，收购人成为第一大股东或者实际控制人的，收购

人持有的被收购公司股份，在收购完成后 12 个月内不得转让。装备集团本次增

持的股份将安排办理限售。

二、 所涉及后续事项

权益变动前后公司第一大股东发生变化，第一大股东由杨建明变为装备集

团，控股股东、实际控制人未发生变化。

本次特定事项协议转让涉及披露权益变动报告书，信息披露义务人于 2024

年 7月 2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露了《权益变动报告书（杨建明）》（公告编号：2024-029）、《权益变动报

告书（装备集团）》（公告编号：2024-031），2025年 1月 23日披露了《权益

变动报告书（装备集团）》（公告编号：2025-004）。

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日  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