证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2025-008

湖南发展集团股份有限公司

关于筹划重大资产重组的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付

现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。根据《上

市公司重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计构成重大资产重组，

不构成重组上市。

因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，

维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，

经公司申请，公司股票（证券简称：湖南发展，证券代码：000722）自2025年03

月19日（星期三）开市时起开始停牌。

公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2025年04

月02日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公

司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将

于2025年04月02日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项

的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项

的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资

产重组事项。

二、本次交易的基本情况

（一）标的资产基本情况

本次交易标的资产为湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司（以下简称

“铜湾水电”）、湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司（以下简称“清水塘水电”）、

湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司（以下简称“筱溪水电”）、湖南湘投沅陵高

滩发电有限责任公司（以下简称“高滩水电”）的控股权。标的资产基本信息如

下：

1、铜湾水电

名称 湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司

类型 其他有限责任公司

住所 中方县铜湾镇渡江坡村

法定代表人 刘长富

注册资本 33,000万元人民币

统一社会信用代码 91431221755807806Y

股权结构
湖南湘投能源投资有限公司（以下简称“湘投能源”）持股

90%、中方县城乡建设发展集团有限公司持股 10%

经营范围
水利发电、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）

成立日期 2003年 09 月 18日

备注：上述信息来源于国家企业信息公示系统。

2、清水塘水电

名称 湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司

类型 其他有限责任公司

住所 辰溪县仙人湾瑶族乡清水塘村

法定代表人 刘长生

注册资本 28,000万元人民币

统一社会信用代码 914312237680379193

股权结构
湘投能源持股 90%、辰溪县经济建设投资有限公司持股

10%

经营范围 水电开发

成立日期 2004年 11月 25日

备注：上述信息来源于国家企业信息公示系统。

3、筱溪水电

名称 湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司

类型 其他有限责任公司

住所 湖南省邵阳市新邵县经济开发区石背垅社区东谷大厦

法定代表人 王云飞

注册资本 21,760万元人民币

统一社会信用代码 91430522758004400F

股权结构
湘投能源持股 95%、邵阳赛双清建设投资经营集团有限

公司持股 5%

经营范围
水力发电站的建设、生产、经营、销售。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2003年 12月 25日

备注：上述信息来源于国家企业信息公示系统。

4、高滩水电

名称 湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司

类型 有限责任公司（国有控股）

住所 湖南省沅陵县明溪口镇高砌头村桥湾组

法定代表人 袁子谦

注册资本 12,447.7859万元人民币

统一社会信用代码 9143122218912599XD

股权结构
湘投能源持股 85%、沅陵县辰发能源开发有限公司持股

15%

经营范围 水力发电

成立日期 2000年 04月 07日

备注：上述信息来源于国家企业信息公示系统。

（二）交易对方基本情况

本次交易尚处于筹划阶段，初步确定的主要交易对方为湘投能源，标的资产

其余股东的交易意向尚未确定，最终确定的交易对方以公司后续公告的重组预案

或重组报告书披露的信息为准。湘投能源基本情况如下：

名称 湖南湘投能源投资有限公司

类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所
长沙市岳麓区学士路 336号慧谷科技产业园 C-9检测车

间 7-8层

法定代表人 韩智广

注册资本 200,000万元人民币

统一社会信用代码 91430000MA7G3W4L5Y

股权结构 湖南能源集团有限公司持股 100%

经营范围

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水

力发电；燃气经营；生物质燃气生产和供应；输电、供

电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；

特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关

部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金

从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术

推广；发电技术服务；节能管理服务；太阳能发电技术

服务；风力发电技术服务；储能技术服务；生物质能技

术服务；信息系统集成服务；大数据服务；信息技术咨

询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

热力生产和供应；新兴能源技术研发；风电场相关系统

研发；电机制造；光伏设备及元器件制造；机械电气设

备制造；新能源原动设备制造；输配电及控制设备制造；

电池制造；发电机及发电机组制造；电工机械专用设备

制造；机械电气设备销售；光伏发电设备租赁；光伏设

备及元器件销售；风电场相关装备销售；太阳能热利用

产品销售；站用加氢及储氢设施销售；智能输配电及控

制设备销售；通用设备修理；半导体器件专用设备销售；

专用设备修理；计量技术服务。（除依法须经批准的项

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期 2022年 01月 06日

（三）交易方式

本次交易的交易方式初步确定为发行股份及支付现金购买资产，并向不超过

35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。因湘投能源为公司控股股东

湖南能源集团有限公司全资子公司，本次交易将构成关联交易。根据《上市公司

重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计构成重大资产重组，不构成

重组上市。本次交易尚存在不确定性，具体交易方式以公司后续公告的重组预案

或重组报告书披露的信息为准。

（四）本次重组的意向性文件

公司已与主要交易对方湘投能源签署了《收购框架协议》，公司拟以发行股

份及支付现金方式购买湘投能源持有的铜湾水电90%股权、清水塘水电90%股权、

筱溪水电95%股权、高滩水电85%股权，同时发行股份募集配套资金。标的资产最

终交易价格应以符合《证券法》规定的评估机构出具并经有权国资部门备案的评

估结果为基础，由双方协商确定。本框架协议仅为本次交易双方经协商达成的初

步意向，最终交易方案及具体条款以相关各方签署的正式协议为准。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和

审议程序，尽快确定并督促公司聘请的相关中介机构加快工作，按照承诺的期限

向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、风险提示

目前本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议。本次重

组尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否

最终实施尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；

2、关于本次重组的框架协议；

3、湘投能源关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重

组相关股票异常交易监管》第十二条的说明文件。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

                                       2025年 03月 18日