公告编号：2025-003

证券代码：832778        证券简称：多邦科技        主办券商：西南证券

重庆多邦科技股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动

时间

变动

方式 股数（股）
占股本比

例
股数（股）

占股本比

例

王 永

平

合计持

有股份

4,822,200 26.7900% 5,587,200 31.0400% 2025

年 3

月 20

日

其他

（非

交易

过户）

其中：无

限售股

份

1,205,550 6.6975% 1,396,800 7.7600%

     有

限售股

份

3,616,650 20.0925% 4,190,400 23.2800%

杨琳 合计持

有股份

8,033,100 44.6283% 8,138,100 45.2117% 2025

年 3

月 20

日

其他

（非

交易

过户）

其中：无

限售股

份

2,008,275 11.1571% 2,034,525 11.3029%

     有 6,024,825 33.4713% 6,103,575 33.9088%

限售股

份

重 庆

诺 顺

企 业

管 理

咨 询

中 心

（ 有

限 合

伙）

合计持

有股份

1,500,000 8.3333% 0 0% 2025

年 3

月 20

日

其他

（非

交易

过户）

其中：无

限售股

份

1,500,000 8.3333% 0 0%

     有

限售股

份

0 0% 0 0%

注：部分比例指标与相关数值直接计算的结果尾差系四舍五入原因造成。

王永平、杨琳、重庆诺顺企业管理咨询中心（有限合伙）为一致行动人，本

次持股变动情况如下：

重庆诺顺企业管理咨询中心（有限合伙）减持公司股份合计 1,500,000 股，本次

持股变动后，重庆诺顺企业管理咨询中心（有限合伙）持有公司股份 0 股，持

股比例减至 0%；王永平本次增持公司股份 765,000 股，本次持股变动后，王永

平持有公司股份 5,587,200 股，持股比例增至 31.0400%；杨琳本次增持公司股

份合计 105,000 股，本次持股变动后，杨琳持有公司股份 8,138,100 股，持股比

例增至 45.2117%。上述持股变动时间具体以中国结算完成登记时间为准。

二、 所涉及后续事项

本次股份变动不会导致第一大股东、控股股东、实际控制人发生变化，对公

司经营无影响。

无

重庆多邦科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日  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