深圳天德钰科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%暨 减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。

重要内容提示:

大股东持有的基本情况

本次减持计划实施前,深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称"公司") 股东 Corich LP 持有公司股份 28,397,035 股,占公司总股本 6.94%; Richred LP 持有公司股份 6,482,259 股,占公司总股本 1.58%。Corich LP 与 Richred LP 的同为 Richred Limited 控制的公司,构成一致行动人关系,二者合计持有公司 股份 34,879,294 股,占公司总股本的 8.53%。上述股份为公司首次公开发行前 取得股份和资本公积转增股本取得的股份,并已上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

2025 年 1 月 18 日, 公司于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露了 《深圳天德钰科技股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》,因 股东自身资金需求, Corich LP 与 Richred LP 计划自减持计划披露之日起 15 个 交易日之后的三个月内通过集中竞价和大宗交易的方式合计减持公司股份不超 过8,726,770股,占公司总股本的比例不超过2.13%。其中二者合计拟通过集中 竞价交易方式减持股份数量不超过4,090,213股,减持比例不超过公司总股本的 1%, 拟计划通过大宗交易方式减持的股份数量不超过 4,636,557 股, 减持比例不 超过公司总股本的1.13%。

截至本公告披露日,上述减持计划已实施完毕,Corich LP 持有公司股份 22,584,099 股,占公司总股本 5.52%; Richred LP 持有公司股份 3,568,425 股, 占公司总股本 0.87%, 二者合计持有公司股份 26,152,524 股, 占公司总股本的 6.39%。

● 本次权益变动情况

本次权益变动属于公司首次公开发行持股 5%以上股东实施已披露的股份减持计划,不触及要约收购。本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化

公司于近日收到股东 Corich LP 及其一致行动人 Richred LP 发来的《权益变动触及 1%暨股份减持结果的告知函》,其于 2025 年 2 月 28 日至 2025 年 4 月 2 日,通过集中竞价和大宗交易的方式合计减持公司股份比例为 1.08%。本次权益变动后,二者合计持有占公司总股本的比例为 6.39%,已触及 1%的整数倍。

公司股东 Corich LP 与 Richred LP 于 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 4 月 2 日期间通过集中竞价和大宗交易的方式合计减持公司股份 8,726,770 股。合计减持数量占公司目前总股本的比例为 2.13%,本次减持计划已实施完毕。

现将本次减持股份结果及本次权益变动情况公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
Corich LP	5%以上非第一大股东	28, 397, 035	6. 94%	IPO 前取得: 28, 397, 035 股
Richred LP	5%以下股东	6, 482, 259	1.58%	IPO 前取得: 6,482,259 股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持有数量(股)	持有比例	一致行动关系形成原因
	Corich LP	28, 397, 035	6. 94%	CorichLP与RichredLP同
第一组	Richred LP	6, 482, 259	1.58%	为 RichredLimited 控制的 公司
	合计	34, 879, 294	8. 53%	_

二、减持计划的实施结果

(一) 大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量 (股)	减持 比例	减持期间	减持方式	减持价格区间 (元/股)	减持总金额 (元)	减持完成 情况	当前持有数量(股)	当前持 有比例
Corich	5 919 026	1. 42%	2025/2/27~	集中竞价交	23. 10-30. 22	151, 261, 807. 11	已完成	22, 584, 099	5 . 52%
LP	5, 812, 936 1. 42%		2025/4/2	易、大宗交易	23. 10 — 30. 22	151, 201, 807. 11	L元 双	22, 564, 099	5. 52%
Richred	2 012 924 0 7	0.71%	2025/2/27~	集中竞价交	23. 10-30. 19	75, 820, 191. 14	已完成	3, 568, 425	0.87%
LP	2, 913, 834 0. 71%		2025/4/2	易、大宗交易	25.10 50.19	75, 820, 191. 14	山元 双	5, 500, 425	0.07%

- (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 ✓是 □否
- (三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施
- (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到
- (五)是否提前终止减持计划 □是 √否

三、本次权益变动基本情况

(一) 信息披露义务人的基本情况

	名称	Corich LP
信息披露义务人1	注册地址	89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9009,
		Cayman Islands
	名称	Richred LP
信息披露义务人2	注册地址	89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9009,
		Cayman Islands

(二) 本次权益变动明细

股东名称	减持方式	减持时间	减持数量(股)	减持比例
Corich LP	大宗交易	2025年4月2日	1, 349, 429	0.33%
	集中竞价	2025年3月4日至	1, 519, 918	0. 37%
		2025年4月2日	1, 519, 910
Richred LP	大宗交易	2025年2月28日至	797, 128	0. 19%
		2025年4月2日	737, 120	0.13/0
	集中竞价	2025年3月4日至	761, 885	0. 19%
	未干光川	2025年4月2日	701,000	0.13/0
	合计		4, 428, 360	1.08%

(三)本次权益变动前后,信息披露义务人持有上市公司股份情况

股东名称	本次权益变动前	本次权益变动后

	持股数量(股)	占总股本比例	持股数量(股)	占总股本比例
Corich LP	25, 453, 446	6. 22%	22, 584, 099	5. 52%
Richred LP	5, 127, 438	1.25%	3, 568, 425	0.87%
合计	30, 580, 884	7. 48%	26, 152, 524	6. 39%

四、其他情况说明

- (一)本次权益变动系 Corich LP 及其一致行动人 Richred LP 履行此前披露的减持股份计划,不触及要约收购。截至本公告披露日,本次减持计划已实施完毕。
 - (二)本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
 - (三)本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会 2025年4月3日