证券代码：688393         证券简称：安必平        公告编号：2025-010

广州安必平医药科技股份有限公司

关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%暨减持股份

结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律

责任。

重要内容提示：

 大股东持有的基本情况

本次减持计划实施前,股东诸暨高特佳睿安投资合伙企业（有限合伙）（以下

简称“诸暨高特佳”）及其一致行动人重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业（有

限合伙）（以下简称“重庆高特佳”）、杭州高特佳睿海投资合伙企业（有限合伙）

（以下简称“杭州高特佳”）、杭州睿泓投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭

州睿泓”）、董事王海蛟先生合计持有广州安必平医药科技股份有限公司（以下简

称“公司”或“安必平”）10,309,059 股，占公司总股本 11.0178%,上述股份来

源均为公司首次公开发行前股份，且已于2021年8月20日解除限售后上市流通。

 减持计划的实施结果情况

2024 年 12 月 18 日，公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露

了《持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-041）。诸暨高特

佳、重庆高特佳、杭州高特佳、杭州睿泓拟通过集中竞价方式及大宗交易方式减

持所持有的公司股份不超过 2,806,977 股(含本数)，不超过公司目前总股本的

3.00%。

近日，公司收到股东诸暨高特佳、重庆高特佳、杭州高特佳和杭州睿泓出具

的《减持计划期限届满暨减持结果告知函》，本次减持计划期限已届满，股东诸

暨高特佳、重庆高特佳、杭州高特佳、杭州睿泓已通过大宗交易和集中竞价交易

方式累计减持公司股份 2,144,897 股,占公司总股本的 2.2923%。

 本次权益变动情况

本次权益变动属于公司持股 5%以上股东实施已披露的股份减持计划，不触

及要约收购。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 诸暨高特佳睿安投资合伙企业（有限合伙）

股东身份

控股股东、实控人及一致行动人     □是 √否

直接持股 5%以上股东              √是 □否

董事、监事和高级管理人员         □是 √否

其他：无

持股数量 5,628,313 股

持股比例 6.0152%

当前持股股份来源 IPO 前取得：5,628,313 股

股东名称 重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业（有限合伙）

股东身份

控股股东、实控人及一致行动人     □是 √否

直接持股 5%以上股东              □是 √否

董事、监事和高级管理人员         □是 √否

其他：无

持股数量 2,407,600 股

持股比例 2.5731%

当前持股股份来源 IPO 前取得：2,407,600 股

股东名称 杭州高特佳睿海投资合伙企业（有限合伙）

股东身份

控股股东、实控人及一致行动人     □是 √否

直接持股 5%以上股东              □是 √否

董事、监事和高级管理人员         □是 √否

其他：无

持股数量 1,480,679 股

持股比例 1.5825%

当前持股股份来源 IPO 前取得：1,480,679 股

股东名称 杭州睿泓投资合伙企业（有限合伙）

股东身份

控股股东、实控人及一致行动人     □是 √否

直接持股 5%以上股东              □是 √否

董事、监事和高级管理人员         □是 √否

其他：无

持股数量 722,467 股

持股比例 0.7721%

当前持股股份来源 IPO 前取得：722,467 股

上述减持主体存在一致行动人：

 股东名称
持有数量

（股）
持有比例 一致行动关系形成原因

第

一

组

诸暨高特佳睿安投资合伙

企业（有限合伙）

5,628,313 6.0152% 杭州高特佳、杭州睿泓执行事务合伙

人均为深圳市高特佳弘瑞创业投资有

限公司；诸暨高特佳执行事务合伙人

为上海高特佳投资管理有限公司；重

庆高特佳执行事务合伙人为重庆高特

佳私募股权投资基金管理有限公司。

深圳市高特佳弘瑞创业投资有限公

司、上海高特佳投资管理公司、重庆

高特佳私募股权投资基金管理有限公

司控股股东均为深圳市高特佳投资集

团有限公司。同时，杭州高特佳、诸

暨高特佳、重庆高特佳的执行事务合

伙人委派代表均为王海蛟

重庆高特佳睿安股权投资

基金合伙企业（有限合伙）

2,407,600 2.5731%

杭州高特佳睿海投资合伙

企业（有限合伙）

1,480,679 1.5825%

杭州睿泓投资合伙企业（有

限合伙）

722,467 0.7721%

王海蛟

70,000 0.0748%

合计 10,309,059 11.0178% —

二、减持计划的实施结果

（一）大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称 诸暨高特佳睿安投资合伙企业（有限合伙）

减持数量 949,928 股

减持期间 2025 年 1 月 9 日～2025 年 3 月 31 日

减持方式及对应减持数

量

集中竞价减持，514,332 股

大宗交易减持，435,596 股

减持价格区间 17.02～37.45 元/股

减持总金额 27,543,217.68 元

减持完成情况 未完成：593,041 股

减持比例 1.0152%

原计划减持比例 不超过：1.6490%

当前持股数量 4,678,385 股

当前持股比例 5.0000%

股东名称 重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业（有限合伙）

减持数量 660,029 股

减持期间 2025 年 1 月 9 日～2025 年 4 月 8 日

减持方式及对应减持数

量

集中竞价减持，220,014 股

大宗交易减持，440,015 股

减持价格区间 17.03～32.18 元/股

减持总金额 16,512,885.27 元

减持完成情况 已完成

减持比例 0.7054%

原计划减持比例 不超过：0.7054%

当前持股数量 1,747,571 股

5

当前持股比例 1.8677%

股东名称 杭州高特佳睿海投资合伙企业（有限合伙）

减持数量 405,919 股

减持期间 2025 年 1 月 9 日～2025 年 4 月 8 日

减持方式及对应减持数

量

集中竞价减持，135,309 股

大宗交易减持，270,610 股

减持价格区间 17.02～32.18 元/股

减持总金额 9,728,187.05 元

减持完成情况 已完成

减持比例 0.4338%

原计划减持比例 不超过：0.4338%

当前持股数量 1,074,760 股

当前持股比例 1.1486%

股东名称 杭州睿泓投资合伙企业（有限合伙）

减持数量 129,021 股

减持期间 2025 年 1 月 9 日～2025 年 3 月 10 日

减持方式及对应减持数

量

集中竞价减持，66,021 股

大宗交易减持，63,000 股

减持价格区间 17.06～32.18 元/股

减持总金额 3,193,762.80 元

减持完成情况 未完成：69,039 股

减持比例 0.1379%

原计划减持比例 不超过：0.2117%

当前持股数量 593,446 股

当前持股比例 0.6342%

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

（五）是否提前终止减持计划    □是 √否

三、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

1.诸暨高特佳

企业名称 诸暨高特佳睿安投资合伙企业（有限合伙）

企业类型 有限合伙企业

注册地址 浙江省诸暨市暨阳街道人民中路356号十三层

成立日期 2016年 09月7日

经营期限 2016年 09月07日至 2026年 09月 06日

认缴出资额 60400万人民币

执行事务合伙人 上海高特佳投资管理有限公司

统一社会信用代码 91330681MA288LC56U

通讯地址
上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心二期
1803B

经营范围

服务：实业投资、投资管理、投资咨询（除证券、期货
）【依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开
展经营活动】

2.重庆高特佳

企业名称 重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业类型 有限合伙企业

注册地址 重庆市渝北区龙溪街道新溉大道103号中渝香奈公馆

成立日期 2016 年11月21日

经营期限 2016年11月21日至无固定期限

认缴出资额 135917 万人民币

执行事务合伙人 重庆高特佳私募股权投资基金管理有限公司

统一社会信用代码 91500112MA5U8FUH8C

通讯地址
上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心二期
1803B

经营范围

一般项目：股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸
收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）

3.杭州高特佳

企业名称 杭州高特佳睿海投资合伙企业（有限合伙）

企业类型 有限合伙企业

注册地址 浙江省杭州市余杭区景兴路999号2号楼322室

成立日期 2016 年2月29日

经营期限 2016年2月29日至2031年2月28日

认缴出资额 10022万人民币

执行事务合伙人 深圳市高特佳弘瑞创业投资有限公司

统一社会信用代码 91330102MA27X0JWX5

通讯地址
上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心二期
1803B

经营范围

服务：实业投资，投资管理，非证券业务的投资咨询。
（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款
、融资担保、代客理财等金融服务）

4.杭州睿泓

企业名称 杭州睿泓投资合伙企业（有限合伙）

企业类型 有限合伙企业

注册地址 浙江省杭州市上城区白云路22号273室

成立日期 2015 年5月14日

经营期限 2015年5月14日至2025年5月13日

认缴出资额 45891万人民币

执行事务合伙人 深圳市高特佳弘瑞创业投资有限公司

统一社会信用代码 9133010234177512XL

通讯地址
上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心二期
1803B

经营范围
服务：实业投资，投资管理，投资咨询（除证券、期货
）

5.王海蛟

姓名 王海蛟

性别 男

国籍 中国，无境外永久居留权

住所或通讯地址 上海市宝山区

（二）权益变动的基本情况

股东名称 变动期间 股份种类 变动方式
变动股数
（股）

变动比例
（%）

诸暨高特佳
2025年2月28日
-2025年3月31日

人民币普
通股

集中竞价交易 55,787 0.0596

大宗交易 435,596 0.4655

小计 491,383 0.5252

重庆高特佳
2025年3月10日
-2025年4月8日

人民币普
通股

大宗交易 440,015 0.4703

杭州高特佳
2025年3月10日
-2025年4月8日

人民币普
通股

大宗交易 198,210 0.2118

杭州睿泓 2025年3月10日
人民币普
通股

大宗交易 63,000 0.0673

合计 1,192,608 1.2746

注：上述表格中分项之和与合计项之间存在的尾差，为四舍五入所致。

（三）本次变动前后持有的股份数量及比例

股东名称 股份性质

变动前 变动后

持股数（股）
持股比例

（%）
持股数（股）

持股比例

（%）

诸暨高特佳
无限售条件
流通股

5,169,768 5.5252 4,678,385 5.0000

重庆高特佳
无限售条件
流通股

2,187,586 2.3380 1,747,571 1.8677

杭州高特佳
无限售条件
流通股

1,272,970 1.3605 1,074,760 1.1486

杭州睿泓
无限售条件
流通股

656,446 0.7016 593,446 0.6342

王海蛟
无限售条件
流通股

70,000 0.0748 70,000 0.0748

合计 9,356,770 10.0000 8,164,162 8.7254

注：上述表格中分项之和与合计项之间存在的尾差，为四舍五入所致。

四、其他情况说明

（一）本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购。

（二）本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司

治理结构及未来持续经营产生重大影响。

（三）本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

（四）本次权益变动涉及股东履行前期减持计划，截至本公告披露日，上述减持

计划已实施完毕，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在上海证券交易所

（www.sse.com.cn）披露的《持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：

2024-041）。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日 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