证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-024

税友软件集团股份有限公司

关于股东权益变动触及 1%暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，税友软件集团股份有限

公司（以下简称“税友股份”或“公司”）控股股东宁波思驰创业投资合伙企业

（有限合伙）（以下简称“宁波思驰”）持有公司股份 223,095,730 股，占公司总

股本 54.85%。截至 2025年 4月 21日，宁波思驰持有公司股份总数 214,960,498

股，占公司总股本的 52.85%。

 宁波思驰系公司上市前员工持股平台，实际控制人张镇潮及现任董事、

监事、高级管理人员通过宁波思驰持股平台间接持有公司股份的部分未参与本次

股份减持。

 减持计划的实施结果情况：公司于 2025 年 2月 19日披露了《税友软件

集团股份有限公司控股股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-008），宁波

思驰拟自减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，通过集中竞价交

易方式减持不超过 4,067,632股，通过大宗交易方式减持不超过 4,067,632股，减

持比例不超过公司总股本 2%。截至 2025 年 4月 21日，宁波思驰已通过集中竞

价交易方式合计减持公司股份 4,067,600 股，约占公司总股本的 1.00%，通过大

宗交易方式减持公司股份 4,067,632 股，约占公司总股本的 1.00%。截至本公告

披露日，上述减持计划已实施完毕。

 公司控股股东宁波思驰及其一致行动人持股比例触及 76%，适用权益变

动触及 1%的整数倍的情形。本次权益变动为履行此前披露的减持股份计划所致，

不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份
持股数量

（股）
持股比例 当前持股股份来源

宁波思驰创业投资合

伙企业（有限合伙）

5%以上第一大

股东

223,095,730 54.85% IPO 前 取 得 ：

223,095,730股

上述减持主体存在一致行动人：

股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因

第一组

宁波思驰创业投资合

伙企业（有限合伙）
223,095,730 54.85%

张镇潮为宁波思驰创业

投资合伙企业（有限合

伙）实际控制人张镇潮 92,300,000 22.69%

合计 315,395,730 77.54% —

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称
减持数量

（股）

减持比

例
减持期间 减持方式

减持价格

区间

（元/股）

减持总金额

（元）

减持完成

情况

当前持股数

量（股）

当前持股比

例

宁波思驰创业投

资合伙企业（有

限合伙）

8,135,232 2.00% 2025/3/14～

2025/4/21

集中竞价

交易、大

宗交易

40.02－

50.76

352,163,979.64 已完成 214,960,498 52.85%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

三、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本信息

信息披露

义务人

公司名称 宁波思驰创业投资合伙企业（有限合伙）

主要经营场所
浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路 111号

西楼 A1028-1室

成立时间 2015-04-10

执行事务合伙人 宁波丰殷股权投资管理有限公司

出资额 18,090万元

统一社会信用代码 91330201316938134K

企业类型 有限合伙企业

（二）信息披露义务人权益变动情况

股东

名称
变动方式 变动日期 股份种类

减持股数

（股）

减持比

例（%）

宁波

思驰

大宗交易 2025/3/31-2025/4/21 人民币普通股 4,022,632 0.99

集中竞价 2025/3/24-2025/3/26 人民币普通股 1,542,300 0.38

合计 5,564,932 1.37

（三）本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份情

况

https://www.qcc.com/firm/5b13deaefb72527aa97ab857ef15c944.html

股东名称 股份性质

本次权益变动前持有公司

股份

本次权益变动后持有公司

股份

持股数量

（股）

持股比例

（%）
持股数量（股）

持股比例

（%）

宁波思驰
无 限 售 条

件流通股
220,525,430 54.21 214,960,498 52.85

张镇潮
无 限 售 条

件流通股
92,300,000 22.69 92,300,000 22.69

合计 312,825,430 76.91 307,260,498 75.54

注：

1、本公告所有表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。

2、根据 2025年 1月 10日发布的《证券期货法律适用意见第 19号—〈上市

公司收购管理办法〉第十三条、第十四条的适用意见》的相关规定，股东及其一

致行动人拥有权益的股份达到上市公司已发行股份的 5%后，其拥有权益的股份

在触及或者跨越 1%及其整数倍时披露权益变动提示性公告。截至 2025 年 4月

21日，宁波思驰及其一致行动人持有的公司股份减少至 307,260,498股，权益变

动触及 76%，适用变动触及 1%整数倍的情形。

3、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任

何权利限制或限制转让的情况。

4、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管

理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及其股东相关承诺的

情形。

（四）其他说明

1、本次权益变动为集中竞价和大宗交易减持，不触及要约收购、不涉及资

金来源。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2025年 4月 22日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