证券代码：300079                    证券简称：数码视讯                    公告编号：2025-018

北京数码视讯科技股份有限公司

关于授权择机出售参股公司股权的公告

特别提示：

 北京数码视讯股份有限公司拟授权公司经营管理层在公司董事会审议通过

之日起 6 个月内，择机出售不超过 80.088 万股北京市博汇科技股份有限公

司股票（以下简称“博汇科技”），占博汇科技总股本的比例不超过 1%。

 本次拟减持参股公司股权仅为公司初步意向、尚未确定交易对手、尚无明确

交易价格，能否成交以及具体交易时间、交易价格均存在不确定性。

 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律

障碍。

 本次授权需经公司董事会审议批准，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”)于 2025 年 4 月 24 日召开的

第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于授权择机出售参股公司股权的议

案》，同意授权公司经营管理层在公司董事会审议通过之日起 6 个月内，择机出

售北京市博汇科技股份有限公司（股票代码：688004）股票，出售股数占博汇科

技总股本的比例不超过 1%，即不超过 80.088 万股。在授权有效期内，博汇科技

如有回购、送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则减持股份数进行相应的

调整。

二、交易标的基本情况

（一）交易标的

名称：北京市博汇科技股份有限公司

住所：北京市海淀区铃兰路 8 号院 1 号楼 6 层 601

法定代表人：郭忠武

注册资本：8008.8 万元人民币

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

股权比例（2024-12-31）

股东名称
认购股份数

（万股）

持股比例

（%）

孙传明 1,410.00 17.61%

北京数码视讯科技股份有限公司 739.47 9.23%

郭忠武 522.64 6.53%

北京博聚睿智投资咨询中心（有限合伙） 458.25 5.72%

郑金福 365.99 4.57%

陈恒 169 2.11%

CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 103.79 1.30%

王荣芳 95.69 1.19%

林玲儿 89.95 1.12%

韩芳 77.83 0.97%

其他中小股东持股合计 3976.19 49.65%

合计 8008.80 100.00%

主营业务：博汇科技是专注于视听大数据领域的科创企业，拥有完善的研发、

销售和服务体系，通过整合运用视听大数据采集、分析和可视化等核心技术，构

建了以具有自主知识产权的软硬件产品为基本架构的产品体系，实现了软硬件产

品功能的模块化与标准化，在此基础之上，为客户提供定制化的视听信息技术解

决方案。博汇科技主营业务涵盖了视听业务运维平台、媒体内容安全、信息化视

听数据管理三个主要业务领域。

简要财务数据如下：

财务数据 2024 年（经审计）

总资产（万元） 72,600.20

净资产（万元） 61,531.82

主营业务收入（万元） 17,282.72

净利润（万元） -3,847.25

博汇科技目前总股本为 8008.8 万股，公司持有博汇科技 739.47 万股，占博

汇科技总股本的比例为 9.23%，该部分股票资产不存在抵押、质押或者其他第三

人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情况。

（二）减持方案

1、交易时间：自董事会决议通过之日起 6 个月内

2、交易数量及方式：采用集中竞价、大宗交易等方式择机出售所持博汇科

技的股份，出售比例不超过博汇科技总股本的 1%（授权期限内，如果博汇科技

尚有回购、送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则减持股份数进行相应调

整）。

3、交易价格：根据减持时的市场价格确定。

三、本次交易的履行程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第二十次会议，审议通过了

《关于授权择机出售参股公司股权的议案》。根据公司初步测算，预计减持博汇

科技股份扣除持股成本和相关税费后获得的收益将超过公司最近一期经审计净

利润的 10%，因此本次授权事项需提交董事会审议。

四、本次出售的目的及对公司的影响

公司择机出售博汇科技股票资产，有利于优化公司资产结构，盘活公司存量

资产，提高公司资产流动性和使用效率。公司将根据实际发展需要，减持持有的

博汇科技股票资产。由于证券市场股价波动性大，减持收益存在较大的不确定性。

目前尚无法估计出售股票事项对公司业绩产生的具体影响，后续公司将根据股份

减持的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、相关风险提示

本次减持计划将根据市场情况、博汇科技股价情况等情形决定是否实施，本

次减持计划存在减持方式、时间、数量、价格的不确定性，存在是否按期实施完

成的不确定性。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2025年 4月 24日

 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