证券代码：300200        证券简称：高盟新材        公告编号：2025-033

北京高盟新材料股份有限公司

关于股东权益变动暨减持计划实施完毕的提示性公告

特别提示：

1、北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2月 17日

披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号 2025-004），

公司一致行动人股东武汉汇森投资有限公司（以下简称“汇森投资”）、唐小林、

胡余友预计于公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内，拟采用集中竞价的

方式减持公司股份数量不超过 4,309,732 股，占公司总股本的 1%，且任意连续

90 个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的

1%；拟采用大宗交易的方式减持公司股份数量不超过 8,619,464股，占公司总股

本的 2%，且任意连续 90个自然日内通过交易所大宗交易减持股份的总数不超过

公司股份总数的 2%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的相关公告。截至本公告披露日，上述减持计划已累计减持 9,834,608股，占

公司总股本的 2.282%，上述减持计划已实施完毕。

2、一致行动人股东汇森投资、唐小林、胡余友于 2020年 8月 24日至 2025

年 6 月 6 日通过深圳证券交易所集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份

18,396,568股；另外，由于公司实施的 2021 年限制性股票激励计划第一个归属

期新发行的股份 5,482,373股于 2023年 4 月 26日上市流通，导致汇森投资、唐

小林、胡余友持有公司股份比例被动稀释。上述权益变动后，汇森投资、唐小林、

胡余友合计持有公司股份 21,548,560股，占公司总股本的 4.99998%。

3、本次权益变动不触及要约收购。

4、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人变化，不会对公司治

理结构及持续经营产生重大影响。

公司于今日收到公司一致行动人股东汇森投资、唐小林、胡余友出具的《股

作为一致行动人的股东武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友保证向本公

司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

份减持计划实施完毕告知函》、《简式权益变动报告书》，现将有关情况公告如下：

一、股份减持计划实施情况

1、本次减持计划内减持股份情况

股东名称
股份变动

性质

股份变动方

式
股份变动日期

减持均价

（元/股）

减持股份数量

（股）
减持比例

胡余友 减持 集中竞价 2025年 4月 10日 10.33 9,700 0.002%

胡余友 减持 集中竞价 2025年 4月 11日 10.52 1,205,400 0.28%

胡余友 减持 集中竞价 2025年 5月 14日 10.37 165,000 0.04%

胡余友 减持 集中竞价 2025年 5月 20日 10.19 1,859,000 0.43%

胡余友 减持 集中竞价 2025年 5月 21日 10.24 1,026,000 0.24%

汇森投资 减持 大宗交易 2025年 5月 29日 10.59 1,259,700 0.29%

汇森投资 减持 大宗交易 2025年 5月 30日 10.90 1,767,000 0.41%

汇森投资 减持 大宗交易 2025年 6月 3日 10.52 932,700 0.22%

汇森投资 减持 大宗交易 2025年 6月 4日 10.41 549,500 0.13%

胡余友 减持 集中竞价 2025年 6月 5日 10.40 200 0.00%

汇森投资 减持 大宗交易 2025年 6月 5日 10.52 345,000 0.08%

胡余友 减持 大宗交易 2025年 6月 5日 10.70 187,000 0.04%

唐小林 减持 大宗交易 2025年 6月 5日 10.52 527,400 0.12%

胡余友 减持 集中竞价 2025年 6月 6日 10.36 179 0.00%

唐小林 减持 集中竞价 2025年 6月 6日 10.37 501 0.00%

汇森投资 减持 集中竞价 2025年 6月 6日 10.41 328 0.00%

合计 - - 9,834,608 2.282%

2、减持计划前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持计划前持有股份 本次减持计划后持有股份

股数（股）
占当时总股本

比例
股数（股）

占现有总股本

比例

汇森投资、

唐小林、胡

余友

合计持有股份 31,383,168 7.28% 21,548,560 4.99998%

其中：无限售条件股份 31,383,168 7.28% 21,548,560 4.99998%

有限售条件股份 0 0 0 0

二、股东权益变动的基本情况

1、本次权益变动报告书涉及权益变动情况

股东名称
股份变动

性质

股份变动方

式
股份变动日期

减持均价

（元/股）

减持股份数量

（股）
减持比例

唐小林 减持 集中竞价 2020年 8月 24日 10.82 780,360 0.18%

唐小林 减持 集中竞价 2020年 8月 25日 11.29 750,000 0.18%

唐小林 减持 集中竞价 2020年 8月 26日 12.16 539,500 0.13%

唐小林 减持 集中竞价 2020年 9月 9日 13.31 265,000 0.06%

汇森投资 减持 集中竞价 2020年 9月 9日 13.451 275,700 0.06%

唐小林 减持 集中竞价 2020年 9月 14日 13.88 325,100 0.08%

汇森投资 减持 集中竞价 2020年 9月 14日 13.655 849,400 0.20%

汇森投资 减持 集中竞价 2020年 9月 15日 14.572 80,900 0.02%

汇森投资 减持 集中竞价 2020年 9月 16日 14.007 197,000 0.05%

汇森投资 减持 集中竞价 2020年 9月 17日 15.688 199,000 0.05%

汇森投资 减持 大宗交易 2023年 9月 15日 8.83 4,300,000 0.998%

胡余友 减持 集中竞价 2025年 4月 10日 10.33 9,700 0.002%

胡余友 减持 集中竞价 2025年 4月 11日 10.52 1,205,400 0.28%

胡余友 减持 集中竞价 2025年 5月 14日 10.37 165,000 0.04%

胡余友 减持 集中竞价 2025年 5月 20日 10.19 1,859,000 0.43%

胡余友 减持 集中竞价 2025年 5月 21日 10.24 1,026,000 0.24%

汇森投资 减持 大宗交易 2025年 5月 29日 10.59 1,259,700 0.29%

汇森投资 减持 大宗交易 2025年 5月 30日 10.90 1,767,000 0.41%

汇森投资 减持 大宗交易 2025年 6月 3日 10.52 932,700 0.22%

汇森投资 减持 大宗交易 2025年 6月 4日 10.41 549,500 0.13%

胡余友 减持 集中竞价 2025年 6月 5日 10.40 200 0.00%

汇森投资 减持 大宗交易 2025年 6月 5日 10.52 345,000 0.08%

胡余友 减持 大宗交易 2025年 6月 5日 10.70 187,000 0.04%

唐小林 减持 大宗交易 2025年 6月 5日 10.52 527,400 0.12%

胡余友 减持 集中竞价 2025年 6月 6日 10.36 179 0.00%

唐小林 减持 集中竞价 2025年 6月 6日 10.37 501 0.00%

汇森投资 减持 集中竞价 2025年 6月 6日 10.41 328 0.00%

合计 - - 18,396,568 4.29%

注：公司实施的 2021年限制性股票激励计划第一个归属期新发行的股份 5,482,373股

于 2023 年 4 月 26 日上市流通，导致汇森投资、唐小林、胡余友持有公司股份比例被动稀

释。

2、上述历次权益变动前后持股情况

股东名称 股份性质

历次变动前持有股份 历次变动后持有股份

股数（股）
占当时总股本

比例
股数（股）

占现有总股本

比例

汇森投资、

唐小林、胡

余友

合计持有股份 39,945,128 9.37% 21,548,560 4.99998%

其中：无限售条件股份 39,945,128 9.37% 21,548,560 4.99998%

有限售条件股份 0 0 0 0

注：上表中“占现有总股本比例”为占公司现有总股本 430,973,206 股的比例。汇森

投资、唐小林、胡余友目前合计持股 21,548,560 股占公司剔除回购专用证券账户股份后的

总股本（416,433,926 股）的比例为 5.17%。

三、信息披露义务人基本情况

1、武汉汇森投资有限公司

公司名称 武汉汇森投资有限公司

公司类型 有限责任公司

注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区武大园路 2号徽商大厦 A栋 405

通讯地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区武大园路 2号徽商大厦 A栋 405

法定代表人 胡少

注册资本 10,000万元

统一社会信用代码 914201007781607696

成立日期 2005年 8月 3日

经营期限 2005年 8月 3日至无固定期限

经营范围

一般项目：以自有资金从事投资活动，企业管理，物联网技术研发，

信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），光电子器件制造，光

电子器件销售，电子专用材料研发，非居住房地产租赁，物业管理。

（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、唐小林

姓名 唐小林

性别 女

国籍 中国

境外居留权 无

通讯地址 武汉市汉阳区

3、胡余友

姓名 胡余友

性别 男

国籍 中国

境外居留权 无

通讯地址 武汉市汉阳区

四、其他相关说明

1、本次权益变动后，股东汇森投资、唐小林、胡余友本次股份减持计划已

实施完毕。汇森投资、唐小林、胡余友严格遵守预披露的减持计划，本次减持计

划的实施与已披露的意向、承诺、减持计划一致。

2、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会

对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，信息披露义务

人汇森投资、唐小林、胡余友须履行权益变动报告义务，详见公司于同日在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。

五、备查文件

1、汇森投资、唐小林、胡余友出具的《股份减持计划实施完毕告知函》；

2、汇森投资、唐小林、胡余友出具的《简式权益变动报告书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

                                           2025年 6月 6日